证券代码：300032     股票简称：金龙机电     公告编号：2018-082

金龙机电股份有限公司

关于特定股东减持比例达到 1%的公告

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 07 月完成非公开发行股

票，金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）通过旗下“金鹰基金－工商银

行－金鹰穗通定增 150 号资产管理计划”、“金鹰基金－工商银行－金鹰华创定增 1

号资产管理计划”、“金鹰基金－民生银行－金鹰腾云资产定增 1号资产管理计划”、

“金鹰基金－工商银行－金鹰正信资产定增 1号资产管理计划”合计认购公司股份

44,475,138 股，占公司总股本 5.54%，为《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理员减持股份实施细则》中规定的特定股东。金鹰基金持有的

44,475,138 股股份已于 2017 年 07 月 27 日上市流通。自 2017 年 11 月 01 日至 2018

年 05 月 23 日期间，金鹰基金累计减持公司股份已达到 1%。具体情况如下：

一、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 减持比例

金鹰基金－工商银行－金鹰穗

通定增150号资产管理计划
大宗交易

2017 年 11 月

01 日
4,820,000 0.600%

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鹰基金－工商银行－金鹰穗

通定增150号资产管理计划
集中竞价

2018 年 05 月

23 日
7,481,999 0.932%

金鹰基金－工商银行－金鹰华

创定增1号资产管理计划
集中竞价

2017 年 11 月

13 日
 150,000  0.019%

金鹰基金－民生银行－金鹰腾

云资产定增1号资产管理计划
集中竞价

2017 年 11 月

17 日
20,000 0.002%

金鹰基金－民生银行－金鹰腾

云资产定增1号资产管理计划
集中竞价

2017 年 11 月

20 日
 79,700 0.010%

金鹰基金－民生银行－金鹰腾

云资产定增1号资产管理计划
集中竞价

2018 年 05 月

23 日
 99,000  0.012%

金鹰基金－工商银行－金鹰正

信资产定增1号资产管理计划
集中竞价

2017 年 11 月

22 日
 200,000  0.025%

合  计 12,850,699 1.600%

  二、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本比例

(%)

金鹰基金－工商

银行－金鹰穗通

定增150号资产管

理计划

无限售条件

流通股
41,436,464 5.16% 29,134,465 3.63%

金鹰基金－工商

银行－金鹰华创

定增1号资产管理

计划

无限售条件

流通股
837,293 0.10% 687,293 0.09%

金鹰基金－民生

银行－金鹰腾云

资产定增1号资产

管理计划

无限售条件

流通股
552,486 0.07% 353,786 0.04%

金鹰基金－工商

银行－金鹰正信

资产定增1号资产

管理计划

无限售条件

流通股
1,648,895 0.21% 1,448,895 0.18%

合计 44,475,138 5.54% 31,624,439 3.94%

    特此公告。

                                    金龙机电股份有限公司董事会

                                          2018 年 05 月 24 日