关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函

创业板关注函【2018】第 117 号

厦门三五互联科技股份有限公司董事会：

2018 年 4 月 13 日，你公司直通披露《关于控股子公司工商变更

的公告》，将控股子公司“厦门三五电讯有限公司”更名为“厦门三

五新能源汽车有限公司”，经营范围变更为新能源汽车销售运营业务。

我部对此表示关注，请你公司就以下事项做出说明：

1、请核实说明该事项是否属于应披露的重大信息，披露该公告

的原因和目的，是否存在利用新能源汽车相关概念炒作公司股价的行

为；并补充披露你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监

高未来六个月是否存在减持安排。

2、请补充披露该控股子公司原主营业务经营情况、最近一年及

一期主要财务数据，并结合其资金资产状况核实说明是否具备开展新

能源汽车销售业务的基础和实力，是否进行充分的可行性评估，如是，

请予以详细披露。

3、请补充说明你公司从事新能源汽车销售业务的原因，该业务

的具体经营与盈利模式，与目前市场同类业务经营模式相比是否存在

明显差异，并结合公司现有主营业务与新能源汽车是否存在业务相关

性、协同性等情况，核实说明你公司从事该业务的必要性与商业合理

性，是否符合你公司经营战略。

4、请详细说明你公司对于该业务在人员、供应商、销售渠道、

客户资源、经营许可申请等方面是否已进行前期准备，公司目前是否

已具备开展该业务所需的经营资质、能力、资金与其他资源。

5、请补充说明你公司与上游整车制造商的合作安排，是否已有

具体合作对象，如是，补充说明合作对象的基本情况和主要合作条款；

如否，补充说明原因和目前进展，以及业务开展是否存在重大不确定

性。

6、请补充说明你公司对该业务的经营规划、经营目标及其可实

现性，该业务目前的筹备进展、正式开始业务经营活动的时间计划和

近期的主要经营安排，并结合前述情况说明从事该业务对你公司本年

度经营财务业绩的具体影响。

7、请结合新能源汽车领域的市场环境、客户需求、竞争格局和

你公司在该领域的市场地位与竞争力等情况充分提示从事该业务将

面临的风险。

8、请核实说明你公司开展该业务与控股股东是否存在同业竞争，

是否会新增与控股股东的关联交易，以及该业务的经营是否独立。

9、请补充说明你公司对控股子公司名称和经营范围变更履行的

内部审议程序，结合《创业板股票上市规则》和你公司《公司章程》

说明该事项是否需提交董事会审议，以及该事项是否有利于增强公司

盈利能力和维护中小投资者合法权益。请你公司独立董事对此发表独

立意见。

10、请你公司结合筹划该事项的时点，自查控股股东、实际控制

人、5%以上股东、董监高和其他内幕知情人在该事项筹划至披露期

间是否存在买卖你公司股票的情况，如存在相关情况，补充说明相关

主体是否存在利用内幕信息进行交易的情形。

请你公司将对上述问题的书面说明于 4 月 18 日前报送我部并对

外披露。

同时，我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本

所《创业板股票上市规则》的规定，认真和及时地履行信息披露义务。

上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带

的责任。

    特此函告。

                    深圳证券交易所

                    创业板公司管理部

                               2018 年 4 月 16 日