A 股股票代码：000585             股票简称：东北电气            公告编号：2018-019

东北电气发展股份有限公司

 关于公司 A 股股票交易被实行退市风险警示的公告

特别提示：

1、公司 A股股票于 2018 年 3 月 30 日停牌一天，公司 A 股股票自 2018 年 4

月 2 日开市之日起被实行退市风险警示，A股股票简称由“东北电气”变更为“*ST

东电”；

2、退市风险警示后股票日涨跌幅限制为 5%。

鉴于东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”) 2016 年度、2017 年度

连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且 2017 年年末净资产为负值，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司 A股股票交

易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股

2、A 股股票简称：由“东北电气”变更为“*ST 东电”

3、A 股股票代码：仍为“000585”

4、实行退市风险警示起始日：2018 年 4 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司 A股股票于 2018 年 3

月 30 日（2017 年年度报告披露后第一个交易日）停牌一天，自 2018 年 4 月 2

日开市之日起，深圳证券交易所对公司 A股股票交易实行退市风险警示。

5、公司 A股股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

二、实施退市风险警示的主要原因

公司 2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年年末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条

的有关规定，深圳证券交易所有权对公司 A股股票实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长

远、健康发展，公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力，争取撤销退市风

险警示：

1、本公司之母公司北京海鸿源投资管理有限公司已出具财务支持的承诺函，

在承诺函出具之日起一年内，承诺无条件为公司提供财务支持，包括以提供资金、

担保等方式协助公司补充营运资金。

2、加快 H股非公开发行事项，改善资本结构，借此加速向现代服务产业转型

进程，提升营运能力、盈利能力和抗风险能力。

3、根据经营方针，剥离低效资产及业务较少的股权投资和其他非经营性资产，

增加现金流量，改善公司股权结构，目前正在推进出售子公司新东北电气（锦州）

电力电容器有限公司股权交易事项。

4、凭借控股子公司东北电气（成都）电力工程设计有限公司具备的 30MW 光

伏电站建设能力（产能 1.5 亿元）和产品技术水平以及未来光伏发电市场需求状

况，择机启动光伏电站建设项目，培养新的经济增长点。

5、根据市场变化和需求，积极调整产品结构和产业升级，加速向现代服务产

业转型进程，优化整体布局；开发新客户群体，完善和强化销售体系，提高主营

业务的盈利能力。

6、开源节流，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低

经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

四、A 股股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2018 年度经

审计的净利润继续为负值，公司 A股股票将被暂停上市。A股股票被暂停上市后，

若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司 A

股股票将面临终止上市的风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司 A股股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接

受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员

及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话：0519-69818116

传真号码：0519-69818115

电子邮箱：nemm585@sina.com

邮政编码：213022

    通讯地址：江苏省常州市太湖东路 9号 E座 23 层

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会

                               二零一八年三月二十九日