证券代码：300199  证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-006

深圳翰宇药业股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为36,006,546股，占公司总股本比例为3.85%；本次解

除限售股份实际可上市流通股份数量为11,286,874股，占公司总股本比例为1.21%。

2、本次限售股份上市流通日期为2018年2月14日（星期三）。

一、重大资产重组发行股份概述及股份历次变动情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）经中国证券监督管

理委员会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》（证监许可[2015]41号）核准，核准公司向张有平发行24,304,310股

股份、向北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）发行1,543,033股股份、向北京惠旭

财智投资中心（有限合伙）发行1,157,565股股份购买相关资产；同时核准公司向公司

控股股东非公开发行不超过18,003,273股新股募集本次发行股份购买资产的配套资

金，其中向曾少贵发行9,345,499股股份、向曾少强发行6,257,938股股份、向曾少彬发

行2,399,836股股份。

公司本次向上述特定对象发行的45,008,181股股份已在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年2月10日在深圳证券交易所创业板

上市，发行价格为24.44元/股，股份性质为首发后限售股。本次发行后，公司总股本

由400,000,000股增加到445,008,181股。

2015年4月14日，公司实施了2014年度权益分派方案：以公司总股本445,008,181

股为基数，每10股派发现金1元（含税），同时以资本公积每10股转增10股，转增后

公司总股本增至890,016,362股。

2016年10月17日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所正式发行上市。本次非

公开发行股票数量为28,326,178股，股份性质为首发后限售股，限售期为36个月。本

次发行后，公司总股本由890,016,362股增至918,342,540股。

2017年6月12日，公司第一期限制性股票首次授予完成，本期授予限制性股票的

上市日期为2017年6月13日，有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票

解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。本期授予限制性股票登记股份

1,635万股，授予完成后，公司总股本由918,342,540股增至934,692,540股。

截至本次限售股解除限售申请之日，公司总股本为934,692,540股，公司首发后限

售股数量为382,773,797股，占公司总股本的40.95%。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东对所持股份的限制流通做出如下承诺：曾少贵、曾

少强和曾少彬因本次发行股份取得的翰宇药业股份，自在深圳证券交易所创业板挂牌

交易之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原

因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

本次申请解除限售股东关于股份限售的承诺情况详见公司于 2015 年 2 月 9 日在

巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2015-017）。

经核查截至本公告披露日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对

上述股东不存在任何违规担保。

三、本次限售股份上市流通情况

1、本次限售股份上市流通日期为 2018 年 2 月 14 日（星期三）。

2、本次上市流通股份总数为 36,006,546 股，占公司总股本比例为 3.85%。本次解

除限售股份实际可上市流通股份数量为 11,286,874 股，占公司总股本比例为 1.21%。

3、本次解除股份限售股东共计 3 位。

4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号 股东全称
持有限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）

本次实际可上市

流通数量（股）
备注

1 曾少贵 26,488,637 18,690,998 7,950,998 注 1

2 曾少强 17,737,335 12,515,876 3,335,876 注 2

3 曾少彬 6,802,032 4,799,672 0 注 3

 合  计 51,028,004 36,006,546 11,286,874 -

注1：截至本公告披露日，曾少贵先生所持有的部分限售股票10,740,000股均处于质押

状态，部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

注2：截至本公告披露日，曾少强先生所持有的部分限售股票9,180,000股均处于质押

状态，部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

注3：截至本公告披露日，曾少彬先生所持有的部分限售股票4,799,672股均处于质押

状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、本次解除限售前后公司股本结构表

本次解除限售前后公司股本结构情况如下：

本次变动前 本次变动 本次变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条件流通股/

非流通股
382,773,797 40.95% -36,006,546 -3.85% 346,767,251 37.10%

高管锁定股 302,091,073 32.32% - - - -

首发后限售股 64,332,724 6.88% -36,006,546 -3.85% 28,326,178 3.03%

股权激励限售股 16,350,000 1.75% - - - -

二、无限售条件流通股 551,918,743 59.05% +36,006,546 +3.85% 587,925,289 62.90%

三、总股本 934,692,540  100.00% - - - -

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、上市公司限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2018年2月12日