重组情况表

公司简称 信息发展 公司代码 300469

重组涉及金额（万元） 16,650.00

交易是否构成《重组办法》

第十二条规定的重大资产

重组

否

 是否涉及发行股份 是
  是否构成《重组办法》第

十三条规定的借壳重组
否

是否涉及配套融资 是 是否需向证监会申请核准 是

上市公司及其现任董

事、高级管理人员是

否不存在因涉嫌犯罪

正被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规正

被中国证监会立案调

查的情形

是

上市公司现任董事、高级管

理人员最近三十六个月内

是否未受到过证监会行政

处罚，或者最近十二个月内

是否未受到过证券交易所

公开谴责，本次非公开发行

是否未违反《证券发行管理

办法》第三十九条的规定。

是

材料报送人姓名 徐云蔚 材料报送人联系电话 021-51208285

独立财务顾问名称
华泰联合证券有

限责任公司
财务顾问主办人 王正睿、张璇、杨博俊

评估或估值机构名称

江苏中企华中天

资产评估有限公

司

评估或估值项目负责人（签

字人）
李军、臧丽卿

审计机构名称

立信会计师事务

所（特殊普通合

伙）

审计项目负责人（签字人） 庄继宁、高旭升

报送日期 2018/12/27  报送前是否办理证券停牌 是

方案要点

上市公司

概况

上海中信信息发展股份有限公司是一家应用区块链、物联网、人工智能等技术，面向

智慧食安、智慧档案、智慧政法、智慧政务提供行业专有云和大数据的综合解决方案服务

商。经过多年匠心耕耘，依托优势的行业地位、强大的市场开拓能力、持续的研发创新能

力、快速反应和高效的服务体系，信息发展已经成为食品安全信息化领域、档案信息化领

域、政法信息化、政务信息化领域国内知名企业。

方案简述

公司拟向金晓东、杭州信亭投资管理合伙企业（有限合伙）、上海亭信管理咨询合伙企

业（有限合伙）发行股份购买其所持有杭州华亭科技有限公司 90%股权，经各方协商，交

易价格暂定为 16,650 万元；并拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集

配套资金，配套融资总额不超过 5,000 万元，不超过拟以发行股份购买资产交易价格的

100%，即不超过 16,650 万元，且发行股份数量不超过本次交易前公司股份总数的 20%，即

不超过 24,398,784 股股份。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中介机构费用及相关发

行费用、购置标的公司的办公场所、补充上市公司的流动资金，其中用于补充上市公司的

流动资金的金额不超过配套融资总额的 50%。

实施方案

效果
本次交易是上市公司在司法行政信息化行业进行的同行业并购，有助于实现业务协同。

本次交易完成后，上市公司在司法行政信息化行业的市场占有率与业务规模将进一步得到

扩大和提升，有利于帮助上市公司把握行业发展窗口期，加快占领市场和行业整合，保持

业务快速增长态势；同时，本次交易有助于充分发挥双方各自细分领域的优势，实现优势

互补，提高整体经营资源利用效率，增强上市公司持续盈利能力。

发行新股

方案

（一）发行股份购买资产的方案简介

1、发行定价

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考

价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60

个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股票交易均价具体情况

如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90%

前 20 个交易日 20.62 18.56

前 60 个交易日 19.25 17.33

前 120 个交易日 21.10 19.00

本次发行股份购买资产的定价基准日为信息发展第四届董事会第二十二次会议决议公

告日，即 2018 年 12 月 27 日。公司向金晓东、杭州信亭、上海亭信非公开发行股票的发行

价格采用定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%作为市场参考价，即 17.33 元/股，

符合《重组管理办法》的规定。

本次交易选择定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%作为发股价格是交易

各方基于定价基准日前股价走势等因素，在符合《重组管理办法》相关规定的基础上，根

据市场化定价原则，经过交易各方友好协商确定的发股价格。

董事会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 60 个交易日公司

股票交易总额/决议公告日前 60 个交易日公司股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相

应的调整。

2、发行数量

本次交易实行差异化定价，收购金晓东、杭州信亭合计持有的华亭科技 75%股权对应

的标的公司 100%股权定价为 19,138 万元；收购上海亭信持有的华亭科技 15%股权对应的

标的公司 100%股权定价为 15,310万元。本次发行股份购买资产的发行股份数量为 9,607,616

股，发行股份数量具体如下表：

交易对方 交易价格（万元） 发行股份数（万股）

金晓东 10,047.45 579.7720

杭州信亭 4,306.05 248.4737

上海亭信 2,296.50 132.5159

合计 16,650.00 960.7616

本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在本

次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整，

发行股份数量也将随之进行调整。

3、本次发行股份锁定期安排

《重组管理办法》第四十六条规定：特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自

股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；属于下列情形之一的，36 个月内不得转让：（一）

特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；（二）特定对象通过认

购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；（三）特定对象取得本次发行的股份时，

对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月。

根据交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取

得的上市公司股份锁定期安排如下：

（1）本次交易对方金晓东、杭州信亭承诺：

本次交易完成后，其新增持有的上市公司股份自上市之日起12个月内不得交易或转让，

前述 12 个月期满后，分三期解锁：

第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且华亭科技实现在《盈利预测补偿协议》项

下约定的 2019 年度业绩承诺为前提，在会计师事务所出具 2019 年度标的资产业绩承诺实

现情况的专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易（即解锁，下同）不超过该等股份数

额的 30%；

第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且华亭科技实现在《盈利预测补偿协议》项

下约定的 2020 年度业绩承诺为前提，在会计师事务所出具 2020 年度标的资产业绩承诺实

现情况的专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额的 30%；

第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且华亭科技实现在《盈利预测补偿协议》项

下约定的 2021 年度业绩承诺以及利润补偿期间届满时的减值测试补偿义务为前提，在会计

师事务所出具2021年度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告和标的资产股东权益减

值测试的审核报告后（以孰后为准）30 个工作日起可转让或交易不超过该等股份数额的

40%；

若华亭科技未能实现《盈利预测补偿协议》中约定的当期业绩承诺而需向上市公司进

行股份补偿的，上述各期可解锁的股份数需要扣除按照《盈利预测补偿协议》计算的应补

偿的股份数额。若金晓东、杭州信亭承担补偿义务时所持上市公司股份不足以履行补偿义

务的，则差额部分应由金晓东、杭州信亭采取现金方式进行补偿。

前述锁定期届满后，金晓东、杭州信亭通过本次交易获得的上市公司股份的出售或转

让按中国证监会和深交所的相关规定执行。

（2）本次交易对方上海亭信承诺：

本次交易完成后，其新增持有的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得交易或转让。

前述锁定期届满后，上海亭信通过本次交易获得的上市公司股份的出售或转让按中国证监

会和深交所的相关规定执行。

（二）募集配套资金的方案简介

公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资

总额不超过 5,000 万元，占拟以发行股份购买资产暂定交易价格的 30.03%，不超过拟以发

行股份购买资产暂定交易价格的 100%，即不超过 16,650 万元，且发行股份数量不超过本

次交易前公司股份总数的 20%，即不超过 24,398,784 股股份。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中介机构费用、购置标的公司的办公场所、补

充上市公司的流动资金，其中用于补充上市公司的流动资金的金额不超过配套融资总额的

50%。

1、发行定价

根据《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》证监会（2017）5 号第

七条第一款规定：《管理办法》所称“定价基准日”，是指计算发行底价的基准日。定价

基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股

票。

根据《发行管理办法》的相关规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以

下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发

行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%，或者发行价格低于发行期首日前一个

交易日公司股票均价但不低于 90%。

最终发行价格将在本次交易经中国证监会等有关部门核准及审查通过后，由公司董事

会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，通过询价方式依

据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除

息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次配套融资的发行价格进行相应调整。

2、发行数量

公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份

数量不超过本次交易前公司股份总数的 20%，即不超过 24,398,784 股股份。

本次募集配套资金的股份发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定。最终发

行数量将由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，

依据发行对象申购报价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除

息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次配套融资的发行价格进行相应调整，发行

股份数量也将随之进行调整。

3、配套募集资金认购方锁定期安排

本次募集配套资金所发行的股份的认购者根据《发行管理办法》第十六条的规定以及

中国证监会的相关监管要求确定锁定期。

（本页无正文，为《重组情况表》之盖章页）
上海中信信息发展股份有限公司

2018 年 12 月 26 日