证券代码：300210         证券简称：森远股份        公告编号：2018-042

鞍山森远路桥股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”） 本次解除限售

股份的数量为 47,694,753 股，占公司股本总额的 9.85%，实际可上市流通数量为

10,254,743 股，占公司股本总额的 2.12%；本次限售股份可上市流通日为 2018

年 10 月 14 日(星期日)，本次限售股份实际流通日为 2018 年 10 月 15 日（星期

一）。

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

2015 年 8 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2015]1909 号文

《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公

开发行 26,497,085 股新股。公司以非公开发行的方式向郭松森、沙湾慧达股权投资

中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）

4 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,085 股，发行价格为每股 9.435

元，并于 2015 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 242,514,000

股增加至 269,011,085 股。

2017 年 4 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利

润分配方案：以公司 2016 年末总股本 26,901.1085 万股为基数，向全体股东以每

10 股派发现金 0.30 元（含税）的股利分红，同时进行资本公积金转增股本，以

26,901.1085 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股。公司于 2017 年 6 月 15

日实施了资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为 48,421.9953 万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东：郭松森、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、

沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）在发行中作出承

诺：自本人、本机构在本次交易中认购的鞍山森远路桥股份有限公司股份上市之

日起三十六个月内，本人、本机构将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于

通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股

份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份

亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也

不存在为本次申请解除股份限售的股东提供违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 10 月 14 日(星期日)，本次限售股

份实际流通日为 2018 年 10 月 15 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 47,694,753 股，占公司股本总额的比例为

9.85%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 4 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况。

序

号

限售股份持

有人名称

所持限售股

份数量（股）

本次解除限

售数量（股）

本次实际可上市

流通数量（股）

股份质押

数量（股）
备注

1 郭松森 40,592,054 40,592,054 3,152,054 37,440,000

2

沙湾慧达股

权投资中心

（有限合伙）

1,812,400 1,812,400 1,812,400 0

3

沙湾聚合股

权投资中心

（有限合伙）

1,841,017 1,841,017 1,841,017

0

4

沙湾聚星股

权投资中心

（有限合伙）

3,449,282 3,449,282 3,449,282

0

合计 47,694,753 47,694,753 10,254,753 37,440,000

四、股份变动情况表

单位：股

股份性质
本次变动前 本次变动 本次变动后

数量 比例 增加 减少 数量 比例

一、限售条件流通股/

非流通股
131,740,103 27.21% 0 47,694,753 84,045,350 17.36%

高管锁定股 84,045,350 17.36% 0 0 84,045,350 17.36%

首发后限售股 47,694,753 9.85% 0 47,694,753 0 0

二、无限售条件流通股 352,479,850 72.79% 47,694,753 0 400,174,603 82.64%

三、总股本 484,219,953 100% 0 0 484,219,953 100%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日