证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2018-007

成都市路桥工程股份有限公司

关于公司实际控制权发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次协议转让需取得深圳证券交易所出具确认意见后，方能在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续；

2、本次协议转让股份过户完成后，四川宏义嘉华实业有限公司将成为

公司的控股股东，公司的实际控制人变更为刘峙宏先生；

3、公司将继续关注本次交易事项的进展，督促相关股东按照《上市公

司收购管理办法》的规定在法定期限内披露《权益变动报告书》及相关文件；

4、本次协议转让能否按照《股份收购协议》约定实施完成尚存在不确

定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股份转让概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15

日晚间接到公司实际控制人郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司

（以下简称“道诚力公司”）、李勤、四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称

“宏义嘉华”）的通知，上述股东于 2018 年 1 月 15 日晚分别签署了《四川

宏义嘉华实业有限公司与郑渝力及四川省道诚力实业投资有限责任公司关

于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协

议 1》”）、《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤关于成都市路桥工程股份有限

公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协议 2》”）。

根据《股份收购协议 1》约定，郑渝力、道诚力公司拟通过协议转让方

式将其持有的公司股份合计 122,706,056 股转让给宏义嘉华（其中郑渝力拟

转让 88,697,444 股；道诚力公司拟转让 34,008,612 股），转让总价款

1,716,657,723.44 元，折合 13.99 元/股。

根据《股份收购协议 2》约定，李勤拟通过协议转让方式将其持有的公

司股份 36,870,810股转让给宏义嘉华，转让总价款 470,000,000元，折合 12.75

元/股。

本次股东股份转让前后对照如下：

单位：股

股东姓名
本次权益变动前

增减变动
本次权益变动后

持有数量 持股比例 持有数量 持股比例

郑渝力 88,697,444 12.03% -88,697,444 — 0.00%

道诚力公司 57,600,000 7.81% -34,008,612 23,591,388 3.20%

宏义嘉华 59,442,422 8.06% 159,576,866 219,019,288 29.70%

李勤 147,892,013 20.06% -36,870,810 111,021,203 15.06%

合计 353,631,879 47.96%        —    353,631,879 47.96%

上述交易方案如果能够顺利实施完成，四川宏义嘉华实业有限公司成为

公司的控股股东，持有公司股份 219,019,288 股，占公司总股本的 29.70%。

公司实际控制人将由郑渝力先生变更为刘峙宏先生。

二、交易各方基本情况

1、转让方基本情况

（1）四川省道诚力实业投资有限责任公司及郑渝力

公司名称 四川省道诚力实业投资有限责任公司

统一社会信用代码  91510107771229911L

企业类型及经济性质 其他有限责任公司、私营企业

注册资本 4532.6 万元

成立日期 2005 年 3 月 29 日

法定代表人 郑玥

注册地址
成都市武侯区武科东四路 11 号慧谷 1 栋 4 楼（武侯新城管委

会内）

经营范围

项目投资；投资咨询及管理（不含金融、证券、期货）（不得

从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

通讯地址 成都市武侯区武科东四路 11 号 1 栋 4 楼

联系电话 028-85003338

郑渝力，男，中国国籍，1963 年 2 月 3 日生，身份证号码：

51012319630203****，住所：成都市武侯区丽都路。未取得其他国家或者地

区的居留权。

四川省道诚力实业投资有限责任公司与郑渝力系一致行动关系。

（2）李勤

李勤，男，中国国籍，1977 年 10 月 19 日生，身份证号码：

51302119771019****，住所：四川省达县南外镇华蜀北路 168 号。未取得其

他国家或者地区的居留权。

2、受让方基本情况

公司名称 四川宏义嘉华实业有限公司

统一社会信用代码  91510104MA6CP2N906

企业类型及经济性质 其他有限责任公司、私营企业

注册资本 100,000 万元

成立日期 2017 年 4 月 27 日

法定代表人 刘峙宏

注册地址 成都市锦江区锦逸路 97 号 C3 栋一层 1-9 号

经营范围

商务信息咨询、科技技术推广；房地产开发、房地产中介服务、

物业管理、建筑装饰装修工程；货运代理、仓储服务（不含危

险品）、人力装卸服务、软件和信息技术服务、计算机软硬件

批发与零售；广告设计制作代理发布、货物及技术进出口；园

林绿化工程、电信工程、防水工程、建筑智能化工程、机电安

装工程、安防工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、

消防设施工程、公路工程、市政公用工程、土石方工程、房屋

建筑工程、暖通工程、工程设计；生物技术推广及服务；新材

料技术推广、节能技术推广；环保工程、环保工程技术咨询、

技术服务；土地整理。（以上经营范围不含国家法律、行政法

规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。

通讯地址 成都市武侯区高升桥路 9 号罗浮广场 16 楼

联系电话 028-65536779

宏义嘉华的控股股东为宏义集团，持股比例为 50%，实际控制人为刘峙

宏，控制关系如下图所示：

三、股份收购协议的主要内容

1、《股份收购协议 1》

甲方：四川宏义嘉华实业有限公司

乙方 1：郑渝力

乙方 2：四川省道诚力实业投资有限责任公司

（一）交易内容

1、交易标的

本次交易涉及标的股份为：成都路桥的 122,706,056 股无限售流通股股

份，占上市公司总股本 16.64%。其中，乙方 1 拟向甲方转让 88,697,444 股；

乙方 2 拟向甲方转让 34,008,612 股。

2、交易方式

本次交易采取的方式为：协议转让。

3、交易定价原则

四川宏义嘉华实业有限公司

86.42%

67%

50%

四川宏盟实业有限公司

四川宏义实业集团有限公司

刘峙宏

双方一致同意，综合考虑上市公司的净资产收益率、实际投资价值(投

资回报率)及未分配利润，并参考上市公司股票近期二级市场交易价格等因

素，协商确定标的股份的每股转让价格及最终股份收购价款。

（二）股份收购价款及支付方式

1、股份收购价款：经双方协商一致同意，标的股份的转让价款总额为

1,716,657,723.44 元，每股转让价格为 13.99 元。

2、共管账户：双方同意，为妥善完成本次交易，应于本协议签署之日

起 3 个交易日内共同至中国结算或其他适格机构开立用于本次交易价款支

付的共管账户。在本协议约定条件达成时，双方应共同指令解除共管账户相

应款项的监管，并将款项拨付至乙方指定账户。

3、双方同意，股份收购价款按照下述约定，分为四期进行支付：

（1）第一期支付：自双方签署本协议之日起 10 个交易日内，甲方应向

共管账户内支付 171,665,772.34 元（相当于全部股份收购价款的 10%）。

（2）第二期支付：自甲方收到解除标的股份中涉及股份担保及/或质押

的证明文件，及自深交所对本协议项下标的股份协议转让事项出具合规性书

面确认文件，并且乙方 2 对上市公司股东的诉讼以及上市公司与股东之间的

诉讼均已终止之日(以较晚发生日期为准)起 10 个交易日内，甲方应向共管

账户内支付 1,287,493,292.58 元（相当于全部股份收购价款的 75%）。

（3）第三期支付：自标的股份完成登记过户之日起 12 个月期满之后

10 个交易日内，甲方向乙方支付 85,832,886.17 元（相当于全部股份收购价

款的 5%）。

（4）双方确认并同意，预留全部股份收购价款的 10%作为本协议第九

条“违约和终止”项下补偿金，暂不进行支付。

（三）交割

1、双方应配合采取最大努力，使得完成标的股份协议转让所需的一切

决策、审核、批准、登记、备案等手续和实质条件尽快取得并办理完毕。

2、标的股份于中国结算完成过户登记至甲方名下之日，视为标的股份

完成交割之日。

3、本次交易所产生的税费，由甲方和乙方按照法律规定各自承担，并

如期依法缴纳。

（四）过渡期安排

1、过渡期内，乙方负责督促上市公司按照相关法律法规和行业要求规

范运作，合法经营，持续处于正常经营状态，尽最大努力保障不发生财务和

经营的重大不利变化，不发生任何正常经营以外的债务、对外提供担保和承

诺支付义务。

2、乙方负责维护上市公司各部门人员在过渡期内的稳定，并按照惯常

方式参与上市公司的业务经营，不得聘用或解聘任何关键员工，或大幅变动

或承诺大幅变动其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退

休金或其他福利。

3、乙方应与甲方协商书面确认核心业务团队成员名单，甲方促使上市

公司保持核心业务团队稳定。甲方在交割完成后继续敦促上市公司保持上述

核心人员的基本稳定。

4、双方应就本次交易的完成提供有利条件，及时完成审批程序和提供

相关资料，尽快完成标的股份的协议转让及登记过户。

（五）违约和终止

1、本协议任何一方违反本协议的即为违约，构成违约的一方应赔偿因

其违约而给守约方造成的一切经济损失，即违约金。对于乙方因违反本协议

给甲方造成的损失和赔偿责任，甲方有权在应付股份收购价款中直接抵扣，

不足部分由乙方以现金偿还。

2、甲方逾期缴付本协议规定的股份收购价款或未按照法律法规规定及

时履行信息披露义务的，每逾期一天，应当按照应付而未付金额为基数，以

每日万分之五的利率向乙方支付逾期付款违约金，因乙方自身的原因或其他

不可归责于甲方的原因造成甲方不能按期进行银行划款的除外。

3、乙方因其自身原因未能在规定期限内完成本协议约定应由其负责的

各项工作、本次交易所需的信息披露义务及股票过户登记手续等情形，每逾

期一天，以交易价款总额为基数，按每日万分之五的利率向甲方支付迟延履

行违约金。

4、本协议因如下任一条件达成而终止：

（4.1）各方如约履行本协议项下的全部义务。

（4.2）各方协商同意终止本协议。

（4.3）出现不可抗力因素导致本合同无法履行，在此情况下，乙方应

立即全额退还甲方所有已支付的股份收购价款及同期银行存款利息。

（4.4）除有不可归责于乙方的情形之外，若乙方未能按照本协议约定

完成应由其负责的各项工作(包括但不限于终止乙方 2 对上市公司股东的诉

讼、开立共管账户等)或标的股份登记过户手续的时限超过三个月，在此情

况下，视为乙方违约，甲方有权选择是否终止本协议，但该项选择不影响甲

方取得违约方违约金及迟延履行违约金的权利。若甲方选择终止本协议的，

乙方应在终止之日起 10 个交易日内向甲方退还所有股份收购价款，以及支

付占用股份收购价款期间的利息（按银行同期存款基准利率计算）、全部违

约金、迟延履约违约金。

（4.5）甲方逾期支付任何一期股份收购价款超过三个月，在此情况下，

视为甲方违约，但因乙方未履行在先义务，未能满足甲方付款条件的情形除

外。甲方有上述违约情形时，在标的股份交割完成之前，乙方有权选择是否

终止本协议，但该项选择不影响乙方取得违约方违约金的权利。若乙方选择

终止本协议的，乙方应在终止之日起 10 个交易日内向甲方退还扣除违约金

后的所有股份收购价款。

（六）协议生效

本协议自双方签署之日起生效。

2、《股份收购协议 2》

甲方：四川宏义嘉华实业有限公司

乙方：李勤

（一）交易内容

1、交易标的

本次交易涉及标的股份为：成都路桥的 36,870,810 股无限售流通股股

份，占上市公司总股本 5%。

2、交易方式

本次交易采取的方式为：协议转让。

3、交易定价原则

双方一致同意，综合考虑上市公司的实际投资价值(投资回报率)及未分

配利润，并参考上市公司股票近期二级市场交易价格等因素，协商确定标的

股份的每股转让价格及最终股份收购价款。

（二）股份收购价款的支付方式

1、股份收购价款：经双方协商一致同意，标的股份的转让价款总额为

47,000 万元，每股转让价格约为 12.7472 元。

2、双方同意，股份收购价款按照下述约定，分为二期进行支付：

（1）第一期支付：自双方签署本协议之日起 10 个交易日内，甲方向乙

方支付 4,700 万元(相当于股份收购价款总额的 10%)。

（2）第二期支付：自标的股份完成登记过户之日起 12 个月内，甲方向

乙方支付剩余部分 42,300 万元(相当于股份收购价款总额的 90%)。

（三）交割

1、双方应配合采取最大努力，使得完成标的股份协议转让所需的一切

决策、审核、批准、登记、备案等手续和实质条件尽快取得并办理完毕。

2、标的股份于中国结算完成过户登记至甲方名下之日，视为标的股份

完成交割之日。

3、本次交易所产生的税费，由甲方和乙方按照法律规定各自承担，并

如期依法缴纳。

（四）违约和终止

1、本协议任何一方违反本协议的即为违约，构成违约的一方（以下简

称“违约方”）应赔偿因其违约而给守约方造成的一切经济损失，即违约金。

对于乙方因违反本协议给甲方造成的损失和赔偿责任，甲方有权在应付股份

收购价款中直接抵扣，不足部分由乙方以现金偿还。

2、甲方逾期缴付本协议规定的股份收购价款的，每逾期一天，应当按

照应付而未付金额为基数，以每日万分之五的利率向乙方支付逾期付款违约

金，因乙方自身的原因或其他不可归责于甲方的原因造成甲方不能按期进行

银行划款的除外。

3、乙方因其自身原因未能在规定期限内完成本协议约定应由其负责的

各项工作(包括但不限于终止与上市公司之间诉讼、解除股份冻结状态等)、

本次交易所需的信息披露义务及股票过户登记手续等情形，每逾期一天，以

交易价款总额为基数，按每日万分之五的利率向甲方支付迟延履行违约金。

4、本协议因如下任一条件达成而终止：

（4.1）各方如约履行本协议项下的全部义务。

（4.2）各方协商同意终止本协议。

（4.3）出现不可抗力因素导致本合同无法履行，在此情况下，乙方应

立即全额退还甲方所有已支付的股份收购价款及同期银行贷款利息。

（4.4）除有不可归责于乙方的情形之外，若乙方未能按照本协议约定

完成应由其负责的各项工作(包括但不限于终止与上市公司之间诉讼、解除

股份冻结状态等)或标的股份登记过户手续的时限超过三个月，在此情况下，

视为乙方违约，甲方有权选择是否终止本协议，但该项选择不影响甲方取得

违约方违约金及迟延履行违约金的权利。若甲方选择终止本协议的，乙方应

在终止之日起 10 个交易日内向甲方退还所有股份收购价款，以及支付占用

股份收购价款期间的利息（按银行同期贷款基准利率计算）、全部违约金、

迟延履约违约金。

（4.5）甲方逾期支付任何一期股份收购价款超过三个月，在此情况下，

视为甲方违约，但因乙方未履行在先义务，未能满足甲方付款条件的情形除

外。甲方有上述违约情形时，在标的股份交割完成之前，乙方有权选择是否

终止本协议，但该项选择不影响乙方取得违约方违约金的权利。若乙方选择

终止本协议的，乙方应在终止之日起 10 个交易日内向甲方退还扣除违约金

后的所有股份收购价款。

（五）协议生效

本协议自双方签署之日起生效。

五、其他事项

1、公司将积极关注本次交易事项的进展，督促相关股东按照《上市公

司收购管理办法》的规定在法定期限内披露《权益变动报告书》及相关文件。

2、本次协议转让需取得深圳证券交易所出具确认意见后，方能在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。公司

将密切关注本次股东权益变动的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行

信息披露义务。

3、本次交易各方已签署正式股权转让协议，但依然存在交易各方未按

照合同约定严格履行各自义务的风险，因此，本次交易是否能够最终完成存

在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

六、备查文件

1、《四川宏义嘉华实业有限公司与郑渝力及四川省道诚力实业投资有限

责任公司关于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》

2、《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤关于成都市路桥工程股份有限公

司之股份收购协议》

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年一月十六日