证券代码：002643          证券简称：万润股份      公告编号：2017-030

中节能万润股份有限公司

关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2016年非公开发行股份本次可解除限售的数量为42,450,934股，占

公司总股本的4.67%；

2、本次限售的股份可上市流通日为2017年8月18日(星期五)。

一、本次解除限售股份和公司股本的基本情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“万润股份”）本次解除限

售股份和股本情况如下：

经中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 26 日下发的《关于核准中节能万润

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314 号）核准，万润股

份于 2016 年 7月 29日以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）23,782,036

股，每股发行价格为人民币 43.31 元，并于 2016 年 8 月 18 日在深圳证券交易所

上市。本次非公开发行后，公司总股本由 339,871,250 股增加为 363,653,286

股。

2017年5月15日公司实施以资本公积-股本溢价部分向全体股东每10股转增

15股的权益分配方案，截至公告之日，公司总股本为909,133,215股，其中限售

股132,614,592股，占公司总股本的14.59%,限售股中的59,455,089股是公司2016

年非公开发行的股份。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《万润股份：非公开发行股票发行情况

http://www.baidu.com/link?url=-BGaJ8AIfSem0EsJb3nv1fEQFYEIXih__eukK9jjv26Ar2pXepXbu5mhzjXcI-Rb_knpIdn0c-Q1pRRhGsqSkrkRiyncKkDLG80pJDm-jN_

报告暨上市公告书》做出如下承诺：

承诺自本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不转让，同意中国证券登

记结算有限责任公司予以限售期锁定。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情

况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年8月18日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为42,450,934股，占公司总股本的4.67%。

3、本次申请解除股份限售的股东为6名，涉及证券账户12户，其中，深圳福

星资本管理有限公司质押股份4,593,835股,其余证券账户均不存在冻结、质押的

情形。

4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：

序

号
股东名称 账户名称

所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

股份数量（股）
备注

1

易方达基金管

理有限公司

易方达基金-工商银行-中国对

外经济贸易信托有限公司
543,825 543,825 -

全国社保基金五零二组合 10,876,473 10,876,473 -

中国工商银行股份有限公司-易

方达价值精选混合型证券投资

基金

543,825 543,825 -

2

嘉实基金管理

有限公司

中国农业银行股份有限公司-嘉

实新兴产业股票型证券投资基

金

150,657 150,657 -

全国社保基金五零四组合 2,259,870 2,259,870 -

嘉实基金-平安银行-华夏资本

管理有限公司
3,766,450 3,766,450 -

嘉实基金－兴业银行－上海兴

瀚资产管理有限公司
2,510,967 2,510,967 -

3

泰达宏利基金

管理有限公司

泰达宏利基金—平安银行—深

圳市前海梧桐广证定增投资基

金企业（有限合伙）

5,772,337 5,772,337 -

泰达宏利基金—平安银行—泰

达宏利—宏泰定增 3 号资产管

理计划

301,007 301,007 -

4

安徽中安资本

投资基金有限

公司

安徽中安资本投资基金有限公

司
5,772,338 5,772,338 -

5

深圳福星资本

管理有限公司 深圳福星资本管理有限公司 5,194,585 5,194,585

质押

4,593,835

股

6
杭州优迈科技

有限公司
杭州优迈科技有限公司 4,758,600 4,758,600 -

合        计 42,450,934 42,450,934 -

5、公司董事会承诺将监督上述股东严格遵守承诺，并在定期报告中持续披

露股东履行承诺的情况。

四、股份变动情况表

 本次限售股份上市流通前

本次变动数

本次限售股份上市流通后

股数 比例 股数 比例

1、限售条件流

通股
132,614,592 14.59% -42,450,934 90,163,658 9.92%

2、无限售条件

流通股
776,518,623 85.41% 42,450,934 818,969,557 90.08%

3、总股本 909,133,215 100.00% 0 909,133,215 100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为：

万润股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有

关法律、法规、规章的要求；本次解除股份限售的股东均严格遵守了其在公司非

公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，万润股份与本次

限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。东方花旗证券对万润股份

本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 15 日