证券代码：300101         证券简称：振芯科技         公告编号：2017-035

成都振芯科技股份有限公司

关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动

的提示性公告

特别提示：

1、2017年6月14日，成都振芯科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）

收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）的《股份减

持的告知函》，电子集团将其持有的公司无限售条件流通股29,032,000股以协议

转让的方式转让给上海果数电子商务有限公司（以下简称“上海果数”），占公

司总股本比例5.22%。电子集团在协议转让之前通知公司履行了相关信息披露义

务，详见2017年1月24日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于控股

股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-005）。

2、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。

3、本次协议转让股份完成后，电子集团仍为公司控股股东。

4、由于本次协议转让股份事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资

风险。

一、 本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况

2017 年 6 月 13 日，电子集团与上海果数签署了《股份转让协议》，电子集

团通过协议转让的方式转让给上海果数其持有的公司无限售流通股 29,032,000

股，转让价格为 11.538 元/股，转让价款总计为人民币 334,971,216 元。股份转让

完成后，电子集团仍持有公司股份 17,308.80 万股，占公司总股本的 31.13%。

公司控股股东成都国腾电子集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数(万股)

占总股本比

例

股数(万股)

占总股本比

例

成都国腾

电子集团

有限公司

合计持有股份 20,212 36.35% 17,308.80 31.13%

其中：无限售条件

股份

20,212 36.35% 17,308.80 31.13%

有限售条件股份   - -

上海果数

电子商务

有限公司

合计持有股份 - - 2,903.20 5.22%

其中：无限售条件

股份

- - 2,903.20 5.22%

有限售条件股份 - -

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披

露义务人将按规定履行信息披露义务。

二、 交易各方介绍

（一）股份受让方基本情况

名称: 上海果数电子商务有限公司

注册地址：青浦区新达路 1218 号 1 幢 1 层 E 区 177 室

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：江雅敏

注册资本： 5,000 万人民币

统一社会信用代码：9131011805127639XF

成立日期：2012 年 08 月 13 日

营业期限：2012 年 08 月 13 日至 2022 年 08 月 12 日

经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件开发

及销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机专业技术领域内的技术服务、

技术咨询，计算机网络工程（除专项审批），销售电子产品、数码设备及配件、

计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、家用电器、音响

设备、照相器材。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构如下表：

股东 出资额（万元） 出资比例

谢洁 2,450 49%

江雅敏 2,550 51%

合计 5,000 100%

（二）股份出让方基本情况

名称: 成都国腾电子集团有限公司

注册地址：成都高新区西部园区西芯大道 3 号国腾园

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：莫晓宇

注册资本： 5,000 万人民币

统一社会信用代码：91510100780115246Y

成立日期： 2005 年 9 月 27 日

营业期限：2005-09-27 至永久

经营范围：开发、生产、加工、销售电子元器件、集成电路、电子系统及有

关电子应用产品、电子计算机软件、硬件、产品及相关技术咨询服务；信息产业

投资（不含金融、证券业务）；系统集成；公共安全技术防范工程设计、施工、

产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构如下表:

股东 出资额（万元） 出资比例

何燕 2,550 51%

莫晓宇 1,400 28%

谢俊 350 7%

柏杰 350 7%

徐进 350 7%

合计 5,000 100%

三、 股份转让协议的主要内容：

1、 协议转让的当事人

转让方：成都国腾电子集团有限公司

受让方：上海果数电子商务有限公司

2、 本次股份转让的股份种类、数量、比例

双方同意，转让方以协议转让的形式向受让方转让其持有的振芯科技共计

29,032,000 股股份，占振芯科技股本总额的 5.22%。股份性质为无限售流通股。

该股份权属清晰，无设置质押或担保，无冻结，不存在尚未了结的诉讼、仲裁或

者其他争议等权利受限情形。

3、 本次股份转让价格

经双方协商同意，按照不低于本协议签署日前一交易日振芯科技股份二级市

场收盘价的九折为参考依据，即确定每股转让价格为人民币【12.82*90%=11.538】

元，股份转让总价款为人民币【334,971,216】元。

4、 本次股份转让款项支付

股份转让价款以人民币现金方式支付，待转让方将上述 29,032,000 股股份转

让予受让方并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记后，受

让方向转让方付清所有款项。

5、 协议签订时间

本协议签订于 2017 年 6 月 13 日。

6、 协议生效时间及条件

 本协议自双方签署之日起发生法律效力。

四、 本次权益变动的影响

本次权益变动完成后，成都国腾电子集团有限公司仍是公司控股股东。本次

减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

五、 承诺履行情况

上市公告书和招股说明书中做出的承诺：

成都国腾电子集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不

转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的

股份，也不由公司回购该部分股份。

通过成都国腾电子集团有限公司间接持有公司股份的自然人何燕、莫晓宇、

谢俊、柏杰、徐进承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该

部分股份。

担任公司董事、高级管理人员的莫晓宇、谢俊、柏杰承诺：自公司股票上市

之日十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发

行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十

二个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的

25%，且在卖出后六个月内不再买入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公

司股份；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的

十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股

份总数的比例不超过 50%。

首次发行前所持股份已于 2016 年 11 月 4 日全部解除限售。

截至本公告日，成都国腾电子集团有限公司切实遵守了上述相关承诺，未发

生违反上述承诺的情况。

六、 其他相关说明

本次股份转让涉及的各信息披露义务人已编制权益变动报告书，详见公司于

2017 年 6 月 14 日披露在巨潮资讯网的《成都振芯科技股份有限公司简式权益变

动报告书》。

七、 备查文件

1、成都国腾电子集团有限公司与上海果数电子商务有限公司签署的《股份

转让协议》；

2、成都国腾电子集团有限公司出具的《股份减持告知函》；

3、成都国腾电子集团有限公司编制的《成都振芯科技股份有限公司简式权

益变动报告书》；

4、上海果数电子商务有限公司编制的《成都振芯科技股份有限公司简式权

益变动报告书》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十四日

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