证券代码：002079  证券简称：苏州固锝  公告编号：2017-045

苏州固锝电子股份有限公司

关于持股5%以上股东追加限售股份承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、股东股份变动情况

润福贸易有限公司（以下简称“润福贸易”）为苏州固锝电子股份有限公司（以下简

称“苏州固锝”、“本公司”）第二大股东，2017 年 11 月 22 日至 2017 年 12 月 1 日期间，

润福贸易通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统竞价交易的方式累计减持无限

售条件股份 1,200,000 股，占苏州固锝总股本的 0.17%，减持后润福贸易持有苏州固锝无

限售条件股份 43,910,660 股，占苏州固锝总股本的 6.03%。

具体变动情况如下表所示：

日期
持股数量

（股）
股份类别

减持数量

（股）

公司股本总额

（股）

减持比

例

减持后持

股比例

2017 年 11 月

22 日

——2017年12

月 1 日

45,110,660
无限售条件

股份
1,200,000 727,971,487 0.17% 6.03%

二、其他相关说明

1、润福贸易于11月22日至12月1日期间实施的减持行为未在首次卖出的十五个交易日

前向深交所报告减持计划，在深交所备案并予以公告。违反了《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及深交所《上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。润福贸易于2017年12月21日承诺自2017年

12月2日至2018年12月1日期间，12个月内不再减持苏州固锝股票，并将上述交易金额的1%

即113,272.55元上缴本公司。

2、润福贸易为公司持股5%以上的股东，本次减持后仍持有本公司5%以上股份。

3、本公司将持续关注上述股东的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十七日