证券代码：002642               证券简称：荣之联              公告编号：2017-120

北京荣之联科技股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

    特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为37,957,822股，占公司总股本的5.97%；本次

实际可上市流通数量为37,957,822股，占公司总股本的5.97%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2017年11月14日（星期二）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2014 年 5 月 9 日，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣

之联”）与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇和曾令霞（以下简称“交易对

手方”）签署了《现金及发行股份购买资产协议》及《现金及发行股份购买资产

盈利预测补偿协议》。公司拟向交易对手方以发行股份及支付现金的方式购买其

所持有的北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）100%股权，

股份对价与现金对价的比例分别为 90%，10%。

2014 年 6 月 3 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会决议审议通过《关

于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议

案》等相关议案。

2014 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准北京荣之联

科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监

许可[2014]1015 号），核准我公司向霍向琦发行 21,003,329 股股份、向张醒生发

行 2,530,521股股份、向程洪波发行 632,630股股份、向韩炎发行 632,630股股份、

向聂志勇发行 379,578 股股份、向曾令霞发行 126,526 股股份购买相关资产，合

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

计 25,305,214 股。该部分股份锁定期为自该股份上市之日起满 36 个月且 2016

年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日止。该限售股已于 2014 年

11 月 14 日在深圳证券交易所上市。

鉴于公司2016年6月23日实施了2015年年度权益分派，以资本公积金向全体

股东每10股转增5股。转增完成后，交易对手方持有的以上限售股变更为：霍向

琦31,504,994股、张醒生3,795,782股、程洪波948,945股、韩炎948,945股、聂志勇

569,367股、曾令霞189,789股，合计37,957,822股，占公司股份总数的5.97%。

二、申请解除股份限售股东关于股票限售的承诺及履行情况：

2014 年发行股份购买资产认购股份股东霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、

聂志勇和曾令霞所作的相关承诺及履行情况

（一）关于通过本次发行取得荣之联股份的锁定承诺

自本次认购荣之联股份上市之日起 36 个月内及按照《现金及发行股份购买

资产协议》约定对最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成前不向深圳证券交易所

和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本次认购的荣之联股份进

行解锁，同时亦不转让或者委托他人管理本人所持荣之联的股票，也不由荣之联

回购该部分股份（泰合佳通未实现承诺业绩等双方约定的情形除外）；本次交易

结束后，本人由于荣之联送红股、转增股本等原因而新增取得的荣之联股份，亦

遵守上述锁定要求。

（二）关于业绩承诺、盈利、减值补偿的承诺

1、2014 年、2015 年、2016 年，泰合佳通的实际净利润应不低于 3,810 万元、

5,456 万元、7,470 万元。2014 年至 2016 年净利润均为扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润。泰合佳通的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其

他法律、法规的规定并在交割日后与上市公司会计政策及会计估计保持一致。除

非法律法规规定或上市公司改变会计政策和会计估计，在承诺期内，未经公司董

事会批准，泰合佳通不得改变会计政策和会计估计。业绩承诺不包括标的公司配

套募集资金投资项目所产生的收益。

2、从 2014 年至 2016 年的每个会计年度结束后，如果泰合佳通任一会计年

度的实际净利润未能达到交易对方该会计年度的承诺净利润，交易对方应以其持

有的公司股份向公司进行股份补偿。具体补偿约定如下：交易对方每年补偿的股

份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）

÷2014 年、2015 年、2016 年各年的承诺净利润数之和×本次发行交易对方认购股

份总数－已补偿股份数量。交易对方每年各自需补偿的股份数量=按上述计算的

交易对方每年需补偿的总股份数量×其各自获得的交易对价÷标的资产最终收购

价格。

3、在 2016 年度届满之日起三个月内，公司有权聘请具有证券期货业务资格

的会计师事务所对泰合佳通做减值测试并出具《减值测试报告》。如果泰合佳通

100%股权的期末减值额÷本次现金及发行股份购买资产最终收购价格>补偿期限

内已补偿股份总数÷认购股份总数，公司有权要求交易对方以其拥有的公司股份

向公司一次性进行减值补偿，应补偿股份的计算公式为：泰合佳通 100%股权期

末减值额÷每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。减值补偿与盈利预测补

偿合计不超过本次现金及发行股份购买资产的股份对价。前述泰合佳通 100%股

权期末减值额为泰合佳通 100%股权本次交易价格减去补偿期限届满当月月末经

会计师事务所进行减值测试后所确定泰合佳通 100%股权的评估值并扣除补偿期

限内交易对方增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

（三）承诺履行及业绩承诺实现情况

截至申请日，承诺人均严格履行了所做的承诺，霍向琦、张醒生、韩炎、程

洪波、聂志勇和曾令霞所持有的限售股股份 36 个月锁定期已届满。北京兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）分别对 2014 年、2015 年、2016 年泰合佳通业绩实

现情况出具了《北京泰合佳通信息技术有限公司业绩承诺实现情况专项审核报

告》。泰合佳通各年均完成了业绩承诺，业绩完成情况如下表：

单位：万元

年度 业绩承诺数 业绩实现数

2014 年 3,810 3,826.65

2015 年 5,456 5,456.05

2016 年 7,470 7,730.94

累计数 16,736 17,013.64

中和资产评估有限公司在 2016 年年度对赌期结束后出具了《北京荣之联科

技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京泰合佳通信息技术有限公司

股东全部权益价值评估报告书》，在评估基准日 2016 年 12 月 31 日泰合佳通不存

在减值情形。

截止目前，泰合佳通已履行了《现金及发行股份购买资产协议》及《现金及

发行股份购买资产盈利预测补偿协议》中的全部承诺，满足解锁条件。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2017 年 11 月 14 日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为 37,957,822 股，占公司股份总数的 5.97%，

本次解除限售股份实际可上市流通的数量为 37,957,822 股，占公司股份总数的

5.97%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 位自然人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称
所持限售股份

总数

本次解除限售

数量

在公司担任

董监高情况

质押、冻结

数量

1 张醒生 3,795,782 3,795,782 否 2,520,000

2 霍向琦 31,504,994 31,504,994 是 27,579,000

3 曾令霞 189,789 189,789 否 0

4 程洪波 948,945 948,945 否 720,000

5 聂志勇 569,367 569,367 否 410,000

6 韩炎 948,945 948,945 是 810,000

合计 37,957,822 37,957,822  32,039,000

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                                                             单位：股

股份类型

本次变动前 本次变动数 本次变动后

持股数
比例

（%）
增加 减少 持股数

比例

（%）

一、限售条件流通股/非

流通股
153,603,834 24.16   37,957,822 115,646,012 18.19

高管锁定股 114,944,987 18.08    114,944,987 18.08

首发后限售股 38,232,247 6.01   37,957,822 274,425 0.04

股权激励限售股 426,600 0.07    426,600 0.07

二、无限售条件流通股 482,165,694 75.84 37,957,822    520,123,516 81.81

三、总股本 635,769,528 100.00

635,769,528 100.00

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股本结构表和限售股份明细表

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

 二〇一七年十一月九日