证券代码：002637          证券简称：赞宇科技         公告编号：2016-052

浙江赞宇科技股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日经中国

证券监督管理委员会证监许可[2016]764 号文批准，向特定对象非公开发行人民币

普通股（A 股）96,800,000 股，发行价格为每股 7.955 元。募集资金总额为

770,044,000.00 元。截至 2016 年 7 月 26 日止，该募集资金扣除承销费用、保荐费

用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 763,009,063.02

元，上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验

〔2016〕305 号《验资报告》。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 8 月 3 日在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份上市

日期为 2016 年 8 月 9 日，可上市流通时间为 2019 年 8 月 9 日（非交易日顺延）。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本从发行前的 320,000,000 股变更为

416,800,000 股。

现将非公开发行后股份变动情况公告如下：

一、 权益变动的具体情况

公司向杭州永银投资合伙企业（有限合伙）及公司第一期员工持股计划（以

下简称“公司员工持股计划”）非公开发行股份募集资金，用以收购交易对方如皋

市双马化工有限公司持有的杜库达（印尼）有限公司 60%股权及南通凯塔化工科

技有限公司 60%股权，并偿还部分银行贷款。公司非公开发行股票已完成，财通

证券资产管理有限公司（以下简称“财通证券资管”）设立赞宇同创 1 号代公司员工

持股计划按照 7.955 元/股的价格认购 26,800,000 股，占上市公司本次交易完成后

总股本的 6.43%。

鉴于公司员工持股计划未在工商行政管理部门或其他部门登记，且根据公司

与财通证券资管签署的资产管理合同，财通证券资管设立赞宇同创 1 号，由财通

证券资管作为赞宇同创 1 号的管理人，因此财通证券资管将以赞宇同创 1 号管理

人的身份，代公司员工持股计划披露其权益变动情况。

二、其他相关说明

1、本次持股比例发生变动后，公司实际控制人未发生变化；公司实际控制人

持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。

2、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式

准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，财通证券资管已编

制《简式权益变动报告书》，详细信息见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《简式权益变动报告书》

三、备查文件

1、财通证券资产管理有限公司的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

http://www.cninfo.com.cn/