证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-111

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于股东追加承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

2016 年 12 月 8 日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称

“公司”或“凯迪生态”）收到股东武汉金湖科技有限公司（以下简

称“武汉金湖”）发来的《关于股东追加承诺的函》，武汉金湖承诺

对其所持有的凯迪生态限售股19,797,981股的限售截止日从2016年

8 月 3 日延长至 2018 年 8 月 3 日。

一 、追加承诺股东基本情况介绍

1. 股东基本情况

股东全称：武汉金湖科技有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区珞喻路 456 号光谷国际 B座 702 室

注册资本：3100 万元整

法定代表人：赵东

经营范围：节能环保技术咨询；对节能环保行业的投资。（上述

经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限

内经营）

2. 追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

股东名称 股份类型 持股数量（股） 占总股本比

例(%)

限售情况的说明

武汉金湖科技有

限公司

有限售条件

股份

73,821,064 3.76% 19,797,981股限售期为2015年

8 月 3 日至 2016 年 8 月 3日

54,023,083股限售期为2015年

8 月 3 日至 2018 年 8 月 3日

2. 追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

武汉金湖最近十二个月内未有减持本公司股份的情况。

二、此次追加承诺的主要内容

1．股东延长限售期承诺的主要内容

2.若武汉金湖在锁定期内违反该承诺，将承担由此产生的全部法

律责任。

三、上市公司董事会的责任

本公司董事会将及时督促武汉金湖严格遵守承诺，若武汉金湖违

反承诺的，本公司董事会保证将主动、及时要求该股东承担违约责任。

本公司董事会将及时向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理

相关股份的锁定申请手续。

四 、备查文件

武汉金湖科技有限公司关于股东追加承诺的函

股东

名称

追加承诺

股份性质

追加承诺涉及股份
原限售

截止日

延长锁

定期限

（年）

延长锁定期

后的限售截

止日

设定的最低

减持价 股数

(股)

占总股本

比例(%)

武汉

金湖

有限售条

件股份

19,797

,981

1.01% 2016年8

月 3 日

2 年 2018年8月

3 日

无

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日