证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临 2016－61

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的

情况及整改措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“北新路桥”）拟非

公开发行股票，根据中国证券监督管理委员会出具的《新疆北新路桥集团股份有

限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈

意见通知书第 162155 号）相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易

所处罚或采取监管措施的情况及整改措施公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情

况

序号 监管措施或处罚的情况 整改措施

1

2011 年 9 月 22 日，公司收到深圳证券交易

所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部《关

于对新疆北新路桥建设股份有限公司的监管函》

（中小板监管函[2011]第 106 号），监管函指出，

公司自 2009 年 11 月 11 日上市以来，从未将投

资者关系活动档案的相关文件报送深交所。

深交所中小板公司管理部要求公司董事会

充分重视上述问题，吸取教训、及时提出整改措

施并提交董事会审议后对外披露，杜绝上述问题

的再次发生。

公司结合“加强中小企业板上

市公司内控规则落实”专项活动，

制定了《新疆北新路桥建设股份有

限公司关于投资者关系管理档案

报送工作的整改计划》，并于 2011

年 9 月 23 日召开的第三届董事会

第二十七次会议审议通过后实施。

2

2013 年 4 月 18 日，公司收到深交所中小板

公司管理部《关于对新疆北新路桥集团股份有限

公司的监管函》（中小板监管函[2013]第 45 号），

监管函指出，2013 年 4 月 1 日，公司召开董事

会审议通过了《关于收购湖南湘铁工程有限公司

的议案》，并于 2013 年 4 月 3 日披露了《关于

收购湖南湘铁工程有限公司的公告》。该项收购

交易金额为 7,300 万元，占公司 2012 年经审计

的净资产比例为 6%。而披露相关事项之前，公

司已向对方支付了 230 万元的收购款项，并且办

理了湖南湘铁工程有限公司的工商变更事项，股

权已变更至公司名下。公司在《关于收购湖南湘

铁工程有限公司的公告》中披露的股权转让款项

公司于 2013 年 4 月 10 日召开

的第四届董事会第十三次会议，审

议通过了《关于终止实施湖南湘铁

工程有限公司收购项目的议案》，

终止实施湖南湘铁工程有限公司

收购项目。

序号 监管措施或处罚的情况 整改措施

支付事宜及股权过户事宜与实际情况不一致；此

外，公司在董事会尚未审议收购湖南湘铁工程有

限公司议案之前向对方支付了部分股权转让款

项，并办理了股权过户手续，违反了公司章程的

规定。

深交所中小板公司管理部要求公司董事会

充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝

上述问题的再次发生。

3

2013 年 5 月 8 日，公司收到深交所中小板

公司管理部《关于对新疆北新路桥集团股份有限

公司的监管函》（中小板监管函[2013]第 58 号），

监管函指出，公司披露的 2012 年度业绩快报中

2012 年度归属于上市公司股东的净利润与 2012

年年度报告中披露的净利润差异绝对金额为 889

万元，差异幅度为 24%。

深交所中小板公司管理部要求公司董事会

充分重视上述问题，吸取教训、及时整改，杜绝

上述问题的再次发生。

公司已于 2013 年 4 月 16 日发

布《新疆北新路桥集团股份有限公

司 2012 年度业绩快报修正公告》，

修正公告指出业绩修正快报与前

次快报披露差异的主要原因为：公

司对新增的融资租赁业务收益确

认与会计师意见存在差异，由此造

成未经审计数额与审计结论形成

差异，导致公司利润下降。

公司收到监管函后，充分重视

前述问题，开展对财务部门的整

改，提高财务人员的专业能力和业

务水准，加强会计核算工作，切实

避免类似情况的再次发生。

4

2013 年 9 月 24 日，公司收到深交所《关于

对新疆北新路桥集团股份有限公司及相关当事

人给予通报批评处分的决定》，决定指出，

2012 年 4 月 8 日，公司与控股股东新疆生产建

设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简

称“兵团建工集团”）签订《股权转让协议》（以

下简称“协议”），约定兵团建工集团收购北新

路桥所持湖南省华侨集团华侨投资有限公司（以

下简称“华侨投资”）51%股份，并在协议签订

之日起的 15 个工作日内向北新路桥偿还北新路

桥前期代华侨投资垫付工程款 6,030 万元。兵团

建工集团在协议约定期限内向北新路桥归还了

3,645 万元，北新路桥未及时督促兵团建工集团

归还剩余款项，导致兵团建工集团未在协议约定

期限内归还剩余款项，北新路桥对逾期未收回上

述款项也未履行信息披露义务。直至 2013 年 5

月 21 日，兵团建工集团方归还上述款项。

经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所

作出如下处分决定：

一、对北新路桥给予通报批评的处分；

二、对北新路桥董事长朱建国、总经理张杰、

副总经理兼董事会秘书朱胜军、副总经理郭建

新、财务总监唐飚给予通报批评的处分。

2013 年 5 月 21 日，控股股东

兵团建工集团向公司归还了剩余

的 2,384.76 万元股权转让款。公司

及时整改，加强对董事、高级管理

人员及相关业务人员的培训教育，

提高对董事会、股东大会决议执行

力度，杜绝此类事件再次发生。

5

2015 年 10 月 8 日，公司收到深交所中小板

公司管理部《关于对新疆北新路桥集团股份有限

公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第 464

号），监管关注函指出，2015 年 8 月 6 日，公

2015 年 10 月 13 日，公司在

巨潮资讯网发布《新疆北新路桥集

团股份有限公司关于深圳证券交

易所监管关注函的回复公告》（公
措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
司披露了《关于全资子公司新疆鼎源融资租赁有

限公司拟申请在新三板挂牌的公告》，公司全资

子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称

“鼎源公司”）拟改制设立股份有限公司，并在

符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况

下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。中

小板公司管理部对此表示高度关注，请公司对以

下事项进行认真自查并做出书面说明：

1、以最近一个会计年度经审计的财务报表

为依据，上市公司在鼎源公司按权益享有的净利

润、净资产占上市公司合并报表净利润、净资产

的比例；

2、鼎源公司股票挂牌转让是否涉及上市公

司核心业务和资产，是否损害上市公司核心资产

与业务的独立经营、上市公司独立上市地位和持

续盈利能力；

3、鼎源公司股票挂牌转让对鼎源公司、上

市公司及其股东利益的影响；

4、鼎源公司拟申请在新三板挂牌事项，公

司按照相关法律法规及公司章程的规定应履行

的审议程序。

告编号：临 2015-59），对深交所

关注的问题逐一进行回复。

二、公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和交易所采

取监管措施或处罚及整改情况

序号 监管措施或处罚的情况 整改措施

1

2014 年 4 月 2 日，公司副总经理段辉林收

到深交所中小板公司管理部《关于对新疆北新路

桥集团股份有限公司副总经理段辉林的监管关

注函》，监管关注函指出，公司 2013 年年报预

约披露日期为 2014 年 4 月 15 日，段辉林的配偶

郑君在公司年报披露前 30 日内，于 2014 年 3

月 31 日卖出北新路桥 2,000 股，交易金额为

11,440 元，在买卖公司股票前，也没有按照有关

规定提前以书面方式通知公司董事会秘书。

郑君的上述行为违反了深交所《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深

圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》

的相关规定。段辉林作为上市公司的高级管理人

员，未能勤勉尽责督促配偶在买卖公司股票时严

格遵守深交所业务规则，深交所中小板公司部要

求段辉林充分重视上述问题，吸取教训，及时整

改，杜绝上述问题的再次发生。

2014 年 5 月 28 日，公司董事

会签发《关于对公司高级管理人员

违规买卖公司股票行为进行处罚

的通报》，认定公司副总经理段辉

林的配偶郑君于 2014 年 3 月 31 日

通过自有账户卖出北新路桥股票

的行为构成敏感期买卖股票，且事

前未将买卖计划告知董事会秘书，

违反相关法律法规及公司管理制

度，决定对段辉林给予通报批评处

分，并处以 1,000 元罚款，并要求

公司董事、监事、高级管理人员认

真学习股票买卖相关法规，规范股

票买卖行为，杜绝类似事件发生。

2

2014 年 6 月 3 日，公司副总经理杨俊收到

深交所中小板公司管理部《关于对新疆北新路桥

集团股份有限公司副总经理杨俊违规买卖股票

的监管关注函》，监管关注函指出，杨俊于 2014

年 5 月 27 日买入公司股票 14,400 股，成交均价

7.15 元，并于 2014 年 5 月 28 日卖出公司股票

2014 年 5 月 28 日，公司董事

会签发《关于对公司高级管理人员

违规买卖公司股票行为进行处罚

的通报》，认定公司副总经理杨俊

于 2014 年 5 月 27 日至 28 日买卖

北新路桥股票的行为构成短线交

措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
4,680 股，交易均价 6.08 元，上述股票买卖行为

构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易。

深交所中小板公司管理部要求杨俊充分重

视上述问题，吸取教训，及时改正，杜绝上述问

题的再次发生。

易，且事前未将买卖计划告知董事

会秘书，违反相关法律法规及公司

管理制度，决定对杨俊给予通报批

评处分，没收交易收益 2,714.4 元，

并处以 2,000 元罚款，并要求公司

董事、监事、高级管理人员认真学

习股票买卖相关法规，规范股票买

卖行为，杜绝类似事件发生。

3

2014 年 11 月 5 日，公司第四届董事会董事

孙愚收到深交所中小板公司管理部《关于对新疆

北新路桥集团股份有限公司董事孙愚的监管函》

（中小板监管函[2014]第 133 号），监管函指出，

公司 2014 年三季报预约披露日期为 2014 年 10

月 28 日，孙愚的配偶李蔚在公司三季报披露前

30 日内，于 2014 年 10 月 15 日买入北新路桥

28,100 股，交易金额为 249,528 元。

深交所中小板公司管理部要求孙愚充分重

视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问

题的再次发生。

2014 年 11 月 6 日，公司董事

会签发《关于对公司董事配偶违规

买卖公司股票行为进行处罚的通

报》，认定公司董事孙愚的配偶李

蔚于 2014 年 10 月 15 日买入北新

路桥股票的行为构成敏感期买卖

股票，违反相关法律法规及公司管

理制度，决定对孙愚给予通报批评

处分，并处以 2,000 元罚款，并要

求公司董事、监事、高级管理人员

规范股票买卖行为，杜绝类似事件

发生。

4

2015 年 5 月 7 日，公司第五届董事会董事

长张杰、第五届董事会董事、副总经理兼董事会

秘书朱胜军收到深交所中小板公司管理部《关于

对新疆北新路桥集团股份有限公司张杰、朱胜军

的监管函》（中小板监管函[2015]第 61 号），

监管函指出，张杰、朱胜军于 2013 年 9 月受到

深交所通报批评处分，但未按规定在之后五个交

易日内向深交所报备更新后的《董事（监事、高

级管理人员）声明及承诺书》。2015 年 5 月 4

日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，提

名张杰、朱胜军为公司第五届董事会非独立董事

候选人，但未在对外披露的个人简历中说明受到

深交所通报批评处分的情况。

深交所中小板公司管理部要求张杰、朱胜军

充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的

再次发生。

2015 年 5 月 6 日，公司在巨

潮资讯网（http://www.szse.cn）发

布《新疆北新路桥集团股份有限公

司更正公告》（公告编号：临

2015-27），对公司第五届董事会

非独立董事候选人张杰、朱胜军的

个人简历补充披露受到深圳证券

交易所通报批评处分的内容；并将

张杰、朱胜军更新后的《董事（监

事、高级管理人员）声明及承诺书》

报备深交所。

除上述监管函外，公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年未收到其他

监管函、处罚决定。

特此公告。

                                   新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日

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