证券代码：002248         证券简称：华东数控           公告编号：2015-055

威海华东数控股份有限公司

关于维护股价稳定的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”、“华东数控”）针对近期证券市

场出现的非理性下跌，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认

可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司拟采取

以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、大股东增持计划及承诺不减持安排

1、公司大股东山东省高新技术创业投资有限公司（简称“山东高新投”）截止

目前持有的华东数控股票 36,649,486 股，持股比例 11.92%。山东高新投承诺自华

东数控股票交易复牌之日起 6 个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产

管理等方式增持华东数控股票，增持金额不低于人民币 1,600 万元，并承诺 6 个月

内不减持通过上述方式购买的华东数控股票。目前持有的华东数控股票自 2015 年

7 月 10 日起 6 个月内不减持。

2、公司实际控制人、控股股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金共同承诺自 2015

年 7 月 10 日起 6 个月内不减持公司股票。

3、公司大股东大连高金科技发展有限公司（简称“大连高金科技”）截止目前

持有公司股票 50,000,000 股，持股比例 16.26%，系 2014 年 3 月 4 日参与公司非公

开发行股份认购取得。与此同时，大连高金科技承诺该股票自非公开发行完成之

日起 36 个月内不上市交易或转让，锁定期至 2017 年 3 月 4 日，公司及股东方将

严格遵守承诺。

公司于 2015 年 7 月 10 日收到大连高金科技《声明函》，主要内容有：

“华东数控以筹划重大事项为由，于 2015 年 4 月 15 日开市起停牌；于 2015

年 6 月 25 日将停牌事由变更为重大资产重组并继续停牌（具体情况参见华东数控

的有关公告），截至目前，尚未有明确可行的重组方案提交董事会审议。就高金科

技（指“大连高金科技”，下同）所知，华东数控的前述重大资产重组事项存在重大

的不确定性，且高金科技对此持有异议，高金科技正在通过法律法规规定的有关

途径维护高金科技作为股东的合法权益。

高金科技作为目前华东数控单一第一大股东，希望华东数控可以合法、规范、

持续及稳定运营。高金科技特此声明，在上述有关事宜得以妥善解决、华东数控

股票复牌交易后的 6 个月内，高金科技拟增持华东数控的股份，包括但不限于以

下方式：（1）在二级市场上择机增持华东数控的股票，增持股票收购额度不少于 2

亿元人民币。高金科技届时将根据法律法规的规定履行有关信息披露程序，保证

增持行为符合法律、法规的规定。”

二、加快推进重大资产重组工作进程

2015 年 6 月 24 日经公司股东大会同意公司启动重大资产重组工作，该项工作

目前正在有序推进，公司、资产方及各中介机构工作计划缜密并协调顺利，公司

将尽快披露重大资产重组预案并申请股票交易复牌。通过重大资产重组为公司注

入优质资产，提升公司持续盈利能力，切实稳定公司股价。

三、召开投资者说明会，与投资者互动沟通

公司将择机召开投资者网络说明会，向投资者介绍大股东增持股份计划情况、

重大资产重组工作进程、公司近期生产经营情况及对公司未来发展定位分析等，

并接受投资者咨询。通过公司高层与投资者充分交流沟通，坚定投资者信心，维

护公司股价稳定。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一五年七月十五日