证券代码：300226         证券简称：上海钢联        公告编号：2015-093

上海钢联电子商务股份有限公司

关于股价稳定措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东

及董事会、高级管理人员关注到中国证券市场的非理性波动，为提振

公司广大中小投资者的信心，维稳公司股价，公司将采取以下措施：

一、公司将严格执行《关于上市公司大股东及董事、监事、高级

管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）的

相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

不通过二级市场减持本公司股份。

二、公司控股股东上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业

投资”）将根据市场变化情况，适当采取多种措施择机增持公司股票。

公司将持续关注兴业投资所增持公司股份的有关情况，及时履行信息

披露义务。

三、公司于 2015 年 7 月 2 日披露了《关于董事长、总经理增持

公司股份计划的公告》，公司董事长朱军红先生、总经理高波先生计

划自 2015 年 7 月 3 日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和

深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增

 2

持公司股份，合计增持市值不超过人民币 5,000 万元。

四、公司将继续努力，提高公司的可持续发展能力，提升公司的

投资价值。公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的质量，为投

资者提供准确的投资策略依据，进一步提升投资者关系管理水平。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

                                      董事会

                                  2015 年 7 月 13 日