证券代码：002117         证券简称：东港股份          公告编号：2014-026

东港股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展的信心以及对公司价

值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，东港股份

有限公司（以下简称“公司”）及持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员

从切实保护广大投资者利益的角度出发，促进公司可持续发展，特制定维护公司股价

稳定的方案：

一、自2015年7月9日起，未来6个月内，公司持股5%以上的股东不通过二级市场

减持公司股票，切实维护全体股东的利益。

二、公司积极与公司控股股东、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管

理人员沟通，在法律法规允许的范围内，增持公司股票。其中：公司持股5%以上的股

东—北京中嘉华信息技术有限公司承诺自2015年7月9日起增持本公司股票，增持数量

不低于100万股。

上述单位和个人承诺在增持期间及增持完成后6个月内不通过二级市场减持本公

司股票。

三、公司正在研究实施员工持股计划、股权激励计划等方案的可行性，通过建立

和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争

力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

四、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过提升公司产品的市场竞争力，

积极实施产业转型，不断提升公司业绩，用稳定增长的经营业绩回报投资者。

五、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，通过投资者联系电话、电子

邮箱、实地调研、投资者关系互动平台等形式，与投资者时刻保持真诚、紧密沟通，

努力增进彼此间的了解和信任，坚定投资者的投资信心，共同见证企业的发展壮大。

六、公司长期坚定看好中国经济发展前景，坚信中国经济长期向好趋势不变，坚

决拥护和支持政府、中国证监会等监管部门为维护资本市场稳定所采取的各项措施。

公司将在继续诚信经营、规范运作，努力强化企业自身盈利能力的同时，认真履行社

会责任，以实际行动共同维护资本市场的持续、稳定、健康发展

感谢广大投资者长期以来对本公司的信任与支持！

特此公告！

                                                东港股份有限公司

                                                  董事会

                                             2015年7月13日