证券代码：002576          证券简称：通达动力      公告编号：2015-049

江苏通达动力科技股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

近日，中国证监会向广大上市公司发出了关于维护资本市场健康稳定发展的

倡议。面对近期证券市场的波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市

场尽快恢复健康平稳状态，维护股东利益，江苏通达动力科技股份有限公司（以

下简称“公司”）将采取以下具体措施：

一、公司已于 2015 年 7 月 7 日披露 《江苏通达动力科技股份有限公司董监

高承诺不减持公司股份的公告》，公司董事、监事和高级管理人员一致承诺：基

于对公司主营业务和转型军工业务的信心，为了促进公司持续、稳定、健康发展

和维护股东利益，公司董事、监事和高级管理人员自本公告发布之日起在未来一

年内不减持所持本公司股份，并根据市场情况适时增持本公司股份。

二、公司全体上下将积极努力，做好主业的同时加倍努力做好向军工和高科

技企业转型工作，努力争取在下半年取得实质性进展。

三、若公司复牌之后股价连续十个交易日低于停牌前股价，公司将采取下述

措施维护股价稳定：公司实际控制人和高级管理人员根据市场情况择机增持，增

持数量不高于 500 万股。

四、未来公司将通过多种方式和渠道，持续加强投资者关系管理，做好投资

者沟通工作，坚定投资者信心。若公司复牌之后股价连续十个交易日低于停牌前

股价，公司将第一时间召开投资者说明会，向市场说明维护公司股价稳定的具体

方案。

公司将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日