证券代码：300310                      证券简称：宜通世纪                 公告编码:2015-045

1

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、

实际控制人童文伟、钟飞鹏、史亚洲、唐军和刘昱的通知，钟飞鹏、史亚洲、唐

军和刘昱于2015年5月27日通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持本公司

无限售条件流通股股份 6,800,000 股，占公司总股本的 2.97%。根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：

 一、股东减持情况

 1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占总股本

比例（%）

钟飞鹏 大宗交易 2015 年 5 月 27 日 37.51 1,500,000 0.66%

史亚洲 大宗交易 2015 年 5 月 27 日 37.51 1,500,000 0.66%

唐军 大宗交易 2015 年 5 月 27 日 37.51 2,650,000 1.15%

刘昱 大宗交易 2015 年 5 月 27 日 37.51 1,150,000 0.50%

合计 - - - 6,800,000 2.97%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

钟飞鹏

合计持有股份 21,793,200 9.53% 20,293,200 8.87%

其中：无限售条件股份 5,448,300 2.39% 3,948,300 1.73%

高管锁定股 16,344,900 7.14% 16,344,900 7.14%

史亚洲

合计持有股份 23,166,000 10.13% 21,666,000 9.47%

其中：无限售条件股份 5,791,500 2.53% 4,291,500 1.88%

高管锁定股 17,374,500 7.59% 17,374,500 7.59%

唐军 合计持有股份 20,420,400 8.92% 17,770,400 7.77%

其中：无限售条件股份 5,105,100 2.23% 2,455,100 1.07%

高管锁定股 15,315,300 6.69% 15,315,300 6.69%

刘昱

合计持有股份 18,876,000 8.25% 17,726,000 7.75%

其中：无限售条件股份 4,719,000 2.06% 3,569,000 1.56%

高管锁定股 14,157,000 6.19% 14,157,000 6.19%

二、其他相关说明

1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》及《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持

信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。

2、公司控股股东、实际控制人童文伟、钟飞鹏、史亚洲、唐军和刘昱关于

本次减持公司股份的计划已经进行预先披露，详情请参见公司于 2015 年 5 月 13

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控

制人股份减持计划的公告》（公告编号：2015-041）。本次减持股份的数量在该减

持计划内。

3、本次股份减持后，童文伟、钟飞鹏、史亚洲、唐军和刘昱合计持有公司

股份 102,337,600 股，占公司总股本的 44.73%，仍为公司控股股东、实际控制

人。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 27 日