证券代码：000693                   证券简称：华泽钴镍                 公告编号：2015-001

成都华泽钴镍材料股份有限公司

定向增发限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、

误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 140,099,604，占总股本比例 25.78%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2015 年 1 月 13 日。

一、定向增发相关概况

2013 年 4 月 27 日，中国证监会向成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公

司”）下发了《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股

份购买资产的批复》（证监许可[2013]612 号），核准公司向重组方发行股份购买资

产。

2013 年 8 月 31 日，公司与重组方签署《发行股份购买资产的交割协议》，各方

同意并确认以 2013 年 8 月 31 日作为拟购买资产交割日；自拟购买资产交割日起，公

司全权行使陕西华泽 100%股权对应的股东权利、承担相应的股东责任、经营风险和损

益；陕西华泽根据其公司章程在公司授权下进行管理和决策。

2013 年 9 月 12 日，公司完成了向中国登记结算有限责任公司申报公司非公开发

行新股登记的受理登记手续。

2013 年 9 月 12 日，公司就本次增发股份向中登公司提交相关登记材料，公司向

王辉、王涛、陕西飞达、鲁证投资、三角洲投资、西证股权、伟创富通、杨宝国、杨

永兴、洪金城发行的 350,798,015 股人民币普通股（A股）股份（均为有限售条件股）

的相关证券登记受理工作已完成，发行完成后上市公司总股本为 543,491,923 股。

本次发行股份的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日，即 2012 年 6 月

15 日。本公司股票自 2007 年 5 月 23 日起被深交所暂停上市，本次非公开发行股份的

发行价格以本公司停牌前合计 20 个交易日的交易均价为基础确定为 5.39 元/股。经上

市公司申请，并由深圳证券交易所审核，恢复上市日为 2014 年 1 月 10 日。

二、定向增发限售流通股上市的有关承诺及其履行情况

本次认购上市公司非公开发行股份的鲁证投资、三角洲投资、西证股权、伟创富

通、杨宝国、杨永兴以及洪金城已经出具锁定股份的承诺函，承诺其持有的上市公司

的股份自该等股份上市之日起 12 个月不进行转让，之后按照中国证监会及深交所的相

关规定执行。

三、本次限售股份可上市流通情况

1、本次定向增发限售股份可上市流通数量为 140,099,604 股；

2、本次定向增发限售股份可上市流通时间为 2015 年 1 月 13 日；

3、本次定向增发股份上市流通具体情况如下：

序号 限售股份股东 本次可上市流通股数（股）

本次可上市流通股数

占公司总股本的比例

（%）

1 鲁证创业投资有限公司 23,398,227 4.3052

2
东营市黄河三角洲投资中心

（有限合伙）
23,398,227 4.3052

3 西证股权投资有限公司 23,398,227 4.3052

4
新疆伟创富通股权投资有限合

伙企业
21,183,289 3.8976

5 杨宝国 21,183,289 3.8976

6 杨永兴 16,946,701 3.1181

7 洪金城 10,591,644 1.9488

8 合计 140,099,604 25.78

四、股本变动结构表

股份类型
本次变动前股份

（股）

本次变动股份 本次变动后股份

（股） 增加（股） 减少（股）

一、限售流通股

（或非流通股）
471,519,880 -- 140,099,604 331,420,276

01 首发后个人类

限售股
240,354,875 -- 48,721,634 191,633,241

03 首发后机构类

限售股
110,443,140 -- 91,377,970 19,065,170

05 首发前个人类

限售股
9,351,642 -- -- 9,351,642

06 首发前机构类

限售股
111,370,223 -- -- 111,370,223

二、无限售流通股 71,972,043 140,099,604 -- 212,071,647

三、股份总数 543,491,923 -- -- 543,491,923

五、备查文件

1、《国信证券股份有限公司关于成都华泽钴镍材料股份有限公司部分限售股份上

市流通的核查意见》

  特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二O一五年一月九日