证券代码：002185     证券简称：华天科技     公告编号：2014-066

天水华天科技股份有限公司关于公司控股股东

持股比例降低 5%以上的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天水华天微电子

股份有限公司（以下简称“华天微电子”）持有公司股份比例自公司股票上市之

日起至2014年12月5日由37.3563%下降至32.2549%，持股比例下降5.1015%。华天

微电子持有公司股份及权益变动情况如下：

公司股票于 2007 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。上市时总股本为

174,000,000 股，华天微电子持有公司股份 65,000,000 股，占公司股份总数的

37.3563%。

2008 年 5 月 16 日，公司实施 2007 年度资本公积转增股本方案，以总股本

174,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本增至

261,000,000 股，华天微电子持有公司股份增加至 97,500,000 股，占公司股份

总数的 37.3563%。

2009 年 5 月 25 日，公司实施 2008 年度资本公积转增股本方案，以总股本

261,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后总股本增至

287,100,000 股，华天微电子持有公司股份增加至 107,250,000 股，占公司股份

总数的 37.3563%。

2010 年 5 月 18 日，公司实施 2009 年度资本公积转增股本方案，以总股本

287,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至

373,230,000 股，华天微电子持有公司股份增加至 139,425,000 股，占公司股份

总数的 37.3563%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889 号《关于核准天水华天科技

股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2011 年 10 月 21 日，公司非公开

发行 32,900,000 股股份。发行完成后，公司总股本增至 406,130,000 股。华天
微电子未参与认购本次非公开发行股份，其持有公司股份仍为 139,425,000 股，

持股比例被动由 37.3563%降为 34.3301%。

2012 年 1 月 9 日，华天微电子通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司

股份 116,000 股，持有公司股份达到 139,541,000 股。2012 年 7 月 12 日，公司

实施 2011 年度资本公积转增股本方案，以总股本 406,130,000 股为基数，向全

体股东每 10 股转增 6 股，转增后总股本增至 649,808,000 股。华天微电子持有

公司股份增至 223,265,600 股，占公司股份总数的 34.3587%。

2012 年 7 月 13 日至 9 月 21 日期间，华天微电子通过深圳证券交易所证券

交易系统增持公司股份 1,561,920 股。本次增持后，华天微电子共持有公司股份

224,827,520 股，占公司股份总数的 34.5991%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009 号《关于核准天水华天科

技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2013 年 8 月 12

日向社会公开发行了可转换公司债券 4,610,000 张，其中华天微电子共计配售

1,595,016 张，占本次发行总量的 34.5990%。公司发行的可转换公司债券于 2013

年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市，证券简称“华天转债”，证券代码“128003”。

2013 年 8 月 30 日至 2014 年 2 月 13 日期间，华天微电子通过深圳证券交易所交

易系统出售其所持有的全部“华天转债”1,595,016 张，占“华天转债”总量的

34.5990%。

“华天转债”于 2014 年 2 月 17 日起开始转股。公司股票自 2014 年 9 月 5

日至 2014 年 10 月 24 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低

于当期转股价格（9.74 元/股）的 130%（12.662 元/股），触发公司《公开发行

可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事会第

十三次会议审议通过，公司决定行使“华天转债”赎回权。“华天转债”赎回日

为 2014 年 11 月 28日。截至“华天转债”赎回日，“华天转债”累计转股 47,226,673

股，公司总股本由转股前的 649,808,000 股增至 697,034,673 股。华天微电子持

有公司股份 224,827,520 股，总股本增加导致华天微电子持股比例被动由

34.5991%降至 32.2549%。

截至本公告披露日，华天微电子共持有公司224,827,520股股份，均为无限

售流通股，占公司股份总数的32.2549%，仍为公司控股股东。华天微电子共质押
其持有的公司股份3,000,000股，占公司股份总数的0.4304%。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日