证券简称：S*ST 恒立       证券代码：000622      公告编号： 2012-30

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

关于暂停上市期间工作进展情况公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2007 年 4 月 28 日公布《2006 年年度报告》，2007 年 5 月 11 日向

深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，2007年 5月 17日收到深

圳证券交易所公司部函[2007]第 20 号《关于同意受理岳阳恒立冷气设备股份有

限公司恢复股票上市申请的函》，深圳证券交易所已于 2007 年 5 月 18 日正式受

理本公司关于恢复股票上市的申请。

2007 年 6 月初，公司收到深圳证券交易所的函，要求公司及恢复上市保荐

代表人就公司赢利能力的持续性、稳定性进一步提供补充分析材料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.15 条规定，

深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否

核准本公司恢复上市申请的决定（补充提供材料期间不计入上述期限内）。

2008 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票的申请未获得中国证券监督管理委

员会发行审核委员会审核通过。

2011年 8月，公司发布了大股东揭阳市中萃房产开发有限公司与深圳傲盛

霞实业有限公司关于岳阳恒立的股权转让协议公告，深圳傲盛霞实业有限公司成

为公司潜在股东（由于股改政策限制，暂无法完成过户）即开始推动公司股改以

及恢复持续经营能力的相关工作。公司目前正在积极筹备股改，拟借助股改注入

一定的资金及经营性资产消除历史债务负担、改善公司资产质量、恢复并提高公

司持续经营能力。如股改完成，将采取合理方式，加快优质资产的引进，进一步

增强持续经营能力，争取早日恢复上市交易。此系列事项均为公司下阶段工作计

划，相关工作目前处于筹备当中，公司将根据事项进展及时予以公告。

2012年 6月 28，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易主

板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据改方案，本公司属于 2012年 1

月 1 月之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在 2012 年 12 月 31 日之前对

本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至 2012 年 12 月 31

日未核准公司股票恢复上市，公司股票将将被终止上市。

本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2012 年 9月 3日

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