证券代码：002185    证券简称：华天科技    公告编号：2012-030

天水华天科技股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

近几日，多家媒体和网络上出现了“上半年 422 家公司遭高管减持”、“上半

年 422 家公司遭高管减持，套现达 386 亿”等报道，其中对天水华天科技股份有

限公司（以下简称“公司”或“华天科技”）的报道是“华天科技被 17 位高管减

持 43 次”，报道中对公司高级管理人员 2012 年上半年减持公司股份的描述与事

实不符，给公司造成了不良影响，引起投资者误解，来电咨询情况。

二、澄清说明

经核实，2012 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人

员、控股股东和实际控制人及其关联自然人没有减持公司股份行为，而实际情况

是 2012 年上半年公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人及其

关联自然人共累计增持公司股份 50.3239 万股，上述各方增持公司股份情况如

下：

1、2012 年 1 月 9 日，公司控股股东通过深圳证券交易所证券交易系统首次

增持公司股份 11.60 万股，并且公司控股股东及实际控制人计划自首次增持日起

12 个月内，增持公司股份不低于 200.00 万股（含本次已增持股份在内），增持

比例不超过公司总股本的 2%，具体情况详见公司 2012-001 号、2012-002 号公告。

2、2012 年 2 月 7 日至 9日，公司部分董事、监事、高级管理人员通过深圳

证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 20.4139 万股，并预计在本次增持日

起的 6个月内累计购买公司股份数量为 20.4139 万股至 90.00 万股（含本次已增

持股份在内）；同时，公司部分实际控制人及其关联自然人累计增持公司股份

4.17 万股。上述各方共累计增持公司股份 24.5839 万股，具体情况详见公司

2012-004 号公告。

3、2012 年 3 月 16 日、5月 23 日至 24 日，公司部分董事、监事、高级管理

http://finance.china.com/html/chinakj/

人员、实际控制人累计增持公司股份 14.14 万股。

4、截至本公告披露日，公司部分董事、监事、高级管理人员、控股股东、

实际控制人及其关联人累计增持公司股份 50.3239 万股，且无减持行为。

5、公司控股股东及实际控制人后续将严格按照已披露的增持计划，继续增

持公司股份，累计增持数量不低于 200.00 万股，增持比例不超过公司总股本的

2%。公司控股股东及实际控制人承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场

减持其所持有的公司股份。

三、其他说明及提示

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证

券时报》，所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月九日

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