证券代码：300226         证券简称：上海钢联        公告编号：2012-027

上海钢联电子商务股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次可解除限售股份数量为9,890,000股，占总股本的12.36%；

实际可上市流通数量为8,855,000股，占总股本的11.07%。

2、本次限售股份上市流通日为2012年6月8日。

一、公司首次公开发行和股本变更情况

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“公

司”）首次公开发行前已发行股份数为30,000,000股。经中国证券监

督管理委员会证监许可[2011]734号文《关于核准上海钢联电子商务

股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司

首次公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股发行价为人

民币23.00元，并于2011年6月8日在深圳证券交易所创业板上市，上

市后总股本为40,000,000股。其中，公司首次公开发行中网上定价发

行的8,000,000股股票已于2011年6月8日起上市流通，网下向询价对象

配售的2,000,000股股票已于2011年9月8日起上市流通。

2012年4月19日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了

《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，即以总股本

40,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派1元人民币现

金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送

（转）股40,000,000股。2012年4月27日，公司实施了上述方案，总股

本由40,000,000股增至80,000,000股。

截至本公告日，公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件股

份数量为60,000,000股，占公司总股本的75%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告

书》中承诺情况如下：

本次申请解除股份限售的股东中，夏晓坤、陈卫斌作为股份公司

董事、监事或高级管理人员承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职

期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十

五，离职后半年内不转让其所持的公司股份。

与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属关系的自然人股东李

凌云（夏晓坤配偶）承诺：自上述股份锁定期满后，在夏晓坤任职期

间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，

在夏晓坤离职后半年内不转让其所持的公司股份。

本次申请解除股份限售其他自然人股东承诺，自股份公司股票在
证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已

直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

本次申请解除股份限售的股东陈杰经2012年3月27日第二届董事

会第十一次会议，2012年4月19日公司2011年年度股东大会审议通过，

被聘任为第二届监事会监事；俞连贵经2012年3月27日第二届董事会

第十一次会议审议通过，被聘任为副总经理。作为公司监事、高级管

理人员，陈杰与俞连贵承诺：自所持股份锁定期满后，在其任职期间

每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离

职后半年内不转让其所持的公司股份。

2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上

述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

三、资金占用与违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的

情形，公司也未对其进行任何担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2012年6月8日。

2、本次可解除限售股份数量为9,890,000股，占总股本的12.36%；

实际可上市流通数量为8,855,000股，占总股本的11.07%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计122人，其中自然人股

东122人，法人股东0人。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序

号
股东名称

所持限售股

份总数（股）

本次解除限

售数量（股）

本次实际可

上市流通数

量（股）

备注

1 肖国树 3,000,000  3,000,000  3,000,000

2 俞连贵 420,000  420,000  105,000  副总经理

3 汪建华 400,000  400,000  400,000

4 陈杰 400,000  400,000  100,000  监事

5 白睿 310,000  310,000  310,000

6 陈卫斌 300,000  300,000  75,000  副总经理

7 邹梅芳 300,000  300,000  300,000

8 宋红彬 260,000  260,000  260,000

9 夏晓坤 260,000  260,000  65,000  监事

10 祁超 160,000  160,000  160,000

11 陈娟 160,000  160,000  160,000

12 唐莉莉 140,000  140,000  140,000

13 袁晓颖 140,000  140,000  140,000

14 王新斌 120,000  120,000  120,000

15 曾节胜 100,000  100,000  100,000

16 俞莉萍 100,000  100,000  100,000

17 张利民 100,000  100,000  100,000

18 黄承欣 100,000  100,000  100,000

19 叶丹 100,000  100,000  100,000

20 温晓红 100,000  100,000  100,000

21 任竹倩 100,000  100,000  100,000

22 黄河 100,000  100,000  100,000

23 张金芳 100,000  100,000  100,000

24 高波 100,000  100,000  100,000

25 张峰 100,000  100,000  100,000

26 王素娟 80,000  80,000  80,000

27 马小平 80,000  80,000  80,000

28 袁波 80,000  80,000  80,000

29 郁妃 80,000  80,000  80,000

30 任莉莉 60,000  60,000  60,000

31 倪文玮 60,000  60,000  60,000

32 牛春磊 50,000  50,000  50,000

33 胡晓巍 40,000  40,000  40,000

34 徐赛珠 40,000  40,000  40,000

35 江波 40,000  40,000  40,000

36 刘洪成 40,000  40,000  40,000

37 魏增敏 40,000  40,000  40,000

38 张志永 40,000  40,000  40,000

39 尹美英 40,000  40,000  40,000

40 李占纲 40,000  40,000  40,000

41 刘静 40,000  40,000  40,000

42 王玲玲 40,000  40,000  40,000

43 陈旭阳 40,000  40,000  40,000

44 张铁山 40,000  40,000  40,000

45 朱喜安 40,000  40,000  40,000

46 陈跃进 40,000  40,000  40,000

47 朱燕娟 40,000  40,000  40,000

48 顾敏华 40,000  40,000  40,000

49 傅正伟 40,000  40,000  40,000

50 徐彬 40,000  40,000  40,000

51 刘岩 40,000  40,000  40,000

52 王春花 40,000  40,000  40,000

53 李记红 40,000  40,000  40,000

54 李喆 40,000  40,000  40,000

55 李凌云 40,000  10,000  10,000  监事近亲属

56 张王军 40,000  40,000  40,000

57 凌芳 40,000  40,000  40,000

58 王旌宇 40,000  40,000  40,000

59 王战捷 30,000  30,000  30,000

60 丁钰 30,000  30,000  30,000

61 张保杰 30,000  30,000  30,000

62 施小芳 30,000  30,000  30,000

63 孙亚琼 20,000  20,000  20,000

64 朱西 20,000  20,000  20,000

65 任琛 20,000  20,000  20,000

66 姚永祥 20,000  20,000  20,000

67 曾莉芳 20,000  20,000  20,000

68 孙辉 20,000  20,000  20,000

69 李佩花 20,000  20,000  20,000

70 雷小荣 20,000  20,000  20,000

71 张增 20,000  20,000  20,000

72 杨幼平 20,000  20,000  20,000

73 张超 20,000  20,000  20,000

74 潘卫华 20,000  20,000  20,000

75 王院霞 20,000  20,000  20,000

76 张端 20,000  20,000  20,000

77 周炜 20,000  20,000  20,000

78 耿娟 20,000  20,000  20,000

79 胡国俊 20,000  20,000  20,000

80 盛春强 20,000  20,000  20,000

81 张洁敏 20,000  20,000  20,000

82 陈汉民 20,000  20,000  20,000

83 李吉民 10,000  10,000  10,000

84 封挺飞 10,000  10,000  10,000

85 贾艳红 10,000  10,000  10,000

86 董思红 10,000  10,000  10,000

87 王宇 10,000  10,000  10,000

88 张红柳 10,000  10,000  10,000

89 孙楠 10,000  10,000  10,000

90 张艳菊 10,000  10,000  10,000

91 周永健 10,000  10,000  10,000

92 梁迎涛 10,000  10,000  10,000

93 汤书丹 10,000  10,000  10,000

94 李佩燕 10,000  10,000  10,000

95 蔡胜 10,000  10,000  10,000

96 张喆懿 10,000  10,000  10,000

97 张勇 10,000  10,000  10,000

98 薄斐 10,000  10,000  10,000

99 王斐 10,000  10,000  10,000

100 虞祎萍 10,000  10,000  10,000

101 彭蓉 10,000  10,000  10,000

102 张烨 10,000  10,000  10,000

103 徐寅啸 10,000  10,000  10,000

104 徐容香 10,000  10,000  10,000

105 吴凤贞 10,000  10,000  10,000

106 倪禕 10,000  10,000  10,000

107 沈烽 10,000  10,000  10,000

108 彭丽芳 10,000  10,000  10,000

109 王佩佩 10,000  10,000  10,000

110 杨飞 10,000  10,000  10,000

111 叶勤 10,000  10,000  10,000

112 徐莹 10,000  10,000  10,000

113 李妍妍 10,000  10,000  10,000

114 黄佳音 10,000  10,000  10,000

115 张锦秀 10,000  10,000  10,000

116 徐金炯 10,000  10,000  10,000

117 邹娜 10,000  10,000  10,000

118 张仓 10,000  10,000  10,000

119 吴忠炳 10,000  10,000  10,000

120 查佐栋 10,000  10,000  10,000

121 王彦 10,000  10,000  10,000

122 钱文彬 10,000  10,000  10,000

 合计 9,920,000  9,890,000  8,855,000

5、本次申请解除限售股份的股东所持有的公司股份均不存在质

押和冻结情形。

四、股本变动情况表

单位：股

 本次变动前 本次变动增减 本次变动后

 数量 比例(%) 增加 减少 数量 比例(%)

一、有限售条件股份
60,000,0

00
75.00%

9,890,00

0

50,110,0

00
62.64%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股
60,000,0

00
75.00%

9,890,00

0

50,110,0

00
62.64%

其中：境内非国有法人

持股

31,750,0

00
39.69%

31,750,0

00
39.69%

境内自然人持股
28,250,0

00
35.31%

9,890,00

0

18,360,0

00
22.95%

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份
20,000,0

00
25.00%

9,890,00

0

29,890,0

00
37.36%

1、人民币普通股
20,000,0

00
25.00%

9,890,00

0

29,890,0

00
37.36%

2、境内上市的外资股

4、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数
80,000,0

00
100.00%

80,000,0

00
100.00%

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

                               董事会

                               2012 年 6 月 1 日