股票代码：000805         股票简称：*ST 炎黄        公告编号：2012-036

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于暂停上市期间工作进展情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007 年 5 月

11日，公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年 5 月 18日，深

圳证券交易所正式受理本公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善

恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、关于公司稳定方面

在各级部门的支持协助和董事会的努力下，公司顺利完成了股权分置改革。

公司不断完善内部管理制度，明确董事会、监事会和经营层的职责分工、进一步

提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的责任意识和风险控制意识，不

断改进和提高公司治理水平，通过不断加强和完善内部管理体制建设，建立健全

各项内部管理制度，增强了员工信心，稳定了职工队伍。

1、关于股权分置改革

2009 年 1 月 19 日，公司 2009 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议

通过公司股权分置改革方案，2009年 2月 25 日，公司股权分置改革股份变更登

记完成，公司股票简称由 S*ST炎黄变更为*ST 炎黄。

2、关于资产处置

2010 年第一次临时股东大会审议通过了土地收储事宜，公司与常州土地储

备中心签署相关协议。该交易达成后，公司可从土地收储中心收取 13,354 万元

的补偿款。本次交易以江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字（2010）第

004号评估报告报告为基础，参照市场价格与土地收储中心协商确定的意向性收

储价格，并按规定履行了相关程序，不存在损害其他股东的利益。2010 年 12 月

31 日，公司与常州市土地收购储备中心签署了地块交接手续，2011 年 5 月 4 日，

公司到常州市房产登记中心办理了相关权属证件的过户手续，土地收储事宜已履

行完毕。

3、关于债务豁免

2011 年 9 月公司与常州工业投资公司（常州工业投资公司系常州市经信委

所属的国有投资管理公司）签订了《债务豁免协议》，常州工业投资公司豁免了

本公司为解决原常州金狮股份有限公司职工工资和生活费等费用的专项借款

2170 万元的还款责任及该等债权引起的其他权利。本次债务豁免后，公司债务

将减少，增加当期损益，2011年公司实现盈利。

4、关于重大资产重组

2012年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（2012-006

号），公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与山东鲁地投资控股有限公司的

重大资产重组事宜已达成初步意向。目前，具体方案正在进一步协商中，相关方

案确定后，将尽快提交公司董事会、股东大会审议。公司将根据工作的进展情况，

及时履行信息披露义务。

二、风险提示

1、公司重大资产重组工作尚未完成，主营业务尚未恢复，本公司的持续经

营能力存在重大不确定性。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.2.17 条规定，深圳证券交易

所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司

股票恢复上市申请的决定。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证

券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

                                        二零一二年五月三日