富安娜 FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2012）

证券代码：002327       证券简称：富安娜           公告编号： 2012-058

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 120,120,000 股，占公司总股本的 74.76%。

 2、本次限售股份上市流通日为 2012年 12月 31日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1316号”文核准，深圳市富

安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普

通股（A股）股票26,000,000股（每股面值1元），其中网下配售数量为5200,000

股，网上发行20,800,000股，并于2009年12月30日在深圳证券交易所中小企业板

上市。公司首次公开发行前股本为77,000,000股，发行上市后总股本变为

103,000,000股。

根据2010年5月19日公司股东大会审议通过的2009年度利润分配方案,以

2009年12月31日公司的总股本103,000,000股为基数,以资本公积向全体股东转

增股本，每10股转增3股,转增后公司总股本增至133,900,000股。

根据 2012年 4 月 19日公司股东大会审议通过的 2011年度利润分配方案，

以 2011 年 12 月 31 日公司的总股本 133,900,000 股为基数，以资本公积向全体

股东每 10股转增 2 股，转增后公司总股本增至 160,680,000股。

截至本公告日，公司总股本 160,680,000 股，其中有限售条件股份

120,120,000股，无限售条件流通股 40,560,000 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.股东承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上

市公告书》及《公司章程》，本次申请解除股份限售股东作出如下承诺：

（1）控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺：自公司股票上市之日起 36 个月

内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的

股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公

司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在

申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占

其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

（2）、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梅连清（已离任）、明春

（已离任）、龙英妮（已离任）、台建树、韦银瑞、胡振超在《首次公开发行股票

并上市招股说明书》中承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或

者委托他人管理其持有的本公司股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每

年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，

不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所

挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

（3）担任公司监事的股东伍云华（已离任）、何雪晴于 2010年 2月 8日和

肖林春于 2011 年 2 月 11 日分别承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，

不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份。承诺期限届满后，其在本公司任

职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后

半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证

券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百

分之五十。

（4）、上市前公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 36个月内不转让

或者委托他人管理其所持有的本公司股份。

2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公

司不存在对其违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次解除限售股份的上市流通日为 2012年 12月 31日。

2．本次解除限售的股份数量为 120,120,000 股，占公司总股本的 74.76%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数为 113人。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序

号

股东

全称

所持限售股份

总数（股）

本次解除限

售数量（股）

本次实际可上

市 流 通 数 量

（股）

备注

1 许胜辉 31,200 31,200 31,200

2 赵永建 31,200 31,200 31,200

3 蒋陆安 312,000 312,000 312,000

4 赵晨阳 31,200 31,200 31,200

5 付磊 37,908 37,908 37,908

6 白华颖 68,796 68,796 68,796

7 胡江 46,800 46,800 46,800

8 杨金荣 218,400 218,400 218,400

9 林国义 234,000 234,000 234,000

10 李建军 85,956 85,956 85,956

11 张清慧 104,676 104,676 104,676

12 吴良宝 71,604 71,604 71,604

13 台建树 312,780 312,780 78,195 现任监事

14 康艳 71,604 71,604 71,604

15 崔立军 256,464 256,464 256,464

16 孔令军 139,308 139,308 139,308

17 王凡 132,756 132,756 132,756

18 何雪晴 325,416 325,416 81,354 现任监事

19 邓红梅 82,524 82,524 82,524

20 林国芳 65,028,600 65,028,600 16,257,150 现任董事

21 耿红军 119,808 119,808 119,808

22 胡振超 393,120 393,120 98,280 现任高管

23 颜义平 39,780 39,780 39,780

24 刘新华 39,000 39,000 39,000

25 彭奕 66,768 66,768 66,768

26 吴文彬 46,800 46,800 46,800

27 黄华东 57,876 57,876 57,876

28 杨金玲 31,200 31,200 31,200

29 肖国良 39,000 39,000 39,000

30 雷天兰 31,200 31,200 31,200

31 陈国萍 271,284 271,284 271,284

32 王振武 78,000 78,000 78,000

33 肖林春 309,816 309,816 77,454 现任监事

34 周卫忠 207,168 207,168 207,168

35 赵晓燕 31,200 31,200 31,200

36 黎仕州 31,200 31,200 31,200

37 徐庆贤 104,676 104,676 104,676

38 周涟兵 81,120 81,120 81,120

39 谢昌桂 46,800 46,800 46,800

40 赵渝 99,840 99,840 99,840

41 李贞发 46,800 46,800 46,800

序

号

股东

全称

所持限售股份

总数（股）

本次解除限

售数量（股）

本次实际可上

市 流 通 数 量

（股）

备注

42 吴坚 256,464 256,464 256,464

43 施建平 6,552,000 6,552,000 6,552,000

44 刘刚强 53,040 53,040 53,040

45 张羡文 79,560 79,560 79,560

46 闫爱兵 104,988 104,988 104,988

47 毛善平 46,800 46,800 46,800

48 杨波 31,200 31,200 31,200

49 常明玉 31,200 31,200 31,200

50 孟蓉蓉 46,800 46,800 46,800

51 杨飞 31,200 31,200 31,200

52 范长录 31,200 31,200 31,200

53 吴滔 46,800 46,800 46,800

54 韦银瑞 482,976 482,976 120,744 现任高管

55 孙芜 66,924 66,924 66,924

56 杨海艳 46,800 46,800 46,800

57 龙英妮 39,000 39,000 39,000 离任监事

58 彭鑫 43,212 43,212 43,212

59 陈国高 109,200 109,200 109,200

60 彭明 60,684 60,684 60,684

61 侯红霞 31,200 31,200 31,200

62 钱鸣镝 78,000 78,000 78,000

63 汤素萍 63,804 63,804 63,804

64 林清萍 177,060 177,060 177,060

65 伍云华 126,672 126,672 126,672 离任监事

66 梅连清 543,816 543,816 271,908 离任董事

67 李尉 31,200 31,200 31,200

68 张黎 53,664 53,664 53,664

69 何小波 56,160 56,160 56,160

70 莫伟华 31,200 31,200 31,200

71 潘登 31,200 31,200 31,200

72 王剑平 39,000 39,000 39,000

73 杨建兵 56,160 56,160 56,160

74 李斌 67,080 67,080 67,080

75 唐彬 80,808 80,808 80,808

76 武健 92,508 92,508 92,508

77 刘少明 31,200 31,200 31,200

78 明春 62,556 62,556 62,556 离任监事

79 郑娜 46,800 46,800 46,800

80 李红 99,840 99,840 99,840

81 孙波 31,200 31,200 19,200 司法冻结

82 张健强 31,200 31,200 31,200

注：

（1）前任监事明春、龙英妮离任日期为 2010 年 2 月 8 日，迄今已超过十

八个月，其所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的 100%。

（2）前任监事伍云华离任日期为 2011 年 1月 19日，迄今已超过十八个月，

序

号

股东

全称

所持限售股份

总数（股）

本次解除限

售数量（股）

本次实际可上

市 流 通 数 量

（股）

备注

83 陈昆 78,000 78,000 78,000

84 韩小兵 46,800 46,800 46,800

85 陈三妹 68,640 68,640 68,640

86 荆建忠 79,560 79,560 79,560

87 庄有为 93,600 93,600 93,600

88 王震时 34,320 34,320 34,320

89 潘曼玲 156,000 156,000 156,000

90 陈永胜 43,212 43,212 43,212

91 双强正 176,904 176,904 176,904

92 杨克斌 62,400 62,400 62,400

93 余松恩 572,052 572,052 572,052

94 牟方亮 46,800 46,800 46,800

95 张彬 79,560 79,560 79,560

96 张梅 39,000 39,000 39,000

97 余应梓 101,400 101,400 101,400

98 卢永红 31,200 31,200 31,200

99 杨志刚 31,200 31,200 31,200

100 孙文君 31,200 31,200 31,200

101 冯增强 66,924 66,924 66,924

102 陈国红 35,238,840 35,238,840 8,809,710 现任董事

103 阳建忠 39,936 39,936 39,936

104 屈景晨 67,392 67,392 67,392

105 周西川 115,908 115,908 115,908

106 柯凡 2,380,560 2,380,560 2,380,560

107 王刚 31,200 31,200 31,200

108 刘春祥 62,400 62,400 62,400

109 曹琳 82,992 82,992 82,992

110 姜波 39,000 39,000 39,000

111 陈谨 156,000 156,000 156,000

112 谭珍 31,200 31,200 31,200

113 张小辉 217,776 217,776 217,776

合计 120,120,000 120,120,000 43,267,431

其所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的 100%。

(3)前任董事梅连清离任日期为 2011 年 11 月 19 日，迄今已超过六个月，

但未超过十八个月，其所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总

数的 50%。

（4）现任董事林国芳、现任董事陈国红、现任监事肖林春、现任监事何雪

晴、现任监事台建树、现任高管韦银瑞、现任高管胡振超所持股份本次实际可上

市流通数量为其所持有公司股份总数的 25%。

（5）公司本次申请解除限售的股份持有人孙波所持 12,000 股限售股于

2011 年 1 月 7 日和 2012 年 5 月 10 日先后被江苏省盱眙县人民法院司法冻结；

除此之外，本次申请解除限售的其他股份持有人持有的限售股份不存在质押、冻

结的情况。

四、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二○一二年十二月二十八日