证券代码：688225         证券简称：亚信安全        公告编号：2025-016

亚信安全科技股份有限公司

关于股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 本次股份减持计划前股东持股的基本情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东南京安融企业管理合

伙企业（有限合伙）（以下简称“南京安融”）持有公司股份 11,259,494 股，占

公司总股本的 2.81%；南京安宸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南

京安宸”）持有公司股份 9,380,250 股，占公司总股本的 2.35%；广州亚信铭安

投资中心（有限合伙）（以下简称“广州铭安”）持有公司股份 10,159,154 股，

占公司总股本的 2.54%；广州亚信安宇投资中心（有限合伙）（以下简称“广州

安宇”）持有公司股份 4,955,642 股，占公司总股本的 1.24%；天津亚信毅信技

术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津毅信”）持有公司股份 2,601,741

股，占公司总股本的 0.65%，上述股东合计持有公司股票 38,356,281 股，占公

司总股本的 9.59%。南京安融、南京安宸、广州铭安、广州安宇、天津毅信的普

通合伙人均为公司董事长何政先生控制的主体，为一致行动人。上述股份来源于

公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2023年 2月 9日解除限售并上市流通。

 减持计划的实施结果情况

1、公司于 2024 年 12月 27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了

《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-086），南京安融、南京安宸、

广州铭安、广州安宇、天津毅信拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股

份数量不超过 8,150,000 股，即不超过公司总股本的 2.04%。其中，通过集中竞

价方式减持公司股份合计不超过 4,000,100 股，即不超过公司总股本的 1.00%；

2

通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,149,900股，即不超过公司总股本

的 1.04%。减持期限为自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内实施。若

减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、

除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。上述主体中的公司实际控制人、董

事、监事、高级管理人员有限合伙人不参与本次减持计划。

2、公司于 2025 年 3月 14日收到南京安融、南京安宸、广州安宇、广州铭

安、天津毅信出具的《告知函》，2025年 1 月 21日至 2025年 3月 14日，南京

安融、南京安宸、广州安宇、广州铭安、亚信毅信通过集中竞价交易及大宗交易

方式合计减持公司股份 8,096,821股，减持比例为 2.02%；其中，通过集中竞价

交易方式合计减持 3,995,913股，减持比例为 0.9990%；通过大宗交易方式合计

减持 4,100,908 股，减持比例为 1.0252%。

截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

南京安融 5%以下股东 11,259,494 2.81% IPO前取得：11,259,494股

南京安宸 5%以下股东 9,380,250 2.35% IPO前取得：9,380,250股

广州铭安 5%以下股东 10,159,154 2.54% IPO前取得：10,159,154股

广州安宇 5%以下股东 4,955,642 1.24% IPO前取得：4,955,642股

天津毅信 5%以下股东 2,601,741 0.65% IPO前取得：2,601,741股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持有数量（股） 持有比例 一致行动关系形成原因

第一组

南京安融 11,259,494 2.81%

其普通合伙人均为公司董事长

何政先生控制的主体，构成一致

行动人关系

南京安宸 9,380,250 2.35%

广州铭安 10,159,154 2.54%

广州安宇 4,955,642 1.24%

天津毅信 2,601,741 0.65%

合计 38,356,281 9.59% —

注 1：上述主体中的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有限合伙人均不参与

本次减持计划，且其间接持股数量、持股比例在本次减持前后均不会发生变化，不涉及控股

股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况。

注 2：股东南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙）、南京亚信君信企业管理中心（有

限合伙）、南京亚信信智企业管理中心（有限合伙）、南京亚信合信企业管理中心（有限合伙）、

南京亚信信宇企业管理中心（有限合伙）、南京亚信信宁企业管理中心（有限合伙）、南京亚

信信雅企业管理中心（有限合伙）、南京亚信信达企业管理中心（有限合伙）、亚信践信企业

管理中心（有限合伙）、南京亚信新信企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人亦为公司董

事长何政先生控制的主体，与本次 5家减持主体构成一致行动人关系。

注 3：上述持股比例为披露减持计划公告时股东的持股比例。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持有数

量（股）

当前持有

比例

南京安融 449,715 0.11%
2025/1/21～

2025/3/14

集中竞价交

易、大宗交易
19.52－24.37 9,908,704.15 已完成 10,809,779 2.70%

南京安宸 4,157,130 1.04%
2025/1/21～

2025/3/14

集中竞价交

易、大宗交易
19.47－24.40 92,752,851.82 已完成 5,223,120 1.31%

广州铭安 686,531 0.17%
2025/1/21～

2025/3/14

集中竞价交

易、大宗交易
19.52－24.36 15,256,982.15 已完成 9,472,623 2.37%

广州安宇 2,430,624 0.61%
2025/1/21～

2025/3/14

集中竞价交

易、大宗交易
19.50－24.37 54,522,698.58 已完成 2,525,018 0.63%

天津毅信 372,821 0.09%
2025/1/21～

2025/3/14

集中竞价交

易、大宗交易
21.77－22.52 8,289,492.59 已完成 2,228,920 0.56%

注：减持总金额为成交金额，未扣除相关交易费用及税费等。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025 年 3月 15日 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