证券代码：603031       股票简称：安孚科技       编号：2025-011

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及控股股东、5%以上股东权

益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次权益变动基本情况

安徽安孚电池科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司”、（ 安孚科技”）拟以

发行股份及支付现金的方式收购安徽安孚能源科技有限公司 31%的股权，并募

集配套资金 以下简称 本次交易”）。

本次权益变动原因为：1、在不考虑募集配套资金的情况下，因本次交易中

公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价，将导致公司原股东的持股比例被动

稀释；2、根据调整后的交易方案，本次发行股份购买资产的发行对象将对应取

得公司新增股份，发行对象之一宁波九格众蓝股权投资合伙企业（ 有限合伙）（ 以

下简称（ 九格众蓝”）与深圳市前海荣耀资本管理有限公司（ 以下简称（ 前海荣

耀”）签署了《一致行动协议》，前海荣耀及其一致行动人合计持股比例增加。

具体情况如下：

2025年 2月 26日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了（《关于

<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 草案） 二

次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次发行股份购买资产的股份发行价格以公司第四届董事会第三十五次会

议决议公告日前 20 个交易日股票均价作为市场参考价，最终确定发行价格为

34.81 元/股，定价基准日后公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案已

经实施，发行价格相应调整为 23.70元/股。按照发行价格 23.70元/股计算，本次

发行股份购买资产拟发行股份数量为 40,588,620股，在不考虑募集配套资金的情

况下，本次交易完成后公司总股本预计为 251,708,620 股，占发行后上市公司总

股本的比例为 16.13%。本次向交易对方发行股份数量的具体情况如下：

序号 名称 股份支付对价金额 万元） 发行股份数量 股）

1 九格众蓝 62,534.25 26,385,760

2 袁莉 21,193.83 8,942,542

3 张萍 6,233.48 2,630,159

4 钱树良 6,233.48 2,630,159

合计 96,195.03 40,588,620

最终发行的股份数量以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的股份

数量为准。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若公司发生派

息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产

的发行价格及发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

本次配套募集资金发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股或转增股本

等除息、除权事项，将相应调整本次配套融资的发行数量。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动前，公司控股股东前海荣耀及其一致行动人合肥荣新股权投资

基金合伙企业（ 有限合伙）（ 以下简称（ 合肥荣新”）合计控制公司 23.05%的表

决权。根据（《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议，上市公司拟

向九格众蓝定向发行 26,385,760股股份作为标的资产交易对价，占上市公司发行

股份及支付现金购买资产实施后总股本 10.48%。根据 2025年 2月 26日前海荣

耀与九格众蓝签署的（《一致行动协议》，本次权益变动后公司控股股东前海荣耀

及其一致行动人将合计拥有公司 29.82%表决权，因此公司的控股股东不变。

本次权益变动后，公司的实际控制人仍然为袁永刚先生、王文娟女士。

三、本次权益变动前后公司 5%以上股东持股情况

本次交易完成前后，公司主要股东持股变化具体如下：

序号 股东名称
本次交易前

本次交易后

 不考虑募集配套资金）

持股数量 持股比例 持股数量 持股比例

1 深圳荣耀 22,732,868 10.77% 22,732,868 9.03%

2 合肥荣新 20,852,160 9.88% 20,852,160 8.28%

合计持有 43,585,028 20.64% 43,585,028 17.32%

3 秦大乾 5,083,120 2.41% 5,083,120 2.02%

4 九格众蓝 - - 26,385,760 10.48%

合计控制 48,668,148  23.05% 75,053,908 29.82%

5
福建南平大丰电器

有限公司
16,240,000 7.69% 16,240,000 6.45%

6
本次交易前其他股

东
146,211,852 69.26% 146,211,852 58.09%

7 袁莉 - - 8,942,542 3.55%

8 张萍 - - 2,630,159 1.04%

9 钱树良 - - 2,630,159 1.04%

合计 211,120,000 100.00% 251,708,620 100.00%

注：1、上表内发行股份购买资产前各股东持股数量、持股比例为截至本公告披露日数

据；2、合计数出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

上表未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响。

四、其他事项

根据（《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动

相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

本次交易尚需有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存

在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司披露的（《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（ 草案）（ 二次修订稿）》中对本次交易的有

关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读上述报告书（ 草案）（ 二次修订稿）中

相关风险提示内容。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025年 2月 27日