证券代码：603327        证券简称：福蓉科技       公告编号：2025-002

转债代码：113672        转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

董事、高级管理人员减持时间届满及减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司董事长张景忠先生持有公司股份2,422,235股，

占公司总股本的0.3249%；董事兼总经理胡俊强先生持有公司股份1,851,305股，

占公司总股本的 0.2483%；常务副总经理何毅先生持有公司股份 847,791 股，占

公司总股本的 0.1137%；副总经理彭昌华先生持有公司股份 1,574,473 股，占公

司总股本的 0.2112%；财务总监肖学东先生持有公司股份 1,453,343 股，占公司

总股本的 0.1949%；董事会秘书黄卫先生持有公司股份 1,937,789 股，占公司总

股本的 0.2599%。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2024 年 10 月 1 日披露了《四川福蓉科技股份公司董事、高级管理

人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-085），本次拟减持股份的董事、高级

管理人员自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，减持价格按照减

持实施时的市场价格确定，并遵守窗口期不得进行交易等相关规定。

截至本公告披露日，本次减持实施计划届满。本次减持实施区间内，董事长

张景忠先生通过集中竞价交易方式减持股份 590,300 股，占公司总股本比例为

0.0792%；副总经理彭昌华先生通过集中竞价交易方式减持股份 393,413 股,占公

司总股本比例为 0.0528%；财务总监肖学东先生通过集中竞价交易方式减持股份

255,731 股，占公司总股本比例为 0.0343%；董事会秘书黄卫先生通过集中竞价

交易方式减持股份 484,400 股，占公司总股本比例为 0.0650%。胡俊强先生、何

毅先生未减持。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

张景忠 董事、监事、高级管理人员 2,422,235 0.3249%
IPO 前取得：1,302,978 股

其他方式取得：1,119,257 股

胡俊强 董事、监事、高级管理人员 1,851,305 0.2483%
IPO 前取得：995,861 股

其他方式取得：855,444 股

何毅 董事、监事、高级管理人员 847,791 0.1137%
IPO 前取得：456,047 股

其他方式取得：391,744 股

彭昌华 董事、监事、高级管理人员 1,574,473 0.2112%
IPO 前取得：846,946 股

其他方式取得：727,527 股

肖学东 董事、监事、高级管理人员 1,453,343 0.1949%
IPO 前取得：781,788 股

其他方式取得：671,555 股

黄卫 董事、监事、高级管理人员 1,937,789 0.2599%
IPO 前取得：1,042,382 股

其他方式取得：895,407 股

注：持股比例以减持计划披露日公司股份总数 745,525,282 股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名

称

减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价

格区间

（元/

股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股数

量（股）

当前持

股比例

张景忠 590,300 0.0792%
2024/10/29

～2025/1/26

集中竞价

交易

14.10

－

15.40

9,120,775.83
未完成：

15250 股
1,831,935 0.2385%

胡俊强 0 0%
2024/10/29

～2025/1/26

集中竞价

交易
0－0 0

未完成：

462,820

股

1,851,305 0.2410%

何毅 0 0%
2024/10/29

～2025/1/26

集中竞价

交易
0－0 0

未完成：

211,940

股

847,791 0.1104%

彭昌华 393,413 0.0528%
2024/10/29

～2025/1/26

集中竞价

交易

13.991

－

14.686

5,656,733.32
未完成：

197 股
1,181,060 0.1538%

肖学东 255,731 0.0343%
2024/10/29

～2025/1/26

集中竞价

交易

14.833

－

15.432

3,832,792.84

未完成：

107,599

股

1,197,612 0.1559%

黄卫 484,400 0.0650%
2024/10/29

～2025/1/26

集中竞价

交易

13.673

－

15.481

7,090,916.60
未完成：

40 股
1,453,389 0.1892%

注：减持比例按减持计划披露日公司股份总数 745,525,282 股计算；当前持股比例按公司

当前股份总数 768,077,369 股计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量。

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2025 年 1 月 25 日 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