证券代码：603227          证券简称：雪峰科技          公告编号：2024-034

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于控股股东部分股份转让暨权益变动的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

 本次权益变动前，公司控股股东新疆农牧投直接持有公司股份

365,773,135 股，占公司总股本的 34.13%；本次权益变动后，新疆农牧投直

接持有公司股份 140,717,670 股，占公司总股本的 13.13%，广东宏大直接持

有公司股份 225,055,465 股，占公司总股本的 21.00%；

 本次股份转让尚需取得国有资产监督管理部门、国家市场监督管理总局、

上海证券交易所等有关主管部门的批准或确认，并通过中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记，本次股份转让尚存在一

定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

2024年7月2日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”

或“公司”）控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆

农牧投”）与广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”）签署《新

疆农牧业投资（集团）有限责任公司与广东宏大控股集团股份有限公司关于新疆

雪峰科技（集团）股份有限公司之股权转让框架协议》（以下简称《股权转让框

架协议》），以9.80元/股的价格转让其持有雪峰科技225,055,465股股份，占公司

总股本的21.00%，总转让价款2,205,543,557元。

本次交易前后，各方的持股比例变化如下：

2

股东
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

新疆农牧投 365,773,135 34.13% 140,717,670 13.13%

广东宏大 - - 225,055,465 21.00%

二、交易双方基本情况

（一）转让方情况

公司名称 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司

统一社会信用代码 91650100076066313E

企业类型 其他有限责任公司

注册资本 41,508.3659万元人民币

法定代表人 赵德智

成立日期 2013-08-30

营业期限 2013-08-30至无固定期限

注册地址 新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街500号

主要经营业务

项目投资、矿产资源投资、房地产投资；畜牧养殖；畜产品、乳业、

农副产品、水果、坚果作物的生产、加工、销售；农业专业及辅助

性活动；畜牧专业及辅助性活动；化工原料及 产品（除危化品、

烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）、农肥的生产和销售。

（二）受让方基本情况

公司名称 广东宏大控股集团股份有限公司

统一社会信用代码 91440000190321349C

企业类型 股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本 75,965.271万元人民币

法定代表人 郑炳旭

成立日期 1988年 5月 14日

营业期限 1988年5月14日至无固定期限

注册地址 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21楼

主要经营业务

以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为主要业务

领域，为客户提供民用爆破器材产品（含现场混装）、矿山基建剥

离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等

垂直化系列服务。

（三）关联关系情况说明

转让方新疆农牧投与受让方广东宏大不存在关联关系，且不属于《上市公司

收购管理办法》中规定的一致行动人。

三、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况

2024年7月2日，新疆农牧投与广东宏大签署《股权转让框架协议》，协议主

要内容如下：

（一）协议主体

甲方：新疆农牧业投资（集团）有限责任公司

乙方：广东宏大控股集团股份有限公司

（二）合作目的

雪峰科技拥有行业内稀缺的民爆生产许可及硝酸铵产能，乙方具有完善的激

励机制、创新的市场营销及多个成功运营平台的运作经验。甲乙双方将以本次合

作契机，密切为乙方与雪峰科技建立起深度合作关系，未来双方将利用优势互补，

通过产业协同实现“1+1>2”的发展目标，有效推动雪峰科技进一步增强市场竞

争力。

此外，结合新疆经济环境及企业具体情况，乙方与雪峰科技将通过进一步深

化改革，建立与新时代相适应的国企体制机制，使企业与员工共同成长，并最终

形成双方资源效益最大化，共赢发展。

（三）合作内容

双方同意以雪峰科技披露提示性公告日（即2024年6月29日）为定价基准日，

以基准日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为基准价（即6.53元/

股）。乙方以基准价*150%作为每股交易对价，收购甲方持有雪峰科技的21%股

份（合计225,055,465股股份），即每股价格为9.80元，交易价款合计2,205,543,557

元。交易对价需符合《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定。

（四）双方约定事项

（一）积极履行本协议的约定，共同推进双方实施本次交易所必须的国资审

批、备案程序、上市公司监管审批及其他法定程序。

（二）双方共同维持雪峰科技人员稳定，切实维护职工合法权益。

（三）乙方承诺本次股权交易完成后，雪峰科技注册地保留在乌鲁木齐不变。

（四）双方承诺本次股权交易完成后，双方作为雪峰科技的股东继续支持雪

峰科技各项业务的良好发展。

（五）为加强业务整合，同时解决可能存在的同业竞争问题，乙方承诺在本

次股权交易完成后五年内，依据监管机构相关要求及行业政策，并完成乙方决策

流程后，以资产置换、现金转让或以资产认购股份等方式，乙方向雪峰科技注入

乙方的全部民爆资产。

（六）本次股权交易完成后，双方将依据相关监管机构要求及行业政策，支

持乙方从疆外转移民爆产能入疆，建设混装地面生产线。具体转移产能数量依据

新疆民爆市场增量需求及双方市场开拓能力确定。

（七）双方同意：甲方支持乙方成为雪峰科技的控股股东，在本次股权交易

完成后且乙方作为雪峰科技第一大股东期间，甲方不通过任何形式谋求雪峰科技

的控股地位、不会增加持有雪峰科技的股份或者股份表决权，亦不会和雪峰科技

的其他股东达成任何一致行动安排。

（八）在本次股权交易完成后，且乙方作为雪峰科技第一大股东期间，甲方

同意及支持乙方在雪峰科技董事会上提名过半数的候选人，并在股东大会上投票

同意乙方提名的候选人。即：6个非独立董事席位中由乙方提名4个席位，3个独

立董事席位由乙方提名2个席位。除法律、行政法规、部门规章和雪峰科技《公

司章程》另有规定外，董事会会议做出决议，必须经全体董事过半数通过。

（九）双方同意：在本次股权交易完成后，双方同意在雪峰科技监事会中，

由甲方提名1个席位、乙方提名1个席位、职工代表监事一个席位，其中乙方提名

的监事担任监事会主席。

（十）双方同意：雪峰科技的董事长候选人由乙方提名；总经理、财务负责

人由乙方推荐并由董事会聘任。

（十一）双方同意：在本次股权交易完成后，依据产权管理关系的原则，雪

峰科技的党组织隶属关系转移到乙方。

（十二）本协议生效之日起6个月内为排他期。在此期间，甲方不得以任何

方式（包括但不限于股权转让、一致行动、表决权委托、放弃表决权等）与第三

方就雪峰科技及其下属公司开展类似股权合作，亦不得在甲方所持雪峰科技股权

上设置任何质押或权利限制。

（十三）双方同意以非公开协议转让方式实施本次交易。

四、本次权益变动的影响

本次权益变动后，新疆农牧投直接持有公司140,717,670股股份，占公司总股

本的13.13%，广东宏大直接持有公司225,055,465股股份，占公司总股本的21.00%，

故本次权益变动会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

本次交易前，公司控股股东为新疆农牧投，实际控制人为新疆维吾尔自治区

人民政府国有资产监督管理委员会，具体股权结构图如下：

本次交易后，公司控股股东为广东宏大，实际控制人为广东省环保集团有限

公司，其性质属于地方国资管理机构，由广东省人民政府持股90%，广东省财政

厅持股10%，具体股权结构图如下：

五、关于本次交易同业竞争情况的说明

（一）同业竞争基本情况

广东宏大以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为主要业务

领域，矿山工程服务业务涵盖地质勘探、方案设计与优化、矿山建设、采矿、选

矿、环境治理及矿山整体运营管理等服务，同时提供包括混装炸药、新能源装备、

矿业开发咨询、投融资方案设计与优化等增值服务；民爆器材生产与销售，是矿

山工程服务的上游环节，广东宏大民爆业务覆盖民爆产品生产、销售、流通及使

用环节；广东宏大防务装备业务布局国内及国际军贸两大市场。因此，广东宏大

与雪峰科技在矿山爆破服务和民爆产品业务上存在同业竞争。

（二）同业竞争解决计划

关于本次交易涉及的同业竞争问题，广东宏大已出具相关承诺，承诺约定：

“1.自本公司取得雪峰科技控制权之日起5年内，依据相关监管机构的要求及行

业政策，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本公司及本公司

下属企业将以资产置换、现金转让或以资产认购股份等法律法规允许的方式，将

本公司及下属企业民爆业务相关的资产注入雪峰科技或其下属企业，对于其他涉

及同业竞争的业务，本公司亦将在上述期限内运用股权或资产置换、委托管理、

业务调整等监管机构认可且法律法规允许的方式，妥善解决双方之间的同业竞争

问题；

2.除上述需要解决的同业竞争外，本公司及本公司下属企业将依法采取必要

的措施避免再发生与雪峰科技主营业务构成同业竞争的业务或活动；

3.本公司不会利用雪峰科技控股股东身份进行损害雪峰科技及雪峰科技其

他股东利益的经营活动。”

目前，广东宏大与雪峰科技在矿山爆破服务和民爆产品业务上存在同业竞争，

上述承诺中“民爆业务相关的资产”是指民爆产品业务，“其他涉及同业竞争的

业务”是指矿山爆破服务。

六、相关风险提示及其他相关说明

公司信息披露义务人将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理

办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15——权益变动报告书》

等相关法律法规的规定，就本次权益变动履行信息披露义务，具体内容详见公司

后续披露的相关公告。

本次股份转让尚需取得国有资产监督管理部门、国家市场监督管理总局、上

海证券交易所等有关主管部门的批准或确认，并通过中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司申请办理股份转让过户登记，本次股份转让尚存在一定的不确定

性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续跟进本次股份转让进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投

资者关注公司后续于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日