证券代码：600078          证券简称：ST 澄星            公告编号：临 2024-021

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“《股票上

市规则》”）的有关规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）涉及的

其他风险警示已消除，且不存在触及其他风险警示的情形，据此，公司董事会已向上

海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。

●上海证券交易所将在收到公司申请之日后的 10 个交易日内，根据实际情况，决

定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。

●公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广

大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

根据《股票上市规则》的相关规定，若公司最近一个会计年度内部控制被出具无

法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告，公司股票将

被实施其他风险警示。因苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金

诚”）对公司 2021 年年度内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控

制审计报告》，公司股票被实施其他风险警示。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第八次会议已经审议通过了《关

于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》，公司拟根据《股票上市规则》向上海证

券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。

二、公司申请撤销股票其他风险警示的情况

1、公司全面梳理内部控制存在的问题和缺陷，积极落实整改措施，加强了对业务、

财务等事项的日常管理，进一步强化规范运作管控，保障内部控制运行有效。公司将

不断完善内控制度，强化内部控制的监督检查，促进公司的健康、可持续的发展。公

司董事会认为 2020 年、2021 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响已经

消除。

2、公司于 2021 年 12 月 7 日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）《立案告知书》（证监立案字 0372021080 号），因涉嫌信息披露违法违规，

中国证监会对公司进行立案。公司于 2022 年 9 月 14 日收到中国证监会《行政处罚决

定书》（[2022]47 号）和《市场禁入决定书》（[2022]12 号），中国证监会对公司及

相关责任人员予以处罚，公司董事会及管理层对上述处罚决定书所涉及的问题高度重

视并进行积极整改，现已整改完毕。基于上述情况，公司董事会认为 2021 年度审计报

告中强调事项段所涉及事项的影响已消除。

3、苏亚金诚出具《关于 2020 年度及 2021 年度内部控制审计报告否定意见涉及事

项已消除的专项说明的审核报告》和《关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计

报告涉及事项影响消除情况的审核报告》，认为公司 2020 年及 2021 年度内部控制审

计报告中否定意见涉及事项的影响和 2021 年度审计报告中强调事项段涉及事项的影

响均已消除。同时，苏亚金诚已对公司 2022 年度和 2023 年度财务报告内部控制进行

了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

4、就前期《和解协议》涉及债务清偿的相关事项进行补充披露如下：管理人账户

收到江苏资产 22.56 亿元占用回款后，公司根据《和解协议》将该笔款项用于清偿公

司的债务。选择方案一的普通债权金额在 10 万元以上的普通债权人共计 24 名，对应

的普通债权金额合计 2,822,644,839.97 元，在留债清偿部分得到全部清偿后，选择方

案一的普通债权人的普通债权清偿率为 100%。选择方案二的普通债权金额在 10 万元

以上的普通债权人共计 16 名，对应的普通债权金额合计 511,752,834.21 元，选择方

案二的普通债权人获得清偿的金额为普通债权小额部分（即 100,000.00 元及以下部分）

以及在普通债权金额大于 100,000.00 元的情况下加上普通债权余额部分（即

100,000.00 元以上部分）的 20%。有财产担保债权因全额留债清偿，在留债清偿部分

得到全部清偿后，清偿率为 100%。此外，中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公

司（以下简称“华融资产”）此前以公司、公司破产和解管理人以及破产和解审计、评

估机构隐瞒了公司资产状况发生重大变化的事实致使债权人会议表决通过《江苏澄星
磷化工股份有限公司和解协议草案》的行为侵害了其合法权益向江苏省无锡市中级人

民法院起诉要求公司等主体连带赔偿其损失。江苏省无锡市中级人民法院作出裁定驳

回原告华融资产的起诉，江苏省高级人民法院已作出“驳回华融资产上诉，维持原裁

定”的终审裁定。

综上，公司认为因 2021 年度内部控制被出具否定意见审计报告而引起的其他风险

警示的情形已消除。此外，经公司自查，公司不存在触及其他风险警示的情形。

三、其他风险提示

上海证券交易所将自收到申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决定是否

撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定

认真履行信息披露义务，及时披露公司相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风

险。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日