证券代码：605138           证券简称：盛泰集团        公告编号：2024-020

盛泰智造集团股份有限公司

关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

本次权益变动前，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以

上股东雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“雅戈尔服装”）持有公司无限售流通

股份 9,359.55 万股，占公司总股本的 16.85%，其所持股份全部来源于公司首次公

开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起上市流通。

 减持股份的情况

2024 年 1 月 13 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集

中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-002）。公司股东雅戈尔服装拟通过集

中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 5,555,600 股，

减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2024 年 2 月 5

日至 2024 年 5 月 4 日）。

雅戈尔服装于 2023 年 8月 16 日至 2024 年 1 月 8日期间通过大宗交易方式减

持股份 5,550,000 股；于 2024 年 2 月 5 日至 4月 2日期间通过集中竞价方式减持

股份 416,500 股；同时，因公司可转债转股导致雅戈尔服装持股比例被动稀释，股

份变动比例累计达到 1.07%，本次权益变动后，雅戈尔服装持有公司股份比例减少

至 15.77%。

 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、

实际控制人发生变化。

近日，公司收到股东雅戈尔服装出具的《关于股份比例变动超过 1%的通知》，

雅戈尔服装于 2023 年 8月 16 日至 2024 年 1 月 8日期间通过大宗交易方式减持股

份 5,550,000 股；于 2024 年 2 月 5 日至 4月 2日期间通过集中竞价方式减持股份

416,500 股；同时，因公司可转债转股导致雅戈尔服装持股比例被动稀释，股份变

动比例累计达到 1.07%，本次权益变动后，雅戈尔服装持有公司股份 87,628,964

股，占公司总股本的 15.77%，仍是公司持股 5%以上的股东。现将权益变动的具体

情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披

露义务

人基本

信息

名称 雅戈尔服装控股有限公司

住所 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号

权益变动时

间
2023年6月30日—2024年4月2日

权益变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持股数

（股）

变动比例

（%）

大宗交易
2023.08.16至

2024.01.08

人民币普通

股
5,550,000 0.9990

集中竞价
2024.02.05至

2024.04.02

人民币普通

股
416,500 0.0750

可转债转股

导致被动稀

释

2023.06.30至

2024.04.02

人民币普通

股
- 0.0000

合计 5,966,500 1.0740

注1：本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制

或被限制转让的情况。

注2：“盛泰转债”目前处于转股期，截至2024年4月2日，“盛泰转债”累计转股数量1,291

股，公司总股本增加至555,561,291股，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名

称
股份性质

变动前 变动后

持股数量

(股)

占总股本比例

（%）

持股数量

(股)

占总股本比例

（%）

雅戈尔

服装

无限售流通

股
93,595,464 16.85 87,628,964 15.77

合计 93,595,464 16.85 87,628,964 15.77

三、其他情况说明

1、雅戈尔服装为公司 5%以上股东，无一致行动人。本次权益变动不会导致

公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动为股东股份减持所致，公司将根据股东后续持股变动情况

及时履行信息披露义务。

3、本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源。

4、相关信息披露义务人后续将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办

法》等相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 4 日