王府井集团股份有限公司

关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为维护王府井集团股份有限公司(以下简称"王府井"、"公司")全体股东利益,公司基于对未来发展前景的信心及价值的认可,将采取措施切实"提质增效重回报",树立公司良好的市场形象。主要措施包括:

一、控股股东自愿承诺不减持公司股份

公司于近日收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称"首旅集团")出具的《北京首都旅游集团有限责任公司关于自愿不减持王府井集团股份有限公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

基于对王府井未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断,为促进公司持续、稳定、健康发展,支持公司实现未来战略规划,切实维护广大投资者利益,促进公司内在价值合理回归,首旅集团向全体投资者承诺:

自 2024 年 2 月 19 日起至 2025 年 2 月 18 日止 12 个月内,首旅集团不以任何方式减持直接所持有的公司股份,上述承诺期间内该部分股份因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。在上述承诺期间,若首旅集团违反承诺减持公司股份,则因减持公司股份所得收益全部归公司所有。

截至本公告披露日,首旅集团持有公司股份数如下:

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
首旅集团	无限售条件流通股	331, 299, 831	29. 19
	有限售条件流通股	41, 476, 565	3 . 65
合计	/	372, 776, 396	32.84

注: ①无限售条件流通股中 117,420,595 股为首旅集团通过王府井吸收合并北京首商集团股份有限公司取得的王府井股份,首旅集团承诺该等股份自 2021年 10月 29日至 2024年 10月 28日不转让。

②有限售条件流通股 41,476,565 股为首旅集团认购王府井吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金发行的股份,首旅集团承诺该等股份自 2021 年 12 月 17 日至 2024年 12 月 16 日不得转让。

二、聚焦零售主业,激发价值创造

未来,公司将聚焦零售主业,坚持打造有税、免税双轮主营业务驱动,全力推动零售多业态融合发展和线上线下多渠道业务拓展,持续探索商业模式的延展与创新,重视可持续发展和股东的长远利益,推进公司高质量发展,持续优化业务格局,高效激发经营活力,全力稳固效益平台,积极倡导价值投资理念,持续提升业绩,回报投资者。

三、强化落实股东回报计划

公司重视对投资者的合理投资回报,最近三年,公司每年现金分红金额占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例均高于30%。其中2020年度,公司派发现金红利金额占公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.11%;2021年度,公司派发现金红利金额占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.81%;2022年度,公司派发现金红利金额占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为58.23%。未来,公司将在保证正常经营的前提下,继续坚持为投资者提供连续、稳定现金分红,并结合公司经营现状和业务发展目标,充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金,能够保证未来经营的进一步稳健增长,给股东带来长期的投资回报。

四、2023年度经营业绩概况

2024年1月27日,公司披露《2023年度业绩预增公告》,预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为65,000万元到78,000万元,比上年同期相比,预计增加45,508万元到58,508万元,同比增加233.47%到300.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,000万元到68,000万元,与上年同期相比,预计增加57,953万元到68,953万元。

五、积极与投资者有效沟通

公司将进一步强化信息披露的透明度,保证真实、准确、完整、及时地披露信息,为股东提供准确的投资决策依据,并将继续通过"上证 e 互动"平台、投资者邮箱、投资者专线、投资者交流会、业绩说明会等多种形式与广大投资者积极沟通,使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

六、后续事宜

公司将以"提质增效重回报"为核心,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,将"以投资者为本"落到实处,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任。

七、备查文件

《北京首都旅游集团有限责任公司关于自愿不减持王府井集团股份有限公司股份的承诺函》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2024年2月20日