证券代码：603958        证券简称：哈森股份       公告编号：2024-021

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 股票

交易价格短期内大幅波动，于 2024 年 1 月 16 日至 1月 24 日连续 7 个交易日涨

停、于 2024 年 1 月 25 日至 1月 31 日连续 5个交易日跌停、于 2024 年 2 月 1

日至 2月 2日连续 2个交易日涨停。公司已多次发布《股票交易异常波动公

告》《关于股票交易风险提示公告》。

2024 年 2 月 5 日，公司股价再次涨停，自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月

5 日，公司股票已经连续 3个交易日涨停，累计涨幅达到 33.21%，公司股票最新

动态市盈率为-4,738.64。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司现将

相关风险提示如下：

一、公司于 2024 年 1 月 16 日披露了《哈森商贸（中国）股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告及文件。本次

交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成；本次交易尚需履行必要的内部决策程

序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施存在不确定性,提请投

资者注意上述风险。

二、公司本次交易完成后，将在现有业务板块上增加精密金属结构件和自动

化设备系列产品的研发、生产和销售。公司将面临经营管理方面的挑战，包括组

织架构、内部控制和人才引进等方面。本次交易完成后，公司能否整合标的资产

并充分发挥其竞争优势存在不确定性，本次交易存在收购整合风险。

三、公司本次交易的标的公司苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称“苏

州郎克斯”）对苹果产业链存在重大依赖。苏州郎克斯主要为苹果产业链厂商提

供手机边框等结构件受托加工服务，未来如果苹果产业链需求发生变动，则可能

会对苏州郎克斯产生重大不利影响。

公司本次交易的标的公司江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称“江苏

朗迅”）向苹果产业链厂商主要销售 iPad、笔记本电脑的组装类设备，2023 年

以来，由于上游客户采购变化，江苏朗迅需要向苹果产业链厂商直接销售组装类

设备，未来相关业务开展存在一定的不确定性。

四、目前公司主营业务为中高端皮鞋的品牌运营、产品设计和销售。根据标

的公司未经审计财务数据，本次交易完成后，公司收入仍然以鞋类业务收入为主。

根据未经审计财务数据，标的公司对公司净利润的影响金额有限，本次拟购买的

标的公司苏州郎克斯、江苏朗迅资产负债率高于公司。

五、公司于 2024 年 1 月 16 日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易预案之补充公告》（公告编号：2024-008）披露了标的公司

未经审计的财务数据。相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与披露的未经

审计的财务数据存在较大差异。

六、2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15,618.06 万元。经公

司财务部门初步核算，预计公司 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润

-250 万元至-1,000 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-

2,016 万元至-2,566 万元。公司盈利能力较弱，请广大投资者注意生产经营风险。

七、截至 2024 年 2 月 5 日，公司股票交易价格短期内大幅波动，自 2024 年

1 月 16 日至 1 月 24 日连续 7 个交易日涨停，累计涨幅为 95.04%；自 2024 年 1

月 25 日至 1月 31 日连续 5个交易日跌停，累计跌幅为 40.93%；自 2024 年 2 月

1 日至 2 月 5日连续 3个交易日涨停，累计涨幅为 33.21%。公司股票最新动态市

盈率为-4,738.64，大幅高于同行业可比公司动态市盈率。敬请广大投资者注意

二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

八、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——重大资产重组》

等法律、法规及规范性文件的有关规定，在公司首次披露重组事项至召开相关股

东大会前，如本次重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关

立案侦查的，本次交易存在被暂停或终止的风险；根据《上市公司重大资产重组

管理办法》的相关规定，重大资产重组期间，若公司及现任董监高被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，可能导致本次重组存在被暂停、

被终止的风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为

准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日