证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗        公告编号：2024-073

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于合计持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●  本次权益变动属于股东按照之前已披露的股份减持计划进行减持，不触

及要约收购。

●  本次权益变动后，信息披露义务人苏州济峰股权投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“苏州济峰”）、福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“福州济峰”）及其一致行动人嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“嘉兴济峰一号”）合计持有公司股份 7,999,920 股，占公司总

股本的比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。

●  本次权益变动为公司合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公

司控股股东、实际控制人发生变化。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17

日收到苏州济峰、福州济峰、嘉兴济峰一号发来的《简式权益变动报告书》，苏

州济峰、福州济峰于 2024 年 12 月 9 日-12 月 16 日通过集中竞价交易方式减持

公司股份数量合计 400,200 股，占公司总股本的 0.250125%。本次权益变动后，

苏州济峰、福州济峰及其一致行动人嘉兴济峰一号合计持有公司股份 7,999,920

股，占公司总股本的比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。现将其

有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1、苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

统一信用代码 91320594MA1NW57TXA

营业期限 2017 年 4 月 27 日至 2037 年 4 月 17 日

出资额 75,750 万人民币

执行事务合伙人
萍乡济峰晋坤投资管理合伙企业（有限合伙）（委

派代表：余征坤）

注册地址 苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 409 室

经营范围

从事非证券股权投资活动及相关咨询业务、从事对

未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的

投资及相关咨询服务。

2、福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称 福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

统一信用代码 91350105MA2XQM0B27

营业期限 2016 年 11 月 1 日至 2036 年 10 月 31 日

出资额 14,140 万人民币

执行事务合伙人
萍乡济峰晋坤投资管理合伙企业（有限合伙）（委

派代表：余征坤）

注册地址
福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-51W（自贸

试验区内）

经营范围 对非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务。

3、嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

统一信用代码 91330402327904167W

营业期限 2015 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日

出资额 55,500 万人民币

执行事务合伙人
嘉兴济峰晋坤投资管理合伙企业（有限合伙）（委

派代表：余征坤）

注册地址
浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1号楼

132 室-42

经营范围 股权投资及相关咨询服务。

（二）本次权益变动的基本情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持数量

（股）

减持比例

（%）

苏州济峰 集中竞价交易
2024 年 12 月 9

日-12 月 16 日
337,200 0.21075

福州济峰 集中竞价交易
2024 年 12 月 9

日-12 月 16 日
63,000 0.039375

注：为精准计算，上述比例保留至各自实际位数，未四舍五入保留至两位小数。

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司的股

份数量和比例

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（股）

占总股本

比例（%）

股数

（股）

占总股本

比例（%）

苏州济峰 无限售流通股 4,800,720 3.00045 4,463,520 2.7897

福州济峰 无限售流通股 896,280 0.560175 833,280 0.5208

嘉兴济峰一号 无限售流通股 2,703,120 1.68945 2,703,120 1.68945

合计 - 8,400,120 5.250075 7,999,920 4.99995

注：为精准计算，上述比例保留至各自实际位数，未四舍五入保留至两位小数。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于股东按照之前已披露的减持股份计划进行减持，不触

及要约收购。

2、本次权益变动为公司合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司

控股股东、实际控制人发生变化。

3、上述股东权益变动事项已按规定编制简式权益变动报告书，详见公司同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有

限公司简式权益变动报告书》，敬请查阅。

4、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人不再是公司持股 5%以

上的股东，公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日