证券代码：603337        证券简称：杰克股份       公告编号：2024-069

杰克科技股份有限公司

股东及高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

本减持计划实施前，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东赵新

庆先生持有公司股份 2,827,834股，占公司总股本的 0.58%；股东车建波先生持

有公司股份 1,097,000 股，占公司总股本的 0.23%；股东黄展洲先生持有公司股

份 688,600 股，占公司总股本的 0.14%；股东王春元先生持有公司股份 580,215

股，占公司总股本的 0.12%；公司高级管理人员阮林兵先生持有公司股份

2,214,931股，占公司总股本的 0.46%。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2024年 7月 27日披露《股东及高级管理人员减持股份计划公告》（公

告编号：2024-046），因个人资金需求，股东赵新庆先生、车建波先生、黄展洲

先生、王春元先生及高级管理人员阮林兵先生计划自本公告披露之日起 15 个交

易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超

过 3,734,964 股，即减持比例不超过公司总股本的 0.77%。截至本公告披露日，

本次减持计划实施完毕，股东赵新庆先生于 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 10 月

21日期间累计减持 1,413,900股，占公司总股本的 0.2927%；股东车建波先生于

2024 年 8 月 19 日至 2024 年 10 月 21 日期间累计减持 546,300 股，占公司总股

本的 0.1131%；股东黄展洲先生于 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 10 月 21 日期间

累计减持 663,000 股，占公司总股本的 0.1372%；股东王春元先生于 2024 年 8

月19日至2024年10月21日期间累计减持 555,815股，占公司总股本的 0.1151%；

公司高级管理人员阮林兵先生于 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 10 月 21 日期间累

计减持 553,700股，占公司总股本的 0.1146%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

赵新庆 其他股东：原

河南迅轮股

东

2,827,834 0.58% 其他方式取得：2,827,634

股 ，其中股权激励取得

332,750 股

集中竞价交易取得：200

股

车建波 其他股东：原

河南迅轮股

东

1,097,000 0.23% 其他方式取得：1,097,000

股

黄展洲 其他股东：原

河南迅轮股

东

688,600 0.14% 其他方式取得：688,600

股 ，其中股权激励取得

25,600股

王春元 其他股东：原

河南迅轮股

东

580,215 0.12% 其他方式取得：574,015

股，其中股权激励取得

18,200股

集中竞价交易取得：6,200

股

阮林兵 其他股东：原

河南迅轮股

东

2,214,931 0.46% 其他方式取得：2,214,931

股 ，其中股权激励取得

551,780 股

注：其他方式取得系公司原股东河南迅轮企业管理有限公司（简称“河南迅轮”）解散清算，

河南迅轮持有的公司股份已通过证券非交易过户的方式登记至河南迅轮的股东名下及股权

激励所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股

数量（股）

当前持股比

例

赵新庆 1,413,900 0.2927% 2024/8/19～

2024/10/21

集中竞

价交易

24.59－

29.70

38,428,585 已完成 1,359,534 0.2814%

车建波 546,300 0.1131% 2024/8/19～

2024/10/21

集中竞

价交易

25.90－

29.72

15,186,915 已完成 550,700 0.1140%

黄展洲 663,000 0.1372% 2024/8/19～

2024/10/21

集中竞

价交易

24.78－

27.00

17,256,572 已完成 0 0%

王春元 555,815 0.1151% 2024/8/19～

2024/10/21

集中竞

价交易

25.24－

29.45

14,775,386.8 已完成 10,400 0.0022%

阮林兵 553,700 0.1146% 2024/8/19～

2024/10/21

集中竞

价交易

26.02－

29.99

15,403,075 已完成 1,597,891 0.3308%

注：其中股东赵新庆先生因 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就注销 54,200 股；股东王春元先生因公司 2022 年股票期权

与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就注销 7,800 股；高级管理人员阮林兵先生因 2020 年限制性股票激励计划第三

个解除限售期解除限售条件未成注销 41,440 股，因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就注销

21,900 股。

本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年 10月 22日 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