本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600321            证券简称：正源股份           公告编号：2023-054

正源控股股份有限公司

关于持股 5%以上股东一致行动人权益变动的公告

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公

司下发的定期股东名册查询获悉，公司第二大股东四川国栋建设集团有限公司（以下

简称“国栋集团”）的一致行动人成都国栋南园投资有限公司（以下简称“国栋南园”）

在 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日期间减持公司股份，现将有关情况公告如下：

一、国栋南园持股基本情况

国栋南园于 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 15 日期间通过集中竞价交易方式买

入公司股份 16,200,000 股，占公司总股本的 1.07%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月

10 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于持股 5%以上股东

的一致行动人增持公司股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2023-017）。

国栋南园为公司第二大股东国栋集团直接持股 100%的全资子公司，为国栋集团一

致行动人。本次权益变动前，国栋集团持有公司股份 329,670,000 股，占公司总股本的

21.82%；国栋南园持有公司股份 16,200,000 股，占公司总股本的 1.07%；国栋集团及

一致行动人合计持有公司 345,870,000 股，占公司总股本 22.90%。

二、本次权益变动情况

根据国栋南园书面回复，国栋南园于 2023 年 8 月 4 日以集中竞价交易方式累计卖

出公司股份 12,673,600 股，占公司总股本 0.84%，卖出均价 1.98 元/股。本次权益变动

前后国栋集团及一致行动人持有公司股份情况如下：

股东名称

权益变动前 权益变动后

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

四川国栋建设集

团有限公司
329,670,000 21.82% 329,670,000 21.82%

成都国栋南园投

资有限公司
16,200,000

注 1 1.07% 3,526,400 0.23%

合计 345,870,000 22.90%
注 2 333,196,400 22.06%

注 2

注 1：国栋南园持有的 16,200,000 股系在 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 15 日期间通过

集中竞价交易方式取得；

注:2：数据合计数尾差系四舍五入所致。

三、其他情况说明

国栋集团及国栋南园在国栋南园增持公司 16,200,000 股股份后书面承诺 6 个月内

不减持本次所增持的股份，关于本次违背承诺减持股份国栋南园书面回函：“本次减

持行为主要系操作人员忽略了去了解相关的规定，非持股 5%以上股东和一致行动人的

主观意愿，由此给公司和投资者带来的影响表示诚挚歉意。国栋南园承诺未来会加强

与公司的沟通，加强对证券账户的管理，谨慎操作，杜绝此类事情再次发生。”

特此公告。

正源控股股份有限公司

                                                     董  事  会

2023 年 8 月 21 日