证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度        公告编号：2023-022

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

重要内容提示：

 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,189,102 股，限售期为自北京浩瀚

深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 12个

月。

 除战略配售股份外, 本次上市流通的限售股份数量为 43,480,278 股，限

售期为公司股票上市之日起 12 个月。

 本次上市流通日期为 2023年 8月 18 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开

发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 8 月首次公开

发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元。公司已于

2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司总股本为

15,714.6667万股，其中有限售条件流通股为 12,260.8588万股，无限售条件流通

股为 3,453.8079万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及部分战略配售

限售股份，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

配售限售股份数量为 1,189,102 股，对应限售股股东数量为 1名。除战略配售股

份外，本次上市流通的其他限售股数量为 43,480,278 股，对应限售股股东数量

为 155 名。本次上市流通的限售股东共计 156 名，限售股数量共计 44,669,380

股，占公司股本总数的 28.43%，现锁定期即将届满，将于 2023 年 8 月 18 日起

上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股及战略配售限售股，自

公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公

积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股及战略配售限售股，根据

《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

说明书》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作

承诺如下：

（一）关于股份锁定的承诺

a、战略配售投资者获配股票的限售安排：

“发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划“浩瀚深度员工资管计

划”获配 1,189,102 股股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 12 个

月。”

b、公司股东联创永钦关于股份锁定承诺如下：

“1、自浩瀚深度首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起

12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的浩瀚深度本次发

行前已发行的股份，也不由浩瀚深度回购该部分股份，法律法规允许的除外。

2、下列情况下，本企业将不会减持本企业直接或间接持有的浩瀚深度股份：

（1）浩瀚深度或本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调

查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满

6个月的；

（2）本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个

月的；

（3）浩瀚深度如存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第

二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判

作出之日起至公司股票终止上市前；

（4）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易

所规定的其他情形。

3、如本企业违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任。

4、如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意按照该等

要求对本企业所持浩瀚深度股份的锁定期进行相应调整。”

c、持有公司股份的核心技术人员陈陆颖、窦伊男、于华、王欢、李现强、

程伟、刘少凯出具如下承诺：

“1、自浩瀚深度首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起

12 个月内和本人离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持

有的浩瀚深度本次发行上市前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不

由浩瀚深度回购该部分股份。

2、自所持浩瀚深度首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让本人

直接或间接持有浩瀚深度首发前股份不超过浩瀚深度上市时本人直接或间接所

持浩瀚深度首发前股份总数的 25%，前述每年转让比例累计使用。

3、如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任。

4、本人如基于其他身份／文件作出其他锁定期承诺的，应同时遵守。锁定

期承诺时间久于或要求高于本承诺函中的承诺事项的，以该等锁定期承诺为准。

5、如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意按照该等要

求对本人所持浩瀚深度股份的锁定期进行相应调整。

6、无论本人在浩瀚深度的职务是否发生变化或者本人是否从浩瀚深度离职，

本人均会严格履行上述承诺。”

d、2021 年 6 月首次申报前 12 个月内新增股东新鼎一号、新鼎二号、新鼎

三号、新鼎五号出具如下承诺：

“本企业持新增股份自取得之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本企

业直接或间接持有的浩瀚深度本次发行前已发行的股份，也不由浩瀚深度回购该

部分股份。若根据法律法规规定可以申请豁免的，则本企业申请豁免获准后本承

诺失效，但如相关法律法规、部门规章及规范性文件或中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本企业同意按照该

等要求对本人所持浩瀚深度股份的锁定期进行相应调整。”

（二）关于持股意向及减持计划的承诺

持有发行人 5%以上股份的股东联创永钦出具如下承诺：

“1、在锁定期满后，本企业拟减持发行人股票的，将认真遵守证监会、证

券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作

的需要，审慎制定股票减持计划，并将明确并披露发行人的控制权安排，保证发

行人持续稳定经营。

2、本企业在承诺的锁定期满后减持所持有公司股份的价格根据当时的二级

市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求。本企业减持所

持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，

将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，

将提前 3个交易日予以公告（本企业持有发行人股份比例低于 5%以下时除外），

如根据本企业作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。发

行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因发行人发生权益分派、公积

金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除

权除息处理。

本企业在持股 5%及以上期间，拟转让发行人股份的，应当严格遵守《减持规

定》、《减持细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所规则

中关于股份减持的规定。

3、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本

企业将按照届时有效的减持规定依法执行。

4、如因本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本

企业/本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本企业因未履行相关承诺而

取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

本企业作出的上述承诺在本企业直接或间接持有发行人股票期间持续有效。”

除上述股东承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺，且均

已根据《中华人民共和国公司法》第 141 条规定，未在公司股票于上海证券交易

所科创板上市之日起一年内转让其持有的公司股票。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺

事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，浩瀚深度限售股份持有

人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市

流通数量及上市流通时间等相关事项符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

保荐机构对浩瀚深度本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 44,669,380 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 8 月 18 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号  股东名称
持有限售股

数量（股）

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量（股）

1
上海联创永钦创业投资企业

（有限合伙）
12,930,163  8.23%  12,930,163  0

2 孟庆有 5,892,000  3.75%  5,892,000  0

3 李冬梅 3,607,000  2.30%  3,607,000  0

4 宋鹰 2,916,000  1.86%  2,916,000  0

5 杨燕平 2,228,177  1.42%  2,228,177  0

6 刘红 2,228,177  1.42%  2,228,177  0

7 孙柏林 1,936,000  1.23%  1,936,000  0

8
北京浩铖广智企业管理中心

（有限合伙）
1,240,000  0.79%  1,240,000  0

9 刘英伟 1,200,000  0.76%  1,200,000  0

10 阎庆 1,015,396  0.65%  1,015,396  0

11 章佳文 865,462  0.55%  865,462  0

12 周文莉 814,017  0.52%  814,017  0

13 吴晓春 814,017  0.52%  814,017  0

14 何大中 812,017  0.52%  812,017  0

15 詹超 800,000  0.51%  800,000  0

16 于华 643,517  0.41%  643,517  0

17 谢芸 643,517  0.41%  643,517  0

18 王甜 303,000  0.19%  303,000  0

19 郗华 200,000  0.13%  200,000  0

20 李晓贝 200,000  0.13%  200,000  0

21 杨辉 199,660  0.13%  199,660  0

22
北京中海绿色投资管理中心

（有限合伙）
120,500  0.08%  120,500  0

23 孟志一 49,000  0.03%  49,000  0

24 中科招商航空科技有限公司 48,030  0.03%  48,030  0

25 于云龙 40,000  0.03%  40,000  0

26 刘燕 31,200  0.02%  31,200  0

27 钱惠敬 28,000  0.02%  28,000  0

28

北京新鼎荣盛资本管理有限

公司－新鼎啃哥新三板精选

层六号私募股权投资基金

27,189  0.02%  27,189  0

29 赖加佳 25,695  0.02%  25,695  0

30 陈礼春 25,000  0.02%  25,000  0

31 范墨君 22,909  0.01%  22,909  0

32 李向明 22,454  0.01%  22,454  0

33 喻立忠 19,300  0.01%  19,300  0

34 赵秀君 18,800  0.01%  18,800  0

35 刘小三 18,790  0.01%  18,790  0

36 胡成金 18,594  0.01%  18,594  0

37 张明星 18,000  0.01%  18,000  0

38 黄卫东 17,500  0.01%  17,500  0

39 王水洲 16,647  0.01%  16,647  0

40 曹义海 16,000  0.01%  16,000  0

41 北京润鼎投资管理有限公司 14,800  0.01%  14,800  0

42 林娜 13,872  0.01%  13,872  0

43 张铭森 12,722  0.01%  12,722  0

44 苏芳 12,500  0.01%  12,500  0

45 徐浩 12,000  0.01%  12,000  0

46 张小为 12,000  0.01%  12,000  0

47 张欢 11,800  0.01%  11,800  0

48 赵杏弟 11,400  0.01%  11,400  0

49 严玲 11,000  0.01%  11,000  0

50 孙新博 10,000  0.01%  10,000  0

51 叶礼德 10,000  0.01%  10,000  0

52 高羽丹 10,000  0.01%  10,000  0

53 赵永生 10,000  0.01%  10,000  0

54 邓海鹏 9,838  0.01%  9,838  0

55 孙红玲 9,788  0.01%  9,788  0

56

北京万得富投资管理有限公

司－万得富－软财富时代二

号私募投资基金

9,500  0.01%  9,500  0

57 张娜 9,000  0.01%  9,000  0

58 陈德英 8,500  0.01%  8,500  0

59 黄友欢 7,100  0.00%  7,100  0

60 鲁杰 6,300  0.00%  6,300  0

61 项依娜 6,000  0.00%  6,000  0

62 朱海元 5,100  0.00%  5,100  0

63 杜迎民 5,091  0.00%  5,091  0

64 单贡华 5,000  0.00%  5,000  0

65 王秋岩 5,000  0.00%  5,000  0

66 上海猎聚贸易有限公司 5,000  0.00%  5,000  0

67 王卫 5,000  0.00%  5,000  0

68 张学萍 5,000  0.00%  5,000  0

69 韩轶冰 4,900  0.00%  4,900  0

70 陈志雄 4,803  0.00%  4,803  0

71 方甘林 4,600  0.00%  4,600  0

72 田帆 4,510  0.00%  4,510  0

73 周贵谭 4,498  0.00%  4,498  0

74 张一平 4,210  0.00%  4,210  0

75 李淑英 4,000  0.00%  4,000  0

76
河南校信通教育科技有限公

司
4,000  0.00%  4,000  0

77 张群 4,000  0.00%  4,000  0

78
黑龙江省安兴投资管理有限

公司
3,800  0.00%  3,800  0

79 韩平修 3,600  0.00%  3,600  0

80 张博 3,510  0.00%  3,510  0

81
西安华众电子科技股份有限

公司
3,200  0.00%  3,200  0

82 林铭业 3,200  0.00%  3,200  0

83

北京万得富投资管理有限公

司－万得富－软财富时代一

号私募投资基金

3,200  0.00%  3,200  0

84 孔洁琳 3,000  0.00%  3,000  0

85 张玉苹 3,000  0.00%  3,000  0

86 任玉成 3,000  0.00%  3,000  0

87 刘时标 3,000  0.00%  3,000  0

88 张盈 3,000  0.00%  3,000  0

89 张韧 3,000  0.00%  3,000  0

90 张万一 2,939  0.00%  2,939  0

91 王兴华 2,600  0.00%  2,600  0

92 盛立波 2,500  0.00%  2,500  0

93 孙莉 2,500  0.00%  2,500  0

94 林帅 2,000  0.00%  2,000  0

95 寻乌县华海商贸有限公司 2,000  0.00%  2,000  0

96 刘敏 2,000  0.00%  2,000  0

97 胡炜 2,000  0.00%  2,000  0

98 刘忠土 2,000  0.00%  2,000  0

99 杨鲁豫 2,000  0.00%  2,000  0

100 袁伟琴 2,000  0.00%  2,000  0

101 边天柱 2,000  0.00%  2,000  0

102 蒋洪庆 1,934  0.00%  1,934  0

103 张一鹏 1,800  0.00%  1,800  0

104 刘卫东 1,500  0.00%  1,500  0

105 吕以光 1,500  0.00%  1,500  0

106 常玮 1,422  0.00%  1,422  0

107 陈艳倩 1,400  0.00%  1,400  0

108 何光新 1,300  0.00%  1,300  0

109 陈克洪 1,200  0.00%  1,200  0

110 潘蓉 1,000  0.00%  1,000  0

111 张冬梅 1,000  0.00%  1,000  0

112 杜玉祥 1,000  0.00%  1,000  0

113 陶发强 1,000  0.00%  1,000  0

114 邹鹏 1,000  0.00%  1,000  0

115 王晓刚 1,000  0.00%  1,000  0

116 周建功 1,000  0.00%  1,000  0

117 蔡连岳 1,000  0.00%  1,000  0

118 康菊英 1,000  0.00%  1,000  0

119 朱敏 1,000  0.00%  1,000  0

120 刘运娇 1,000  0.00%  1,000  0

121 江先惠 860  0.00%  860  0

122 陆晟 800  0.00%  800  0

123 马海伟 795  0.00%  795  0

124 李伟凡 728  0.00%  728  0

125 郭炳凌 642  0.00%  642  0

126 杨恩成 600  0.00%  600  0

127 李立鸣 600  0.00%  600  0

128 王宏开 560  0.00%  560  0

129 秦洋 513  0.00%  513  0

130 陈淑娴 500  0.00%  500  0

131 潘俊明 500  0.00%  500  0

132 陈飞 500  0.00%  500  0

133 汪有生 500  0.00%  500  0

134 周鸣 500  0.00%  500  0

135 田哲 500  0.00%  500  0

136 谢德广 500  0.00%  500  0

137
内蒙古校信通教育科技有限

公司
500  0.00%  500  0

138 瞿荣 500  0.00%  500  0

139 刘志腾 368  0.00%  368  0

140 谢华 300  0.00%  300  0

141 郭李峰 300  0.00%  300  0

142 周扬 260  0.00%  260  0

143 孙磊 260  0.00%  260  0

144 何显奇 250  0.00%  250  0

145 陈雁 200  0.00%  200  0

146 黄培生 100  0.00%  100  0

147 王云 100  0.00%  100  0

148 荆菲菲 100  0.00%  100  0

149 童行伟 100  0.00%  100  0

150 王放 100  0.00%  100  0

151

北京新鼎荣盛资本管理有限

公司－新鼎啃哥新三板精选

层一号私募股权投资基金

476,400  0.30%  101,000  375,400

152

北京新鼎荣盛资本管理有限

公司－新鼎啃哥新三板精选

层二号私募股权投资基金

256,700  0.16%  191,700  65,000

153

北京新鼎荣盛资本管理有限

公司－新鼎啃哥新三板精选

层三号私募股权投资基金

300,000  0.19%  300,000  0

154

北京新鼎荣盛资本管理有限

公司－新鼎啃哥新三板精选

层五号私募股权投资基金

466,577  0.30%  416,577  50,000

155

北京浩瀚深度信息技术股份

有限公司未确认持有人证券

专用账户

5,300  0.00%  5,300  0

156

国金证券浩瀚深度员工参与

科创板战略配售集合资产管

理计划

1,189,102  0.76%  1,189,102  0

 合  计  45,159,780 28.74% 44,669,380 490,400

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数，总数与各分项

数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）

1 首发限售股 43,480,278 12

2 战略配售股份 1,189,102 12

合计 44,669,380 -

六、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公

开发行限售股上市流通的核查意见》

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日