杭州电魂网络科技股份有限公司股东减持股份进展 暨权益变动比例超过 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公 司") 实际控制人、董事长、总经理胡建平先生持有公司股份 26,387,100 股, 占公司目前股份总数的 10.7804%;实际控制人、董事、副总经理陈芳女士持有 公司股份 27,728,000 股,占公司目前股份总数的 11.3283%;公司实际控制 人、董事、副总经理胡玉彪先生持有公司股份 20,830,000 股,占公司目前股份 总数的 8.5101%。

● 减持计划的讲展情况

公司于2023年3月20日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公 告编号: 2023-011), 胡建平先生拟通过集中竞价方式减持公司股份的数量不 超过 2, 457, 629 股,减持比例不超过公司股份总数的 1.0000%;陈芳女士拟通 过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过 4,915,258 股,减 持比例不超过公司股份总数的 2.0000%; 上述股东如通过集中竞价交易进行减 持,则自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施;如通过大宗交 易方式进行减持,则自本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内实施。

公司于 2023 年 6 月 17 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公 告编号: 2023-041), 胡玉彪先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的6 个月内通过集中竞价方式合计减持不超过 2,000,000 股,合计减持比例不超过 公司总股本的 0.8171%。

公司已于 2023 年 5 月 20 日披露《股东减持股份进展暨权益变动比例超过 1%的提示性公告》(公告编号: 2023-035), 2023 年 5 月 22 日至本公告披露 日,公司实际控制人胡建平、陈芳、胡玉彪合计减持数量已超过公司股份总数的 1%。

在 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 7 月 21 日期间,胡玉彪先生以集中竞价方式累计减持 1,010,000 股,占公司目前总股本的 0.4126%,本次减持计划集中竞价交易减持数量已过半。

● 权益变动情况

2022年5月23日至2023年7月24日期间,公司实际控制人胡建平、陈 芳、胡玉彪权益变动比例超过1%。本次权益变动原因为股东股份减持、公司部 分限制性股票回购注销股本减少被动增持,本次权益变动不触及要约收购,未导致公司实际控制人发生变化。

公司于 2023 年 7 月 24 日收到实际控制人胡建平、陈芳、胡玉彪出具的《关于股东减持计划实施进展暨权益变动比例超过 1%的告知函》,本次减持计划尚未实施完毕,具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
胡建平	5%以上第一大股东	26, 387, 100	10. 7804%	IPO 前取得: 26,387,100 股
陈芳	5%以上第一大股东	27, 728, 000	11. 3283%	IPO 前取得: 27,728,000 股
胡玉彪	5%以上第一大股东	20, 830, 000	8. 5101%	IPO 前取得: 20,830,000 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一	胡建平	26, 387, 100	10. 7804%	一致行动协议
组	陈芳	27, 728, 000	11. 3283%	一致行动协议
	胡玉彪	20, 830, 000	8. 5101%	一致行动协议

	合计	74, 945, 100	30. 6188%	_
--	----	--------------	-----------	---

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:集中竞价交易减持数量过半且减持达到公司股份总数的1%

							当前
股东名	减持数			减持方	减持价格	减持总	持股	当前
放示石 称	量	减持比例	减持期间	一	区间(元	金额	数量	持股
17/1	(股)			14	/股)	(元)	(股	比例
)
胡建平	790, 00	0. 3228%	2023/5/22	集中竞	30.93 -	26, 634,	23, 80	9.726
	0		\sim	价交	36. 01	920	7, 100	4%
			2023/7/24	易、大
				宗交易
陈芳	282, 00	0. 1152%	2023/5/22	大宗交	40.44 -	11, 566,	26, 17	10.69
	0		\sim	易	41.67	440.00	8,500	52%
			2023/7/24
胡玉彪	1,810,	0. 7395%	2023/5/22	集中竞	34. 20 -	68, 907,	19,82	8. 097
	000		\sim	价交	41.61	266.00	0,000	5%
			2023/7/24	易、大
				宗交易

注: 其中胡玉彪以集中竞价方式减持 1,010,000 股,占公司目前股份总数的

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致 √是 □否

^{0.4126%,} 以大宗交易方式减持800,000股, 占公司目前股份总数的0.3268%。

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否

(四)本所要求的其他事项

减持期间,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

- (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
- (三) 其他风险

无

四、权益变动达到 1%的情况

(一) 信息披露义务人基本情况

名称	住所	权益变动时间
胡建平	杭州市	2023年5月23日、2023年7月18日、2023年7月24日
陈芳	杭州市	2023年5月23日、2023年5月31日-2023年6月9日
胡玉彪	杭州市	2023年5月23日、2023年5月24日、2023年7月13日-2023年7
		月 21 日

(二)本次权益变动明细

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	增/减持数量	当期变动比例(%)
	被动增持	2023年5月23日	人民币普通股	0	0.0407%
胡建平	集中竞价	2023年7月18日	人民币普通股	-440,000	-0.1798%
	大宗交易	2023年7月24日	人民币普通股	-350,000	-0.1430%
	被动增持	2023年5月23日	人民币普通股	0	0.0438%
陈芳	大宗交易	2023年5月31日-2023年6月9日	人民币普通股	-282,000	-0.1152%
胡玉彪	被动增持/	2023年5月23日	人民币普通股	-500000	-0.1685%

	大宗交易
	大宗交易	2023年5月24日	人民币普通股	-300000	-0.1226%
	集中竞价	2023年7月13日-2023年7月21日	人民币普通股	-1,010,000	-0.4126%
合计				-2,882,000	-1.0572%

(三) 本次权益变动前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
		股数 (股)	占总股本比例	股数 (股)	占总股本比例
胡建平	无限售流通股	24,597,100	10.0085%	23,807,100	9.7264%
陈芳		26,460,500	10.7667%	26,178,500	10.6952%
胡玉彪		21,630,000	8.8012%	19,820,000	8.0975%
合计		72,687,600	29.5763%	69,805,600	28.5191%

注:本次权益变动前持股比例以公司股份总数为 245,762,900 股为基数进行计算;本次变动后持股比例以公司目前总股本 244,768,100 为基数进行计算。

(四) 其他情况说明

- 1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
- 2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
- 3、本次权益变动不触及要约收购,不涉及资金来源。

本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注本次减持计划的进展情况, 并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2023 年 7 月 24 日