证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2023-057

威龙葡萄酒股份有限公司

关于股东及一致行动人减持股份计划公告的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司于2023年6月7日披露了《威龙葡萄酒股份有限公司

股东及一致行动人减持股份计划公告》（公告编号为2023-046），现对相关内容进

行更正，具体情况如下：

更正前：

减持计划的主要内容

杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公

司拟在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内（窗口期等不得减

持股份）通过集合竞价交易方式减持公司股份不超过6,654,900股，通过大宗交

易方式减持公司股份不超过13,309,800股，共计减持股份数量将不超过

19,964,700股，不超过公司总股本的6.00%。

更正后：

减持计划的主要内容

杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公

司拟在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内（窗口期等不得减

持股份）通过集合竞价交易方式减持公司股份不超过6,654,900股，拟在本次减

持计划公告披露之日起3个交易日后的六个月内（窗口期等不得减持股份）通过

大宗交易方式减持公司股份不超过13,309,800股，共计减持股份数量将不超过

19,964,700股，不超过公司总股本的6.00%。

除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便

深表歉意。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日