证券代码：603777              证券简称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来伊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公告编号：2023
030

上海来伊份股份有限公司

来伊份关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及

实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）

持有上市公司股份从 196,524,600股减少至 173,121,200 股，持股比例从 58.39%减

少至 51.44%。

2023 年 05 月 22 日，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）收到控

股股东爱屋企管发来的《简式权益变动报告书（爱屋企管）》，爱屋企管通过大

宗交易方式减持公司 6,600,000 股股份，占公司总股本的 1.96%，其累计权益变动

已超过 5%。现将有关权益变动的具体情况公告如下：

一、 本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人

公司名称 上海爱屋企业管理有限公司

注册地址 上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 20 楼 01 室

法定代表人 施永雷

注册资本 1,000 万元人民币

统一社会信用代码 91310117551537576U

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围
企业管理咨询、实业投资、投资管理。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

营业期限 2010-03-02 至 2030-03-01

主要股东 施永雷持股 80%、郁瑞芬持股 20%

通讯地址 上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦

（二）一致行动人

1、施辉

姓名 施辉

性别 男

国籍 中国

身份证号码 32062619520926****

住所 江苏省启东市

通讯地址 江苏省启东市

是否取得其他国家或地区地居留权 否

2、郁瑞芬

姓名 郁瑞芬

性别 女

国籍 中国

身份证号码 32062419730322****

住所 上海市徐汇区

通讯地址 上海市徐汇区

是否取得其他国家或地区地居留权 否

3、上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）

公司名称 上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址 上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 207 室

执行事务合伙人 郁瑞芬

出资额 1,256.15 万元人民币

统一社会信用代码 91652324MA77GTDA7K

企业类型 有限合伙企业

经营范围
企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动】

营业期限 2010-09-06 至 2027-09-05

主要合伙人 郁瑞芬持股 76.00148%、施辉持股 23.99852%

通讯地址 上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦

4、上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）

公司名称 上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址 上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 207 室

执行事务合伙人 施辉

出资额 408.85 万元人民币

统一社会信用代码 91652324MA77GJLB9Q

企业类型 有限合伙企业

经营范围
企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动】

营业期限 2010-09-03 至 2027-09-02

主要合伙人 施辉持股 99.99599%、周晨君持股 0.00401%

通讯地址 上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦

5、上海迎水投资管理有限公司（代表“上海迎水投资管理有限公司－迎水巡

洋 10 号私募证券投资基金”）

公司名称 上海迎水投资管理有限公司

注册地址
上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室(上海新村经济

小区)

法定代表人 卢高文

注册资本 3,400 万元人民币

统一社会信用代码 91310230342296331Q

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动】

营业期限 2015-06-11 至无固定期限

主要股东

卢高文持股 29.11765%、上海弥抒管理咨询有限责任公司持股

23.52941%、上海赴康科技有限责任公司持股 23.52941%、上海

邕福实业有限责任公司持股 23.52941%、姚洁俊持股 0.29412%

通讯地址
上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室(上海新村经济

小区)

（三）本次权益变动情况

权益变动

明细
变动方式 变动时间

股份种

类
减持股数（股） 减持比例

大宗交易 2021/04/08
人民币

普通股
-6,700,000 -1.99%

集中竞价
2021/04/08～

2021/10/15

人民币

普通股
-3,310,600 -0.98%

集中竞价
2022/08/31～

2022/09/02

人民币

普通股
-572,800 -0.17%

大宗交易 2022/09/07
人民币

普通股
-6,220,000 -1.85%

大宗交易 2023/05/22
人民币

普通股
-6,600,000 -1.96%

合计 - - -23,403,400 -6.95%

备注：

1、上表中爱屋企管减持比例、当前持股比例均以本公司当前总股本

336,559,908 股为基数计算所得。

2、爱屋企管于 2021 年 04 月 08 日通过大宗交易方式减持 6,700,000 股，占

公司总股本的 1.99%。本次权益变动后，爱屋企管持有公司股份 189,824,600 股，

占公司总股本 56.40%。

3、爱屋企管于 2021 年 04 月 08 日至 2021 年 10 月 15 日通过集中竞价方式

累计减持 3,310,600 股，占公司总股本的 0.98%。本次权益变动后，爱屋企管持有

公司股份 186,514,000 股，占公司总股本 55.42%。

4、爱屋企管于 2022 年 08 月 31 日至 2022 年 09 月 02 日通过集中竞价方式

累计减持 572,800 股，占公司总股本的 0.17%。本次权益变动后，爱屋企管持有

公司股份 185,941,200 股，占公司总股本 55.25%。

5、爱屋企管于 2022 年 09 月 07 日通过大宗交易方式减持 6,220,000 股，占

公司总股本的 1.85%。本次权益变动后，爱屋企管持有公司股份 179,721,200 股，

占公司总股本 53.40%。

6、爱屋企管于 2023 年 05 月 22 日通过大宗交易方式减持 6,600,000 股，占

公司总股本的 1.96%。本次权益变动后，爱屋企管持有公司股份 173,121,200 股，

占公司总股本 51.44%。

7、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何

权利限制或被限制转让的情况。

8、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规

和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、 本次权益变动前后，爱屋企管拥有上市公司权益的股份情况

股东名称

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

持股数量

（股）

持股比例

（%）

持股数量

（股）

持股比例

（%）

上海爱屋企业管理有限公司 196,524,600  58.39 173,121,200 51.44%

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限

等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、 其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2023年05月23日