股票代码：601258       股票简称：*ST庞大        公告编号：2023-062

庞大汽贸集团股份有限公司

关于收到河北证监局《关于稳妥做好相关工作切实

保护投资者合法权益的函》的公告

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日收到

河北证监局《关于稳妥做好相关工作切实保护投资者合法权益的函》（冀证监函

【2023】273 号），全文内容如下：

庞大汽贸集团股份有限公司：

自 2023 年 4 月 21 日至 5 月 19 日，你公司股票收盘价已连续 17 个交易日低

于 1 元人民币，即将触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)

第 9.2.1 条第一款规定的终止上市条件，进入终止上市程序。我局高度关注你公

司退市维稳等相关事项，现请你公司做好以下工作：

一、制订并落实退市维稳工作方案，保持公司正常生产经营和员工稳定，采

取一切可能的措施维护公司财产、资金安全，主动向地方政府报告并提请地方政

府指导公司做好退市各项工作。

二、高度重视维护投资者的知情权，持续做好信息披露工作，加强投资者关

系管理，通过技术升级等手段确保对外联系电话畅通，耐心细致答复投资者问询。

三、管理层要切实履职尽责，督促重整投资人在规定期限内履行业绩补偿承

诺。如承诺方出现失信，损害上市公司利益行为，要主动通过诉讼等法律途径依

法依规进行追索，切实维护公司及广大中小股东利益。

四、督促控股股东深圳市深商控股集团股份有限公司履行主体责任，采取切

实有效的救助措施，协助公司解决破产重整遗留问题，恢复持续经营能力，使公

司步入良性发展轨道。

五、抓紧聘请代办机构，做好公司股票终止上市后向全国中小企业股份转让

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

系统转板挂牌相关事宜。

六、对公司近三年是否存在违法违规进行自查，并采取有效措施进行整改，

于 5 月 30 日前向我局提交整改报告。

特此致函。

以上为河北证监局《关于稳妥做好相关工作切实保护投资者合法权益的函》

全文。

同日，据公司了解，河北证监局亦向重整投资人深圳市深商控股集团股份有

限公司、深圳市元维资产管理有限公司、深圳市国民运力科技集团有限公司下发

了《关于切实履行破产重整业绩承诺义务的函》。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日