1

证券代码：688008        证券简称：澜起科技        公告编号：2023-035

澜起科技股份有限公司

股东集中竞价减持股份进展暨权益变动达到 1%的公告

股东 Intel Capital Corporation、英特尔半导体（大连）有限公司保证向澜起

科技股份有限公司提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会及全体董事保证公告内容与上述股东提供的信息一致。

重要内容提示：

 集中竞价减持计划实施前股东持股的基本情况

本次集中竞价减持计划实施前，股东 Intel Capital Corporation 及其一致行动

人英特尔半导体（大连）有限公司（以下简称“INTEL CAPITAL 及其一致行动

人”或“信息披露义务人”）合计持有澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）

股份 101,801,389 股，占公司总股本的 8.98%。其中，Intel Capital Corporation 持

有公司股份 101,683,250 股，占公司总股本的 8.97%，股份来源为公司 IPO 前取

得的股份；英特尔半导体（大连）有限公司持有公司股份 118,139 股，占公司总

股本的 0.01%，股份来源为通过公司 IPO 战略配售取得的股份。

 集中竞价减持计划的进展情况

截至 2023 年 5 月 19 日，INTEL CAPITAL 及其一致行动人通过集中竞价交

易合计减持公司股份 11,340,682 股，占公司总股本比例为 1.00%，减持股份数量

过半，减持计划尚未实施完毕。

 本次权益变动情况

本次权益变动属于股东减持，其中集中竞价减持系执行前期已披露的股份减

持计划，不涉及资金来源，不触及要约收购。本次权益变动后，INTEL CAPITAL

及其一致行动人合计持股比例由前次权益变动时 8.95%降至 7.89%，持股比例累

计变动超过 1%。公司无实际控制人，本次权益变动不会导致公司无实际控制人

状态发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

公司于 2023 年 1 月 31 日披露了《澜起科技股份有限公司股东集中竞价减持

股份计划公告》（公告编号：2023-007），INTEL CAPITAL 及其一致行动人计

划通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过 22,681,364 股，拟减持

股份占公司总股本的比例不超过 2%，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日

后的 180 天内实施。

公司于 2023 年 5 月 19 日收到 INTEL CAPITAL 及其一致行动人出具的《关

于所持澜起科技股份有限公司股份减持计划减持数量过半暨权益变动达到 1%的

告知函》：截至 2023 年 5 月 19 日，INTEL CAPITAL 及其一致行动人通过集中

竞价交易合计减持公司股份 11,340,682 股，占公司总股本比例为 1.00%，合计减

持股份数量过半，减持计划尚未实施完毕，现将有关减持进展情况公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

INTEL

CAPITAL 及其

一致行动人

5%以上非第一

大股东

101,801,389 8.98% IPO 前及其他方式取得：

101,801,389 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 INTEL CAPITAL 及

其一致行动人

101,801,389 8.98% 受同一母公司控制

合计 101,801,389 8.98% —

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称
减持数量

（股）

减持

比例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间（元

/股）

减持总金额

（元）

当前持股

数量

（股）

当前

持股

比例

INTEL

CAPITAL

及其一致

行动人

11,340,682 1.00% 2023/2/21

～

2023/5/19

集中竞

价交易

53.50 -

72.48

670,500,355.05 89,660,707 7.89%

注：1、“当前持股数量”为 INTEL CAPITAL 及其一致行动人截至 2023 年 5 月 19 日的持

股数，除上述集中竞价交易外，INTEL CAPITAL 及其一致行动人于 2023 年 3 月 22 日至

2023 年 3 月 28 日期间通过大宗交易合计减持 800,000 股，占公司总股本的 0.07%。

2、“减持比例”及“当前持股比例”是以公司目前最新总股本 1,136,078,141 股为基础测算。

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司无实际控制人

状态发生变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

（五）上海证券交易所要求的其他事项

无

三、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

（1）Intel Capital Corporation

企业名称 Intel Capital Corporation

法定代表人 Tiffany Doon Silva

注册地
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County

of New Castle, Delaware, United States

主要经营场所 2200 Mission College Blvd, Santa Clara, California, United States

成立日期 1998 年 4 月 6 日

主营业务 投资

主要股东 由 Intel Corporation 全资间接持有

（2）英特尔半导体（大连）有限公司

企业名称 英特尔半导体（大连）有限公司

企业类型 有限责任公司（台港澳法人独资企业）

法定代表人 Tiffany Doon Silva

注册地/主要经营场

所
辽宁省大连经济技术开发区淮河东路

成立日期 2006 年 6 月 6 日

经营范围

半导体集成电路产品制造、封装测试、加工、仓储、销售自产产品和售

后服务；高科技信息领域内的与半导体集成电路产品和技术有关的研

发、中试；提供安装、测试、维护、咨询、技术解决方案等技术服务。

主要股东 由 Intel Corporation 全资间接持有

2、本次权益变动基本情况

信息披露义

务人

权 益 变

动方式
权益变动日期 股份种类 减持数量（股） 减持比例

Intel Capital

Corporation

大 宗 交

易

2023/3/22~

2023/3/28

人民币普

通股
800,000 0.07%

集 中 竞

价交易

2023/2/28~

2023/5/19

人民币普

通股
11,222,543 0.99%

英特尔半导

体（大连）有

限公司

- - - - -

合计 12,022,543 1.06%

3、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份种类

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

Intel Capital

Corporation

人民币普

通股
101,683,250 8.95% 89,660,707 7.89%

英特尔半导

体（大连）

有限公司

人民币普

通股
0 0.00% 0 0.00%

合计 101,683,250 8.95% 89,660,707 7.89%

注：1、“本次权益变动前”之“持股数量”为信息披露义务人前次权益变动公告时持股数量，

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示

性公告》（公告编号：2023-022）。

2、“持股比例”是以公司目前最新总股本 1,136,078,141 股为基础测算。

四、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及

相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东根据自身资金安排实施，目前减持计划尚未实施完毕，

其将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施减持计划以及实施进度，减持

数量、减持时间及减持价格存在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

本次权益变动属于股东减持，其中集中竞价减持系执行前期已披露的股份减

持计划，不涉及资金来源，不触及要约收购。截至本公告日，本次减持计划尚未

实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划的实施情况，并按照相关法律法规

的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

 2023 年 5 月 20 日