证券代码：603779       证券简称：威龙股份           公告编号：2023-028

威龙葡萄酒股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动为公司持股 5%以上股东深圳市仕乾投资发展有限公司减持

股份，持股比例从 19.97%下降到 18.97%，减持比例为 1%，未触及要约收

购。

 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2月 22日披露《威

龙葡萄酒股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-008），公司 5%

以上股东深圳市仕乾投资发展有限公司：

拟在本次减持计划公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期等不得

减持股份）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,654,900 股，拟在本次

减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内（窗口期等不得减持股份）通

过大宗交易方式减持公司股份不超过 13,309,800 股，共计减持股份不超过

19,964,700股，不超过公司总股本的 6.00%。

2023年 5月 15 日，股东深圳市仕乾投资发展有限公司通过大宗交易方式减持

公司股份 3,327,500 股，减持比例为公司股份总数的 1%。

本次减持前股东深圳市仕乾投资发展有限公司持有公司股份 66,439,600 股，

占公司总股本的比例为 19.97%。

本次减持后股东深圳市仕乾投资发展有限公司持有公司股份 63,112,100股，

占公司总股本的比例为 18.97%。

一、 本次权益变动的基本情况

（一）减持主体的基本信息

2

企业名称 深圳市仕乾投资发展有限公司

注册地址 深圳市福田区华强北路深纺大厦 B 座 806-05

法定代表人 何平

统一社会信用代码 91440300574794989A

注册资本 100 万元

企业类型 有限责任公司

经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管

理（不含证券、保险、金融业务及其它限制项目）。

成立日期 2011 年 05 月 17 日

营业期限 20 年

控股股东 何平

 通讯地址  深圳市福田区华强北路深纺大厦 B 座 806-05

（二）减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

深圳市仕乾投资

发展有限公司

5%以上第一大

股东
66,439,600 19.97%

司 法 拍 卖 取 得 ：

66,439,600 股

（三）权益变动明细

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持方式 减持期间

减持价格区

间（元/股）

当前持股

数量

当前持

股比例

深圳市仕乾

投资发展有

限公司

3,327,500 1% 大宗交易 2023/5/15 ～

2023/5/15

6.30-6.30 63,112,100 18.97%

二、 所涉及后续事项

1、本次权益变动不涉及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

2、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报

告书摘要等后续工作。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023年 5月 16 日