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上海证券交易所

纪律处分决定书

〔2023〕49 号

───────────────

关于对德邦物流股份有限公司及有关责任人

予以纪律处分的决定

当事人：

德邦物流股份有限公司，A 股证券简称：德邦股份，A 股证

券代码：603056；

崔维星，德邦物流股份有限公司时任董事长兼总经理；

汤先保，德邦物流股份有限公司时任财务总监。

经查明，2023 年 1 月 21 日、2023 年 2 月 11 日，德邦物流

股份有限公司（以下简称德邦股份或公司）披露会计差错更正及

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定期报告更正的公告称，公司持有的 ForU Worldwide Inc.和

Inceptio Group Limited 的优先股附带回购权，持有的宁波钟

德投资合伙企业（有限合伙）以及宁波德卡投资合伙企业（有限

合伙）为有限寿命主体，这四项投资均不满足权益工具的定义，

应由其他权益工具投资重分类为其他非流动金融资产；被投企业

ForU Worldwide Inc.、Inceptio Group Limited、上海生生医

药冷链科技股份有限公司、珠海高瓴翔远资产管理中心（有限合

伙）、芜湖歌斐景泽投资中心（有限合伙）以及东方航空物流股

份有限公司公允价值出现较大变动，需调整相关报表项目金额；

公司应以净额列示递延所得税资产、递延所得税负债，相关报表

项目存在差错。

上述会计差错更正后，2019 年年报中，调增总资产

18,272.18 万元，调增归属于上市公司股东的净资产（以下简称

归母净资产）31,419.25 万元，调增归属于母公司所有者的净利

润（以下简称归母净利润）2,558.52 万元，分别占更正后金额

的 1.97%、7.19%、7.33%；2020 年年报中，调增总资产 103,440.18

万元，调增归母净资产 93,298.84 万元，调增归母净利润

8,664.72 万元，分别占更正后金额的 9.21%、16.79%、13.31%；

2021 年年报中，调增总资产 22,679.37 万元，调增归母净资产

29,445.61 万元，调增归母净利润 490.33 万元，分别占更正后

金额的 1.43%、4.54%、3.32%；2022 年半年度报告中，调增总资

产 32,273.47 万元，调增归母净资产 38,011.25 万元，调减归母

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净利润 1,230.45 万元，分别占更正后金额的 2.05%、5.79%、

15.02%；2022 年第三季度报告中，调增总资产 31,611.88 万元，

调增归母净资产 36,809.91 万元，调减归母净利润 2,431.79 万

元，分别占更正后金额的 2.13%、5.57%、7.45%。

定期报告是投资者关注的事项，可能对公司股价及投资者决

策产生影响，公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、

谨慎地核算并披露，但公司多期定期报告披露的财务数据不准

确。上述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则

（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则（2020 年修订）》）

第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.5 条以及《上海证券交易所股票上市

规则（2022 年修订）》（以下简称《股票上市规则（2022 年修订》）

第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。

责任人方面，时任董事长兼总经理崔维星作为公司主要负责

人、信息披露第一责任人和公司经营管理负责人，时任财务总监

汤先保作为财务事项的负责人，未勤勉尽责，对任期内公司违规

行为负有责任。上述人员违反了《股票上市规则（2020 年修订）》

第 2.2 条、第 3.1.4 条以及《股票上市规则（2022 年修订》第

2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条等有关规定及其在《董事（监

事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

在规定期限内，公司及责任人作出如下异议回复。第一，公

司不存在调整财务数据的主观故意。对于金融资产分类及公允价

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值确认事项，公司前期认为划分为其他权益工具投资更为合理，

并采用成本作为公允价值；对于递延所得税资产、负债净额列示

事项，由前期的总额法调整为净额法，能够统一母子公司会计政

策，仅影响总资产、总负债。第二，会计差错更正未造成公司股

价异常波动，不存在通过虚构财务数据谋取利益的情形，也未侵

害投资者利益，期间董监高及 5%以上大股东无股票交易行为或

增减持计划。第三，公司积极自查后及时与监管沟通，采取披露

更正公告等纠正措施，并履行优化财报复核机制、完善信息传递

流程，加强对财务人员专业知识的培训和学习等改进措施。

针对上述异议理由，上海证券交易所（以下简称本所）纪律

处分委员会经审核认为：上市公司年度报告是上市公司对其在整

个年度内的生产经营、财务状况、投资发展等情况的总结分析，

尤其是其中的财务数据是投资者获知公司经营状况的重要信息

来源，也是投资者做出投资决策的主要依据。上市公司对于金融

资产、递延所得税等会计科目的分类、计量、列示等事项，应当

按照会计准则等规则的要求进行会计处理，准确、充分、谨慎判

断相关金额的确认，保证财务信息披露的真实、准确、完整，保

障投资者知情权。但公司未能进行审慎合理预计，在会计政策和

客观情况未发生变化的情况下，调整相关定期报告的财务数据，

导致连续多期定期报告的主要财务指标发生较大变化，违规事实

清楚。公司及有关责任人所称历史进行的会计核算具有合理性的

异议理由不能成立，不存在主观故意、未造成股价异常波动、未

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从中获利等不能作为减免违规责任的合理理由。此外，公司及有

关责任人采取的与监管沟通、披露更正公告等措施系违规行为发

生后理应采取的履职措施，不足以减轻信息披露不准确的违规责

任。

鉴于上述事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根

据《股票上市规则》第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和

监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

10号——纪律处分实施标准》的有关规定，本所作出如下纪律处

分决定：对德邦物流股份有限公司及时任董事长兼总经理崔维

星、时任财务总监汤先保予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公

司诚信档案。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请

你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采

取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规

事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排

查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运

作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全

体董监高人员签字确认的整改报告。

你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发

生。公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规

范运作，认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤

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勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信

息。

                                     上海证券交易所

2023年4月27日