证券代码：603191        证券简称：望变电气        公告编号：2023-015

重庆望变电气（集团）股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 100,408,458 股。

 本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 28 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公

司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490号）核准，并经上海证券交易

所同意，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电

气”）首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票83,291,852股，并于2022

年4月28日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本为333,167,407

股，其中有限售条件流通股249,875,555股，占公司发行后总股本的75.00%，无

限售条件流通股83,291,852股，占公司发行后总股本的25.00%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，涉及股东有天津普思资产

管理有限公司－平潭普思广和一号股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州尚颀

并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）、上海灏意投资管理咨询合伙企业（有

限合伙）、长兴浦京湾股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有

限公司－厦门镒尚投资合伙企业（有限合伙）、重庆铜爵科技有限公司、重庆

泽民文化传播有限公司、重庆惠泽企业管理咨询有限公司、平潭鼎石一号资产

管理合伙企业(有限合伙)、上海安洪投资管理有限公司－安洪精选证券投资基

金、东北证券股份有限公司、北京丰润泰投资基金管理有限公司、乾鲲（深圳）

基金管理股份有限公司－乾鲲1号基金和陈秋航、夏强等共99个股东，限售期为

自公司股票上市之日起12个月。本次限售股上市流通的数量为100,408,458股，

占公司总股本的30.14%，该部分限售股将于2023年4月28日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的股份为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行

股票上市至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生

变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请上市流通的限售股股东中，公司董事、高级管理人员股东熊必润、

李奎、李代萍和王海波对所持股份承诺如下：

“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有

的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人持有的公司公开

发行股票前已发行的股份。

2、本人所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发

行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价

低于发行价，本人所持上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，

本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股

份，也不提议由公司回购该等股份。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送

股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照相关规定作除权、除

息处理。

3、在上述锁定期满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将

向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的公司股份不

超过本人持有的公司股份总数的 25%；在任期届满前离职的，在本人就任时确定

的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的公司

股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起 6 个月内，

不转让本人持有的公司股份。

4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规

范性文件对本人转让公司股份存在其他限制的，本人承诺同意一并遵守。在本人

持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构

的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策

及证券监管机构的要求。”

截至目前，熊必润、李奎、李代萍和王海波均严格履行相应的承诺事项，不

存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

除上述已出具承诺函的公司股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，公司

其他股东需根据《中华人民共和国公司法》第 141 条规定，公司公开发行股份前

已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：经核查，本保荐机构认为：

望变电气本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和

规范性文件的要求；望变电气本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均

符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；望变电气本次解

除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截

至本核查意见出具之日，望变电气与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

完整。

保荐机构对望变电气本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为100,408,458股；

(二) 本次限售股上市流通日期为2023年4月28日；

(三) 首次公开发行部分限售股上市流通明细清单

序号 股东名称
持有限售股数量

（股）

持有限售股占

公司总股本比

例

本次上市流通数量

（股）

剩余限售股数量

（股）

1 天津普思资产管理有限公司

－平潭普思广和一号股权投

资合伙企业（有限合伙）

22,222,222.00  6.6700% 22,222,222.00  0

2 扬州尚颀并购成长产业基金

合伙企业（有限合伙）
8,333,333.00  2.5012% 8,333,333.00  0

3 上海灏意投资管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5,555,556.00  1.6675% 5,555,556.00  0

4 长兴浦京湾股权投资合伙企

业（有限合伙）
5,555,556.00  1.6675% 5,555,556.00  0

5 厦门镒田投资管理有限公司

－厦门镒尚投资合伙企业

（有限合伙）

5,555,555.00  1.6675% 5,555,555.00  0

6 重庆铜爵科技有限公司 5,515,000.00  1.6553% 5,515,000.00  0

7 陈秋航 5,000,000.00  1.5007% 5,000,000.00  0

8 夏强 3,666,000.00  1.1003% 3,666,000.00  0

9 重庆泽民文化传播有限公司 3,620,250.00  1.0866% 3,620,250.00  0

10 重庆惠泽企业管理咨询有限

公司
2,468,800.00  0.7410% 2,468,800.00  0

11 平潭鼎石一号资产管理合伙

企业(有限合伙)
2,222,777.00  0.6672% 2,222,777.00  0

12 何刚 1,800,000.00  0.5403% 1,800,000.00  0

13 程易能 1,800,000.00  0.5403% 1,800,000.00  0

14 李志勇 1,720,000.00  0.5163% 1,720,000.00  0

15 陈显斌 1,525,000.00  0.4577% 1,525,000.00  0

16 曾云秀 1,500,000.00  0.4502% 1,500,000.00  0

17 唐健 1,445,000.00  0.4337% 1,445,000.00  0

18 刘之坤 1,411,000.00  0.4235% 1,411,000.00  0

19 舒春建 1,200,000.00  0.3602% 1,200,000.00  0

20 冯晓棕 1,000,000.00  0.3001% 1,000,000.00  0

21 胡蕖 965,000.00  0.2896% 965,000.00  0

22 黄明莉 900,000.00  0.2701% 900,000.00  0

23 杨军 898,000.00  0.2695% 898,000.00  0

24 廖炜东 838,000.00  0.2515% 838,000.00  0

25 代礼东 734,000.00  0.2203% 734,000.00  0

26 谭莉 700,000.00  0.2101% 700,000.00  0

27 周光明 696,000.00  0.2089% 696,000.00  0

28 黎明 670,000.00  0.2011% 670,000.00  0

29 闵浩忠 666,000.00  0.1999% 666,000.00  0

30 陈美宋 627,700.00  0.1884% 627,700.00  0

31 陶福玲 616,500.00  0.1850% 616,500.00  0

32 柯丹 600,000.00  0.1801% 600,000.00  0

33 李奎 600,000.00  0.1801% 600,000.00  0

34 年福利 550,000.00  0.1651% 550,000.00  0

35 邹琳 545,000.00  0.1636% 545,000.00  0

36 李春华 510,000.00  0.1531% 510,000.00  0

37 何小军 500,000.00  0.1501% 500,000.00  0

38 李代萍 500,000.00  0.1501% 500,000.00  0

39 东北证券股份有限公司 436,000.00  0.1309% 436,000.00  0

40 邓茗元 410,000.00  0.1231% 410,000.00  0

41 陈发奇 362,000.00  0.1087% 362,000.00  0

42 袁涛 330,000.00  0.0990% 330,000.00  0

43 彭建强 323,000.00  0.0969% 323,000.00  0

44 秦霞 313,000.00  0.0939% 313,000.00  0

45 黄明江 301,000.00  0.0903% 301,000.00  0

46 王伟玲 300,000.00  0.0900% 300,000.00  0

47 杨春 295,000.00  0.0885% 295,000.00  0

48 黄静 236,000.00  0.0708% 236,000.00  0

49 姚志强 204,000.00  0.0612% 204,000.00  0

50 熊必润 200,000.00  0.0600% 200,000.00  0

51 戴凤鸣 143,000.00  0.0429% 143,000.00  0

52 盛云亚 120,000.00  0.0360% 120,000.00  0

53 陈家飞 110,000.00  0.0330% 110,000.00  0

54 上海安洪投资管理有限公司

－安洪精选证券投资基金
109,000.00  0.0327% 109,000.00  0

55 刘长哲 108,000.00  0.0324% 108,000.00  0

56 李长平 100,000.00  0.0300% 100,000.00  0

57 王海波 100,000.00  0.0300% 100,000.00  0

58 陈小程 85,000.00  0.0255% 85,000.00  0

59 陈福 72,000.00  0.0216% 72,000.00  0

60 翁艳玲 70,000.00  0.0210% 70,000.00  0

61 林照峰 60,000.00  0.0180% 60,000.00  0

62 李厥庆 41,209.00  0.0124% 41,209.00  0

63 李向明 40,000.00  0.0120% 40,000.00  0

64 饶革 33,000.00  0.0099% 33,000.00  0

65 黄分平 30,000.00  0.0090% 30,000.00  0

66 徐颖 25,000.00  0.0075% 25,000.00  0

67 李洪波 25,000.00  0.0075% 25,000.00  0

68 陈朝霞 22,000.00  0.0066% 22,000.00  0

69 陈慧 20,000.00  0.0060% 20,000.00  0

70 马中奎 17,000.00  0.0051% 17,000.00  0

71 沈国勇 15,000.00  0.0045% 15,000.00  0

72 贺毅昭 15,000.00  0.0045% 15,000.00  0

73 杨伊里 12,000.00  0.0036% 12,000.00  0

74 冯超球 12,000.00  0.0036% 12,000.00  0

75 曾祥荣 11,000.00  0.0033% 11,000.00  0

76 徐根娣 10,000.00  0.0030% 10,000.00  0

77 黄应强 10,000.00  0.0030% 10,000.00  0

78 北京丰润泰投资基金管理有

限公司
6,000.00  0.0018% 6,000.00  0

79 赵秀君 5,000.00  0.0015% 5,000.00  0

80 蒋小钢 5,000.00  0.0015% 5,000.00  0

81 余盛芬 4,000.00  0.0012% 4,000.00  0

82 陈长溪 3,000.00  0.0009% 3,000.00  0

83 陈成法 3,000.00  0.0009% 3,000.00  0

84 邓承峰 3,000.00  0.0009% 3,000.00  0

85 吴将索 2,000.00  0.0006% 2,000.00  0

86 甘玲 2,000.00  0.0006% 2,000.00  0

87 张立新 2,000.00  0.0006% 2,000.00  0

88 韩英 2,000.00  0.0006% 2,000.00  0

89 张存良 2,000.00  0.0006% 2,000.00  0

90 胡志鸿 2,000.00  0.0006% 2,000.00  0

91 苗君 2,000.00  0.0006% 2,000.00  0

92 夏渊 1,000.00  0.0003% 1,000.00  0

93 向朝容 1,000.00  0.0003% 1,000.00  0

94 杨玉琢 1,000.00  0.0003% 1,000.00  0

95 乾鲲（深圳）基金管理股份

有限公司－乾鲲 1 号基金
1,000.00  0.0003% 1,000.00  0

96 杨莉 1,000.00  0.0003% 1,000.00  0

97 万桦 1,000.00  0.0003% 1,000.00  0

98 王传通 1,000.00  0.0003% 1,000.00  0

99 李海霞 1,000.00  0.0003% 1,000.00  0

合计 100,408,458 30.1375% 100,408,458 0

六、本次限售股上市流通后公司股本结构变动表

 变动前 变动数 变动后

有限售条件的流通股 249,875,555 -100,408,458 149,467,097.00

无限售条件的流通股 83,291,852 100,408,458 183,700,310.00

股份合计 333,167,407 0 333,167,407

七、上网公告文件

《中信证券股份有限公司关于重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开

发行股票部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2023年4月25日