1

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023—031

债券代码：185248 债券简称：22建发01

债券代码：185678 债券简称：22建发Y1

债券代码：185791 债券简称：22建发Y2

债券代码：185929 债券简称：22建发Y3

债券代码：185248 债券简称：22建发Y4

厦门建发股份有限公司
关于高级管理人员亲属短线交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经自查，公司近日获悉公司总经理直系亲属存在小额交易公司股票并构成短

线交易的情况，现将相关情况公告如下：

2022 年 8 月 24 日至 2022 年 12 月 19 日，该亲属人员通过二级市场集中竞

价交易方式买卖公司股票，累计买入 79,400 股，累计卖出 79,400 股；累计买入

金额为 104.22 万元，累计卖出金额为 104.65 万元，扣除佣金、印花税等税费后

累计盈利 2,939 元。

前述买卖行为构成了《证券法》规定的“在买入后六个月内卖出，或者在卖

出后六个月内又买入”的短线交易。公司获悉本次短线交易事项后高度重视，及

时核查了解相关情况，交易对象积极配合核查相关事项。经研究，本次事项的处

理情况及采取的补救措施如下：

1.截至本公告披露日，该亲属人员已将本次短线交易收益 2,939 元全额上交

至公司。

2.本次短线交易行为是该亲属人员根据个人对二级市场的判断所做出的自

主投资行为，公司高级管理人员对本次短线交易并不知情，交易前后公司高级管

理人员亦未告知该亲属人员关于公司经营情况或其他方面的内幕信息，本次交易

行为是该亲属人员个人操作，不存在利用内幕信息违规交易谋求利益的情形。

3. 本次短线交易行为系该亲属人员未充分了解短线交易相关监管规定所致，

不存在主观违规的情况。公司将在今后加强对董事、监事、高级管理人员的亲属

人员进行相关法律法规的培训，要求严格遵守相关规定，严防此类事件再次发生。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

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