证券代码：688272     证券简称：富吉瑞    公告编号：2023-019

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示

的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 公司与注册会计师进行了沟通，相应营业收入由 14,406.81 万元调整为

11,089.11 万元，修正后较上年同期下降 65.12%，其他财务数据不存在差异。

营业收入存在差异，主要是公司结合销售、采购、生产流程，对照《企业会计

准则第 14 号—收入（应用指南 2018）》、《监管规则适用指引——会计类第 1

号》规定，对公司在业务中身份进行了分析，审慎判断在 2022 年度公司部分业

务应按照净额法确认收入。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关

于上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2023-016）。

 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第

（一）项“最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利

润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经

常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元”的规定，公司

股票可能被实施退市风险警示。公司已于 2023 年 3月 22 日、2023 年 4月 15 日

披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险

警示的第一次提示性公告》（公告编号：2023-011）和《北京富吉瑞光电科技

股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》

（公告编号：2023-018），现将有关风险第三次提示如下，敬请广大投资者注

意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经公司财务部门初步测算并与年审审计师沟通，预计公司 2022 年年度实现

归属于上市公司股东的净利润为-8,552.41 万元，实现归属于上市公司股东扣

除非经常性损益后的净利润为-9,107.75 万元，预计公司 2022 年度实现营业总

收入为 11,089.11 万元，根据《科创板上市公司自律监管指南第 9 号-财务类退

市指标：营业收入扣除》相关规定，营业收入应扣除项目总额预计为 1,366.08

万元，其中正常经营之外的其他业务收入扣除金额为 764.14 万元，本会计年度

以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入 19.73 万元，未形成或难以形成

稳定业务模式的业务所产生的收入 582.21 万元，预计营业收入扣除后金额为

9,723.03 万元。

如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与

主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，

将触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项

“最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值

且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益

之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元”规定的对公司股票实施

退市风险警示的情形，公司股票将在 2022 年年度报告披露后可能被实施退市风

险警示（在公司股票简称前冠以*ST 字样），敬请广大投资者注意投资风险。

2022 年度公司业绩下滑主要受到经济下行、军品采购程序进度缓慢等因素

的影响。

1、公司所在地在 2022 年部分月份受经济下行的影响，员工到岗率低，生

产、研发受阻；同时由于经济下行等多种因素影响导致军品采购程序放缓，报

告期内公司中标的军品项目进度不及预期，使得公司 2022 年业绩下滑较大。

2、随着红外热成像技术的快速发展，国内成熟产品和服务的竞争变得愈发

激烈，产品价格被压低，导致产品毛利率下滑；2022 年综合毛利率为 33.08%，

同比下滑 19.33%。

3、为开拓和满足新的产品市场，持续加大研发投入力度，积极参与军品项

目竞标，导致公司各项费用均呈不同幅度的增长，最终导致公司归属于母公司

所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润都出现亏

损。2022 年度研发费用为 4,846.53 万元，同比增长 26.07%；销售费用为

1,496.06 万元，同比增长 19.62%；管理费用为 4,293.98 万元，同比增长

19.39%。

截止2023年2月28日，尚未确认收入的在手订单金额累计约为0.79亿元，

已中标/协商定价项目但尚未签订合同的约为 0.93 亿元，公司预计上述在手订

单/已中标/协商定价项目能够在 2023 年度确认收入约为 1.52 亿元。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业

务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易

所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于

2022 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开

始停牌。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上海证券交易所在公

司股票停牌之日后 5 个交易日内，根据规则规定，对公司股票实施退市风险警

示。公司应当按照上海证券交易所要求在股票被实施退市风险警示前及时发布

公告。公司股票自公告披露后的次一交易日起复牌。公告披露日为非交易日的，

于披露后的第二个交易日起复牌。自复牌之日起，上海证券交易所对公司股票

实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

2023 年 3 月 22 日，公司在指定媒体上披露了《北京富吉瑞光电科技股

份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告》。

（公告编号：2023-011）。

2023 年 4 月 15 日，公司在指定媒体上披露了《北京富吉瑞光电科技股

份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》。

（公告编号：2023-018）。

四、其他事项

以上财务数据仅为初步测算并与年审审计师沟通后的数据，公司 2022 年年

度报告的预约披露日期为 2023 年 4 月 26 日，截止本公告披露日，2022 年年度

报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的

2022 年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司

所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资

风险。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日