证券代码：688031   证券简称：星环科技  公告编号：2023-014

星环信息科技（上海）股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“星环科技”或“公司”）

本次上市流通的网下配售股份数量为 1,584,997 股，限售期为自公司首次公开发

行股票上市之日起 6个月。

 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 18 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 23 日出具的《关于同意星环信息

科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

1923 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,021.0600 万

股，并于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总

股本为 12,084.2068 万股，其中有限售条件流通股 9,430.0863 万股，无限售条

件流通股 2,654.1205 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数

量为 156 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配

售并中签的配售对象，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6个月，该

部分限售股对应的股份数量为 1,584,997 股，占本次发行总数量的 5.2465%，占

公司股本总数的 1.3116%，具体详见公司于 2022 年 10 月 13 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司首次

公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股

份数量 1,584,997 股，现锁定期即将届满，将于 2023 年 4 月 18 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开

发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本

等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承

诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本

次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承

诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

3

截至本核查意见出具之日，星环科技限售股份持有人严格履行了其在公司首

次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—

—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、

上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上，保荐机构对本次星环科技首次公开发行网下配售限售股上市流通无异

议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,584,997 股，占公司股本总数的

1.3116%，限售期为自公司股票上市之日起 6个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 4 月 18 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号 股东名称
持有限售股

数量（股）

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股数

量（股）

1
安信平稳合盈一年持有期混

合型证券投资基金

9,330 0.0077% 9,330 0

2
安信价值驱动三年持有期混

合型发起式证券投资基金

4,133 0.0034% 4,133 0

3
安信新常态沪港深精选股票

型证券投资基金

4,133 0.0034% 4,133 0

4
博道中证 500 指数增强型证券

投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

5
博道久航混合型证券投资基

金

5,787 0.0048% 5,787 0

6
博时半导体主题混合型证券

投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

7 博时产业慧选混合型证券投 12,047 0.0100% 12,047 0

资基金

8
博时恒旭一年持有期混合型

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

9
内蒙古自治区叁号职业年金

计划

12,047 0.0100% 12,047 0

10 河北省玖号职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

11 辽宁省柒号职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

12 湖南省（壹号）职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

13
博时中证央企结构调整交易

型开放式指数证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

14
基本养老保险基金八零一组

合

12,047 0.0100% 12,047 0

15
中国第一汽车集团公司企业

年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

16
中国华能集团有限公司企业

年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

17
中国工商银行股份有限公司

企业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

18
黑龙江省伍号职业年金计划

博时组合

11,457 0.0095% 11,457 0

19
博时专精特新主题混合型证

券投资基金

11,338 0.0094% 11,338 0

20 陕西省（玖号）职业年金计划 8,622 0.0071% 8,622 0

21
博时睿远事件驱动灵活配置

混合型证券投资基金（LOF）

5,197 0.0043% 5,197 0

22
博时卓越品牌混合型证券投

资基金（LOF）

3,543 0.0029% 3,543 0

23
基本养老保险基金一零零一

组合

12,047 0.0100% 12,047 0

24 大成蓝筹稳健证券投资基金 12,047 0.0100% 12,047 0

25
大成成长进取混合型证券投

资基金

6,614 0.0055% 6,614 0

26
大成消费主题混合型证券投

资基金

4,488 0.0037% 4,488 0

27
大成悦享生活混合型证券投

资基金

2,716 0.0022% 2,716 0

28
方正富邦天恒灵活配置混合

型证券投资基金

3,070 0.0025% 3,070 0

29
富国红利混合型证券投资基

金

12,047 0.0100% 12,047 0

30
富国富嘉绝对回报混合型养

老金产品

12,047 0.0100% 12,047 0

31 浙江省伍号职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

32
基本养老保险基金一六零二

一组合

12,047 0.0100% 12,047 0

33
富国中证消费 50 交易型开放

式指数证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

34 上海市壹号职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

35
中央国家机关及所属事业单

位（柒号）职业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

36
山东省（伍号）职业年金计划

富国组合

12,047 0.0100% 12,047 0

37
基本养老保险基金九零二组

合

12,047 0.0100% 12,047 0

38
富国价值优势混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

39
中国石油化工集团公司企业

年金

12,047 0.0100% 12,047 0

40
山西潞安矿业集团有限责任

公司企业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

41

富国量化对冲策略三个月持

有期灵活配置混合型证券投

资基金

11,693 0.0097% 11,693 0

42
富国文体健康股票型证券投

资基金

11,457 0.0095% 11,457 0

43
中国太平保险集团有限责任

公司企业年金计划

10,630 0.0088% 10,630 0

44 贵州省陆号职业年金计划 10,630 0.0088% 10,630 0

6

45
光大保德信红利混合型证券

投资基金

5,787 0.0048% 5,787 0

46
光大保德信消费主题股票型

证券投资基金

4,133 0.0034% 4,133 0

47

红土创新科技创新 3年封闭运

作灵活配置混合型证券投资

基金

7,913 0.0065% 7,913 0

48
泓德战略转型股票型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

49
泓德量化精选混合型证券投

资基金

3,307 0.0027% 3,307 0

50
华安景气优选混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

51
华安添祥 6个月持有期混合型

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

52
华安汇嘉精选混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

53
华安智能生活混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

54 华安宝利配置证券投资基金 12,047 0.0100% 12,047 0

55
华安智能装备主题股票型证

券投资基金

9,330 0.0077% 9,330 0

56
华安新泰利灵活配置混合型

证券投资基金

8,858 0.0073% 8,858 0

57
华宝中证科创创业 50 交易型

开放式指数证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

58
华宝中证全指证券公司交易

型开放式指数证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

59

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放

式指数证券投资基金联接基

金

12,047 0.0100% 12,047 0

60
华泰柏瑞量化优选灵活配置

混合型证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

61 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际 11,338 0.0094% 11,338 0

通交易型开放式指数证券投

资基金

62
华泰柏瑞优势领航混合型证

券投资基金

8,858 0.0073% 8,858 0

63

华泰柏瑞中证沪港深创新药

产业交易型开放式指数证券

投资基金

5,787 0.0048% 5,787 0

64
华夏沪深 300 交易型开放式指

数证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

65
华夏医疗健康混合型发起式

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

66
华夏安阳 6个月持有期混合型

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

67

华夏国证半导体芯片交易型

开放式指数证券投资基金发

起式联接基金

12,047 0.0100% 12,047 0

68
华夏国证半导体芯片交易型

开放式指数证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

69 浙江省贰号职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

70 华夏大盘精选证券投资基金 12,047 0.0100% 12,047 0

71
华夏基金华益 2号股票型养老

金产品

12,047 0.0100% 12,047 0

72
华夏永泓一年持有期混合型

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

73 江苏省陆号职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

74
华夏中证 500 指数增强型证券

投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

75

华夏中证细分食品饮料产业

主题交易型开放式指数证券

投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

76
华夏中证央企结构调整交易

型开放式指数证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

77
四川省电力公司企业年金计

划

12,047 0.0100% 12,047 0

78 广东省肆号职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

79
中国长江三峡集团有限公司

企业年金计划

10,866 0.0090% 10,866 0

80
国网辽宁省电力有限公司企

业年金计划

9,212 0.0076% 9,212 0

81
北京金隅集团股份有限公司

企业年金计划

8,858 0.0073% 8,858 0

82
华夏科技前沿 6个月定期开放

混合型证券投资基金

8,386 0.0069% 8,386 0

83
中国铁路西安局有限公司企

业年金计划

8,386 0.0069% 8,386 0

84
华夏阿尔法精选混合型证券

投资基金

4,842 0.0040% 4,842 0

85
厦门航空有限公司企业年金

计划

4,370 0.0036% 4,370 0

86
华夏基金华智 1号股票型养老

金产品

4,133 0.0034% 4,133 0

87
华夏智胜价值成长股票型发

起式证券投资基金

3,543 0.0029% 3,543 0

88
华夏智胜先锋股票型证券投

资基金（LOF）

3,307 0.0027% 3,307 0

89

汇添富数字经济引领发展三

年持有期混合型证券投资基

金

12,047 0.0100% 12,047 0

90
汇添富稳健添益一年持有期

混合型证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

91

汇添富开放视野中国优势六

个月持有期股票型证券投资

基金

12,047 0.0100% 12,047 0

92
基本养老保险基金八零六组

合

12,047 0.0100% 12,047 0

93
汇添富中证中药指数型发起

式证券投资基金（LOF）

12,047 0.0100% 12,047 0

94 汇添富成长多因子量化策略 12,047 0.0100% 12,047 0

股票型证券投资基金

95
汇添富民营活力混合型证券

投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

96

中证长三角一体化发展主题

交易型开放式指数证券投资

基金

10,275 0.0085% 10,275 0

97
汇添富自主核心科技一年持

有期混合型证券投资基金

7,323 0.0061% 7,323 0

98
嘉实添惠一年持有期混合型

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

99
嘉实浦盈一年持有期混合型

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

100
嘉实浦惠 6个月持有期混合型

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

101 四川省壹号职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

102 山东省（捌号）职业年金计划 12,047 0.0100% 12,047 0

103
嘉实安益灵活配置混合型证

券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

104
中国石油天然气集团公司企

业年金计划 08

12,047 0.0100% 12,047 0

105
山西焦煤集团有限责任公司

企业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

106
金鹰产业升级混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

107
金鹰主题优势混合型证券投

资基金

5,433 0.0045% 5,433 0

108
民生加银城镇化灵活配置混

合型证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

109
民生加银内需增长混合型证

券投资基金

7,677 0.0064% 7,677 0

110
农银汇理创新医疗混合型证

券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

111
农银汇理沪深 300 指数证券投

资基金

8,149 0.0067% 8,149 0

112
鹏扬景恒六个月持有期混合

型证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

113
鹏扬数字经济先锋混合型证

券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

114
平安稳健增长混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

115
平安品质优选混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

116
平安中证 500 交易型开放式指

数证券投资基金

7,677 0.0064% 7,677 0

117
平安养老-浙商银行股份有限

公司企业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

118
平安养老-中国铁塔股份有限

公司企业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

119
平安养老-上海市壹拾壹号职

业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

120 平安养老-湖南省（贰号）职

业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

121 平安养老-河北省叁号职业年

金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

122 平安养老-四川省叁号职业年

金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

123 平安养老-平安阿尔法对冲股

票型养老金产品

12,047 0.0100% 12,047 0

124 平安养老-平安聚胜混合型养

老金产品

12,047 0.0100% 12,047 0

125 平安养老-中国移动通信集团

公司企业年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

126 平安养老-浙江省交通投资集

团有限公司部分子公司企业

年金计划

12,047 0.0100% 12,047 0

127 平安养老-中国平安保险（集

团）股份有限公司企业年金方

案（稳健增长组合）

12,047 0.0100% 12,047 0

128 申万菱信中证军工指数分级

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

129 申万菱信中证研发创新 100交

易型开放式指数证券投资基

金

2,598 0.0021% 2,598 0

130 泰康养老保险股份有限公司

－分红型保险投资账户

12,047 0.0100% 12,047 0

131 万家科创主题灵活配置混合

型证券投资基金（LOF）

12,047 0.0100% 12,047 0

132 万家健康产业混合型证券投

资基金

8,149 0.0067% 8,149 0

133 万家量化睿选灵活配置混合

型证券投资基金

6,850 0.0057% 6,850 0

134 万家中证红利指数证券投资

基金（LOF）

2,126 0.0018% 2,126 0

135 新华鑫科技 3个月滚动持有灵

活配置混合型证券投资基金

4,370 0.0036% 4,370 0

136 新华钻石品质企业混合型证

券投资基金

3,070 0.0025% 3,070 0

137 鑫元清洁能源产业混合型发

起式证券投资基金

4,724 0.0039% 4,724 0

138 信澳星奕混合型证券投资基

金

12,047 0.0100% 12,047 0

139 兴业高端制造混合型证券投

资基金

2,362 0.0020% 2,362 0

140 兴全汇享一年持有期混合型

证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

141 兴全沪深 300 指数增强型证券

投资基金（LOF）

12,047 0.0100% 12,047 0

142 银河定投宝中证腾讯济安价

值 100A 股指数型发起式证券

投资基金

4,488 0.0037% 4,488 0

143 长城行业轮动灵活配置混合

型证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

144 长城品牌优选混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

145 长城健康生活灵活配置混合

型证券投资基金

10,748 0.0089% 10,748 0

146 长城健康消费混合型证券投

资基金

10,157 0.0084% 10,157 0

147 中海优质成长证券投资基金 12,047 0.0100% 12,047 0

148 中欧产业前瞻混合型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

149 中欧创新未来 18 个月封闭运

作混合型证券投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

150 中欧医疗创新股票型证券投

资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

151 中欧明睿新常态混合型证券

投资基金

12,047 0.0100% 12,047 0

152 中欧行业成长混合型证券投

资基金（LOF）

12,047 0.0100% 12,047 0

153 中欧中证 500 指数增强型证券

投资基金

3,070 0.0025% 3,070 0

154 中银新动力股票型证券投资

基金

12,047 0.0100% 12,047 0

155 中银广利灵活配置混合型证

券投资基金

10,039 0.0083% 10,039 0

156 中银双息回报混合型证券投

资基金

4,960 0.0041% 4,960 0

合计 1,584,997 1.3116% 1,584,997 0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留四位小数；总数与各分项数值

之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）

1 首发限售股 1,584,997 6

合计 / 1,584,997 /

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技（上海）股份有限公司首次

公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日