证券代码：600803            证券简称：新奥股份            公告编号：临 2023-073

新奥天然气股份有限公司

关于实际控制人之一致行动人之间

内部协议转让公司股份的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次权益变动为新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人

内部的股权转让，实际控制人合计持股比例保持不变，不涉及向市场增持或减持公司股份的

情况。

本次权益变动不触及要约收购。

本次权益变动尚需经上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风

险。

一、 本次协议转让的基本情况

公司实际控制人之一致行动人新奥控股投资股份有限公司（以下简称“新奥控股”）、新

奥科技发展有限公司（以下简称“新奥科技”） 于 2023 年 12 月 19 日签署《股份转让协议》，

因内部持股结构调整，新奥控股拟通过协议转让的方式将其持有的 25,000,000 股本公司无限

售流通股股份（占公司当前总股本的 0.81%）转让给新奥科技。

新奥控股、新奥科技为公司实际控制人王玉锁先生的一致行动人。本次转让属于一致行

动人内部持股调整，本次转让后，王玉锁先生仍然为公司实际控制人，王玉锁先生及其一致

行动人合计持股比例保持不变。

本次协议转让前后公司实际控制人及一致行动人持股变化情况如下：

股东名称

本次协议转让前

变动数量

本次协议转让后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

ENN GROUP INTERNATIONAL

INVESTMENT LIMITED
1,370,626,680 44.24% 0 1,370,626,680 44.24%

新奥控股投资股份有限公司 430,737,451 13.90% -25,000,000 405,737,451 13.10%

新奥科技发展有限公司 252,808,988 8.16% +25,000,000 277,808,988 8.97%

廊坊合源投资中心（有限合伙） 98,360,656 3.17% 0 98,360,656 3.17%

河北威远集团有限公司 89,004,283 2.87% 0 89,004,283 2.87%

王玉锁 1,911,750 0.06% 0 1,911,750 0.06%

合计 2,243,449,808 72.41% 0 2,243,449,808 72.41%

二、本次协议转让双方基本情况

(一)转让方基本情况

企业名称：新奥控股投资股份有限公司

统一社会信用代码：91131001721660105E

注册资本：800000 万元人民币

注册地址：廊坊开发区华祥路

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制

造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；销售工程设备、工程材料、化工设

备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、

五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产

品（化学危险品及易燃易爆化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

（二）受让方基本情况

企业名称：新奥科技发展有限公司

统一社会信用代码：911310017913893732

注册资本：200000 万元人民币

注册地址：廊坊开发区广阳道北

法定代表人：王玉锁

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；核电设备成套及工程技术

研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物

联网应用服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器

件制造；电力电子元器件销售；超导材料制造；超导材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶

瓷制品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销

售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油天然

气技术服务；节能管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；互联网数据服务；业务

培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、股份转让协议主要内容

出让方（甲方）：新奥控股投资股份有限公司

受让方（乙方）：新奥科技发展有限公司

（一）股权转让

1.1 甲方同意将持有的目标公司股份 25,000,000 股无限售条件的人民币普通股股份（占目

标公司总股本的 0.81%）（以下简称“标的股份”）以及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方。

1.2 本协议签署前，甲方持有目标公司 430,737,451 股股份，乙方持有目标公司 252,808,988

股股份。标的股份过户完成后，甲方持有目标公司 405,737,451 股股份，乙方持有目标公司

277,808,988 股股份。

（二）股权转让价款及支付方式

2.1 经双方协商一致，本次标的股份转让价格为 18.47 元/股，乙方就其本次受让的标的股

份共计应向甲方支付含税股份转让款 461,750,000 元人民币。

2.2 受让方应在签署本协议之日起 30 日内或经双方另行协商的其他时间支付全部股份转

让价款。

（三）办理过户登记

3.1 双方同意，在本协议签署后及时向上海证券交易所申请合规性审核。双方均应积极配

合上海证券交易所对于本次股份转让的审核，包括签署必要的法律文件及提交材料。

3.2 在取得上海证券交易所出具的审核确认意见后，甲、乙双方应共同至中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司申请办理标的股份的过户登记手续。

（四）本协议的生效条件

4.1 本协议经甲乙双方盖章之日起生效。

4.2 本协议的变更或补充，须经双方协商一致，并达成书面变更或补充协议。在变更或补

充协议达成以前，仍按本协议执行。

（五）有关费用的负担

5.1 因履行本协议本次交易而发生的全部税项和费用由各方依法各自承担。

（六）争议解决与违约责任

6.1 凡由本协议引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商

或调解解决。协商或调解不成，双方同意采取下列方式解决：向廊坊仲裁委员会申请仲裁，

仲裁应依据该仲裁委员会当时的仲裁规则进行；仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力；仲

裁费用应由败诉方承担，除非仲裁裁决另有裁定。

6.2 本协议签署后，任何一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的任何义务，给对方

造成损失的，应承担违约责任及全部赔偿责任。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动为公司实际控制人之一致行动人之间的内部转让，转让前后，公司实际控

制人及其一致行动人合计持有的公司股份数量和持股比例没有发生变化。本次权益变动不会

导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方

面的独立性产生影响，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

五、所涉及后续事项

（一）本次权益变动后，王玉锁先生仍为公司的实际控制人，本次转让不会导致公司控

股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的持续经营产生影响。

（二）本次协议转让的股份不存在质押、冻结限制转让的情形，不存在违反《公司法》

《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。

（三）本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理股份过户的相关手续，本次交易最终能否完成尚存在不确定性。

公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2023年12月20日